
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1 43 91 951 31060

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3610,99 20,61 2,42 1,52 2,04 1,31 1,94 0,82 2,81 1,33 2,48 3,49 0,82 3,28 0,03 0,01 0,02 11,18 3,74 10,25 1,36 0,55 1,22 1,44 1,76 1,00 1,07 0,99 0,83 0,80 1,10 0,52 49,2724,75 43,07 265,710

Okul Ortalaması 15,7414,12 12,22 2,44 1,42 2,09 0,98 2,05 0,47 1,98 1,58 1,58 3,30 0,81 3,10 0,00 0,00 0,00 3,77 1,51 3,39 0,05 0,09 0,02 0,33 0,37 0,23 0,00 0,14 -0,03 0,12 0,35 0,03 28,7122,44 23,10 210,140

KATILIMLAR

1 4505 GÖKHAN ÇELİK 12A 21 13 17,75 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 1 0 1,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 58 25 51,75 296,018 10758

2 4502 MER *M YILDIZ 12B 32 8 30,00 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 8 6 6,50 53 20 48,00 283,060 12681

3 4501 NEVA GÜNAY 12B 26 14 22,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 4 1 3,75 15 4 14,00 1 0 1,00 54 26 47,50 282,525 12763

4 4598 FURKANN ÖZTÜRK 12A 24 16 20,00 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 13 7 11,25 49 30 41,50 264,730 15650

5 4522 TAHA YILDIZ 12A 23 13 19,75 4 1 3,75 1 4 0,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 2 3,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 43 23 37,25 251,948 17833

6 4509 AHMET ENES KURT 12A 26 11 23,25 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 42 19 37,25 251,433 17939

7 4531 ERVA GÜLCAN KAYA 12B 21 8 19,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 5 0 5,00 9 1 8,75 38 12 35,00 245,230 19035

8 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 24 9 21,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 0 3,00 38 14 34,50 243,363 19362

9 4523 ESRA VURAL 12B 26 10 23,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 3 0 3,00 38 16 34,00 241,625 19673

10 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 25 12 22,00 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 6 2 5,50 38 24 32,00 235,780 20618

11 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 22 17 17,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 2 2 1,50 6 4 5,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 39 29 31,75 235,568 20659

12 4516 ZİŞAN KURT 12B 17 12 14,00 2 2 1,50 2 2 1,50 2 1 1,75 3 1 2,75 10 2 9,50 36 20 31,00 233,800 20921

13 4519 ELİF EKİCİ 12B 23 3 22,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 3 0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 32 9 29,75 228,953 21713

14 4549 ASYA MERAL 12B 22 16 18,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 30 28,50 225,810 22229

15 4595 EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 12A 20 15 16,25 3 0 3,00 1 1 0,75 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 2 1 1,75 1 1 0,75 34 24 28,00 224,548 22418

16 4557 MUSTAFA ÖZTÜRK 12A 19 11 16,25 4 1 3,75 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 3 0 3,00 32 18 27,50 222,938 22677

17 4588 ALİYE KARAKEPEN 12B 19 14 15,50 3 0 3,00 2 3 1,25 3 2 2,50 4 0 4,00 31 19 26,25 219,260 23280

18 4521 SULTAN GÜLMEZ 12B 20 11 17,25 3 1 2,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 0 1,00 1 1 0,75 30 15 26,25 219,033 23313

19 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 17 14 13,50 3 2 2,50 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 32 25 25,75 218,080 23452

20 4526 AHMET BERAT KURT 12A 20 12 17,00 3 1 2,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 31 22 25,50 216,790 23661

21 4535 ESMANUR KOÇYİĞİT 12B 17 11 14,25 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 28 13 24,75 214,893 23938

22 4550 EDA ARSLAN 12B 14 12 11,00 3 2 2,50 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 6 2 5,50 29 20 24,00 213,050 24216

23 4527 SALİH KIRKGÖZ 12A 12 18 7,50 1 4 0,00 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 14 10 11,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 34 42 23,50 212,025 24369

24 4530 SEMA NUR KOCA 12B 19 9 16,75 1 0 1,00 2 1 1,75 3 0 3,00 1 0 1,00 26 10 23,50 210,793 24554

25 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 15 7 13,25 3 1 2,75 0 3 -0,75 3 1 2,75 4 0 4,00 25 12 22,00 206,718 25138

26 4541 YÜCEL CAN 12A 6 24 0,00 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 7 1 6,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 27 33 18,75 198,585 26129

27 4528 FURKAN BEDİR 12A 7 25 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 26 30 18,50 197,773 26200

28 4585 MÜKERREM KALKAN 12B 15 21 9,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 4 0 4,00 2 0 2,00 23 25 16,75 191,318 26924

29 4562 GÜLSÜM KILIÇ 12B 14 17 9,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 22 23 16,25 189,838 27044
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1 43 91 951 31060

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,3610,99 20,61 2,42 1,52 2,04 1,31 1,94 0,82 2,81 1,33 2,48 3,49 0,82 3,28 0,03 0,01 0,02 11,18 3,74 10,25 1,36 0,55 1,22 1,44 1,76 1,00 1,07 0,99 0,83 0,80 1,10 0,52 49,2724,75 43,07 265,710

Okul Ortalaması 15,7414,12 12,22 2,44 1,42 2,09 0,98 2,05 0,47 1,98 1,58 1,58 3,30 0,81 3,10 0,00 0,00 0,00 3,77 1,51 3,39 0,05 0,09 0,02 0,33 0,37 0,23 0,00 0,14 -0,03 0,12 0,35 0,03 28,7122,44 23,10 210,140

KATILIMLAR

30 4575 ABDU L*DİR ŞİMŞEK 12A 14 13 10,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 21 19 16,25 189,708 27058

31 4559 ENES DEMİR 12A 6 26 -0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 23 29 15,75 189,630 27069

32 4599 MUHAMMED ENES ÇETİN12A 9 11 6,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 1 1,75 19 24 13,00 180,588 27822

33 4558 EREN ERDOĞAN 12A 9 9 6,75 3 1 2,75 1 2 0,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 18 20 13,00 180,373 27840

34 4555 OKAN DOĞAN 12A 10 19 5,25 3 1 2,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 26 12,50 179,098 27942

35 4510 REYYAN KÜBRA YILMAZ12B 11 22 5,50 5 0 5,00 0 1 -0,25 16 23 10,25 172,230 28400

36 4543 ELİF KABA 12B 9 16 5,00 3 0 3,00 0 2 -0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 17 30 9,50 169,990 28540

37 4536 HAMİD KILINÇ 12A 7 7 5,25 4 0 4,00 11 7 9,25 169,253 28572

38 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 8 11 5,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 12 18 7,50 163,958 28881

39 458 ENES TAHİR SARIKAYA 12A 7 14 3,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 5 0,75 0 1 -0,25 13 24 7,00 162,685 28954

40 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 3 20 -2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 1 0 1,00 11 27 4,25 155,095 29400

41 4568 NESLİHAN AYDIN 12B 5 15 1,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 5 -1,25 3 2 2,50 10 24 4,00 153,918 29464

42 4574 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 6 17 1,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 4 -1,00 3 2 2,50 11 31 3,25 151,588 29606

43 4553 MUSTAFA DOĞANAY 12A 7 24 1,00 0 4 -1,00 0 2 -0,50 0 3 -0,75 2 2 1,50 9 35 0,25 142,625 29957
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SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDU L*DİR ŞİMŞEK 4575 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,708 265,710 12 30 42 837 27058

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 13 10,75 27 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 21 19 16,25 14 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe E CdDC C  aAbaab   CBeDDee  edEE Bd  bC 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal  d  E  eb  e e  A  A     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik           A  E D                        

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen       D    b        

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 4 4 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERAT KURT 4526 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,790 265,710 7 20 29 710 23661

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 31 22 25,50 21 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe CdEBeCDC  aa A  eCBeDDeeEDDbEEDB Bc dD b

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBB ccebCe e  bADAA      

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik     b b    E D            E             

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen       a             

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 5 58
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 1 0 100
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ENES KURT 4509 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,433 265,710 4 6 11 539 17939

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 42 19 37,25 31 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe EBaeDCDCbbe Ca cDcBCBeDDeeEDDAEEDBEEDCC 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BdDBEaEe CEDBCECADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik e                                       

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen           a     c ee

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 10 2 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 4595 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
224,548 265,710 5 15 23 665 22418

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 15 16,25 41 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 34 24 28,00 23 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe bBaBcCed  CcBA  BCBdDce EaDAdEbBDdEEaDdC

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBB  a  C eeEEccDAAb     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik       b E  E                            

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen   D e D         eD  

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DEMİR 4559 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,630 265,710 13 31 43 838 27069

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,66 3,41 11,47

Toplam: 120 23 29 15,75 13 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe debeDbcCc e bacbDdedeabDeebDeebbD    b  

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BdDBEaEe CEDBCECADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik A                                       

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 0 5 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 8 8
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAHİR SARIKAYA 458 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,685 265,710 18 39 63 901 28954

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 14 3,50 9 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 1 -0,25 -3 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 3,66 3,41 11,47

Toplam: 120 13 24 7,00 6 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe CBE eC acdCadb a b    dd D  d     cE   a

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal  B d    Ca      eAAb     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik d             a   BA       dcba         

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 1 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 1 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ERDOĞAN 4558 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,373 265,710 15 33 47 865 27840

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 9 6,75 17 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 18 20 13,00 11 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe  BbBa eC       b  eeB D  a cDeE D    C  

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BcDB   edCd BecaADbc     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik c                D    D                 

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen     c               

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 1 3 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 5 1 42
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BEDİR 4528 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,773 265,710 11 27 39 804 26200

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 25 0,75 2 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,66 3,41 11,47

Toplam: 120 26 30 18,50 15 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe bedecCDbe Cacb  ebeebDeebDeebbDd B  d b 

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBBEdEe CaBCEEDADAAC     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik   A c AdE                               

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 0 5 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 8 8
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 1 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKANN ÖZTÜRK 4598 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,730 265,710 2 4 9 468 15650

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 13 7 11,25 38 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 3,66 3,41 11,47

Toplam: 120 49 30 41,50 35 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe beEBeCcCcAbacAbbBCaCDDAeEcDAEEcBDBEdaDAC

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBBaAaedCe ecEDADAAC     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik bbeCD A E  EDDCDDABcDb    c  a          

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 10 2 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 1 73
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN ÇELİK 4505 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
296,018 265,710 1 1 5 277 10758

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 1 0 1,00 10 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 20 3 19,25 48 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 58 25 51,75 43 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe bcb DdedDb  CaBADBeeBCDeA EDDAc DBEEDaC 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BdDBEaEeaCEDBeECADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik ACEa EC D ABDEDDCDDABbDb B     E        

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen  Da aaD           e 

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 11 1 92
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 1 0 100
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 10 1 91
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 1 0 100
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 1 0 100
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 1 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİD KILINÇ 4536 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,253 265,710 17 37 57 887 28572

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 7 5,25 13 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 7,48 7,23 8,64

Toplam: 120 11 7 9,25 8 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe bBEa C e    eA  BeB e Ae                

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBBE                     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 1 2 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 2 1 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN ÇENBER 4596 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
206,718 265,710 9 25 37 773 25138

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 7 13,25 33 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 7,48 7,23 8,64

Toplam: 120 25 12 22,00 18 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe EBCeDbcC       ADBBCaCDcbCbDD           

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BAbB  a ebEc CE ADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 0 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES ÇETİN 4599 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,588 265,710 14 32 46 864 27822

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 11 6,25 16 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 19 24 13,00 11 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe EBbc b eD    EaA   d  e  ec      cE DaCA

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal cdcdE  ed  c   bADAc     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik    D  eA      c                         

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen     eCD          EeD

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 2 2 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 1 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 1 0 100
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 1 0 100
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DOĞANAY 4553 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
142,625 265,710 20 43 83 933 29957

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 24 1,00 3 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 7,48 7,23 8,64

Toplam: 120 9 35 0,25 0 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe CcccDbeaedbccb aBbeC   eE  bda e cEdC ea

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal e cccc   dda c AbeA      

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 4 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖZTÜRK 4557 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
222,938 265,710 6 16 25 678 22677

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 11 16,25 41 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,66 3,41 11,47

Toplam: 120 32 18 27,50 23 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe EBCdDCeC    aa A BeCBeDDee DDbEEDB cD b 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BdDBEecBeC bce  ADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik           A  E D                        

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 6 5 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN DOĞAN 4555 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
179,098 265,710 16 34 49 870 27942

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 19 5,25 13 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 19 26 12,50 10 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe aBaBedcb  bE b b CBa ceeb DAEc  bd  deAC

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBB dcebCe e             

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik       A    E D        B                 

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen     D           e   

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 1 3 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 5 4 42
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KIRKGÖZ 4527 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
212,025 265,710 8 23 34 739 24369

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 13 3,75 19 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 14 10 11,50 38 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 14 10 11,50 29 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 34 42 23,50 20 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe aBbBDeeCbbBACdcADcabaeDcAebccA          

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal dbecEeadCCEbaedaADAc     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik ACcbdEaeDbAacEDDCDDABbD     a           

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen       D           e 

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 4 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 1 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 1 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 1 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 8 3 73
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA YILDIZ 4522 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
251,948 265,710 3 5 10 534 17833

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 1 -0,25 -3 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 4 3 3,25 8 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 43 23 37,25 31 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe bBEBeCDd  CaBe  BCBdacAaEDDdEEDBDBEEbDcb

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBBEdaeeCaBCEEDADAAC     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik   A c A E  E  d               b         

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen   D             ea  

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 1 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 1 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL CAN 4541 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,585 265,710 10 26 38 802 26129

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 24 0,00 0 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 7,48 7,23 8,64

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 3,64 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 3,66 3,41 11,47

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,39 0,23 1,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,04 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,01 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 0,36 0,23 2,35

Toplam: 120 27 33 18,75 16 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe beEBeaDbabaaeb  ebeaD  e  Dea eaac  db C

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBBEdEe CaBCEEDcDAA      

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik   A D A E  E    D Bb                    

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen a     a a       e   

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 6 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 1 0 100
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 1 27
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİRTAŞ 4574 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,588 265,710 19 42 76 922 29606

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 20 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 17 1,75 4 9,59 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,42 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,48 0,47 0,82

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 1,52 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,05 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 7,48 7,23 8,64

Toplam: 120 11 31 3,25 3 21,09 23,09 43,07

TYT Türkçe  c Bc  a  eadbeb a eD  eae  d   D bEe AC

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DdccbaceCcde cecDAAb     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 0 3 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 2 4 17
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE KARAKEPEN 4588 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,260 265,710 11 17 26 702 23280

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,02 7,23 8,64

Toplam: 120 31 19 26,25 22 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe E CeDbeC    CaabDBBCBdDDACabDeacDBEc  Cc

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal B D EdadCCEDBec ADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 6 5 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA MERAL 4549 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
225,810 265,710 10 14 22 660 22229

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 1 -0,25 -3 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 3,20 3,41 11,47

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,10 0,23 1,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 -0,03 0,83

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,04 0,03 0,52

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 0,11 0,23 2,35

Toplam: 120 36 30 28,50 24 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EBCBDCceb adbaebaBBCBCDDAeEbDAbEDBEEe bb

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BcDdccceC EaBCECbDAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik d                              a        

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen aDb D e   e    D    

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 1 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 1 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 1 0 100
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÜNAL 4597 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,568 265,710 7 11 18 613 20659

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 1 -0,25 -3 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 3,20 3,41 11,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,23 1,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,11 0,23 2,35

Toplam: 120 39 29 31,75 26 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe aBbBDbeCDba CaBbDBBCeCeeAeEDDAbEDBdcDdCb

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BbDBE E bCEcBCaCbDc      

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik AC D   e  e    D  D   Dba      b        

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen           e         

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 4 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 3 0 27
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 1 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 1 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK ÇİÇEK 4537 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,080 265,710 13 19 28 707 23452

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 3,20 3,41 11,47

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,10 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,03 0,52

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,11 0,23 2,35

Toplam: 120 32 25 25,75 21 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe bdaBeCDb  C  b  BCBCDeeeaeDAE DB dEdaD C

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBBabaebC BCaEccaAAa     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik  DA        E       A                    

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen   D D e             

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 10 2 83
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 1 0 100
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ARSLAN 4550 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,050 265,710 15 22 32 734 24216

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 29 20 24,00 20 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EBdBDCe      a ADdadeCb  eEcDAEEDa  b   

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal aADBd a  Ccb eE ADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik             bE DCD   A b    C           

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 1 3 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 6 3 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 1 36
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EKİCİ 4519 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,953 265,710 9 13 21 644 21713

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 3 22,25 56 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 32 9 29,75 25 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EBC Db C D dC  A BBeBCD  C D  EEDBEED C 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal  cDB  a bCEbde C DAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik           A                             

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 0 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KABA 4543 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,990 265,710 20 36 55 885 28540

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 16 5,00 13 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 3,20 3,41 11,47

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,10 0,23 1,00

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,03 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,11 0,23 2,35

Toplam: 120 17 30 9,50 8 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe  dc cCDb  bd b beC ae  CE DAd caa cE D  

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DB E c e  d a  cDAbC     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik  bA   e        Dc                       

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen   c   c  a    c    e

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 2 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 4 5 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 1 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 1 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 1 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 1 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 1 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA GÜLCAN KAYA 4531 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,230 265,710 3 7 13 572 19035

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 8 19,00 48 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 38 12 35,00 29 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe CBEBeCDd     e  BCdbDeA bDDAEEDB BE dD C

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal D c  a    Be E ADAAC     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik   AC e A C E   DD   DE                  

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 1 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 2 0 100
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 0 36
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 1 0 100
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KOÇYİĞİT 4535 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,893 265,710 14 21 31 722 23938

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 7,02 7,23 8,64

Toplam: 120 28 13 24,75 21 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe CBEBcCDC  Ccec  BCBCa eeEcDbE D  B   b b

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal  dB c   C BCEE ADAAC     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 2 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 6 5 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA VURAL 4523 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,625 265,710 5 9 15 591 19673

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 38 16 34,00 28 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EBCBDd e DeACaBADaeCBCDDAeEDDcE DBdEDeC 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BbDB   eabE Bea ADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik A  D      A                             

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 1 3 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 11 1 92
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR AKTAŞ 4517 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
243,363 265,710 4 8 14 584 19362

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 9 21,75 54 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 38 14 34,50 29 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EBdBDCeC    C  bDBBCBeDDdeEeDAbEDBEEDeC 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BbDBc a  CEbBeE ADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik A         A           D                 

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KILIÇ 4562 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,838 265,710 18 29 41 835 27044

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 3,20 3,41 11,47

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,03 0,83

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,04 0,03 0,52

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,11 0,23 2,35

Toplam: 120 22 23 16,25 14 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe dBCBbC CbcdcC Bb  B eCDb CcbbdbED  Ec ac

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BADc  b CC        Ac     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik             cE b                        

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

TYT Fen                D  a 

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 3 0 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 4 7 33
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 1 0 100
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 2 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 1 0 100
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ESİRKİŞ 4544 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,095 265,710 22 40 70 912 29400

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 20 -2,00 -5 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 11 27 4,25 4 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe eadBeeDbd aac e e d a  b b  d  de cE    

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal  e EbE Cd BeE bbaAA      

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik               C                         

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 0 4 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 1 0 100
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MER *M YILDIZ 4502 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
283,060 265,710 1 2 7 351 12681

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 53 20 48,00 40 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe dBEBcCDCBAbaBAaDBeBCDDeeEDDAEEDBDBEECDAC

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBBcecddC BeEEDADAAC     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik  DeC e  c  E D DD aADb       e          

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 3 2 60
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 11 1 92
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 2 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 1 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 1 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM  KUMUŞ 4556 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,958 265,710 21 38 62 897 28881

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,20 3,41 11,47

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,10 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,11 0,23 2,35

Toplam: 120 12 18 7,50 6 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe bcE cC C   a c  BbeCD  e cD b cB        

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal a a     b B c  cDAb      

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

TYT Fen   a                 

Cevap Anahtarı B CBDCDBDACCCEBDBECDCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 1 2 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 3 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 0 0 0
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 1 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 0 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜKERREM KALKAN 4585 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,318 265,710 17 28 40 830 26924

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 21 9,75 24 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 23 25 16,75 14 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe deEBbeed  CaBb  BaBCecdeaccAEEDBDcEdbcAe

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal a B     a ee E ADAA      

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik              D     A                    

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 2 3 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 6 6 50
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 2 0 18
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN AYDIN 4568 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,918 265,710 23 41 71 914 29464

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 15 1,25 3 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 7,02 7,23 8,64

Toplam: 120 10 24 4,00 3 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe  Bd  a     a b DeCe  ade bebE e    cCa  

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal Dc E    b eeabcAbAAa     

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 1 6 8
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA GÜNAY 4501 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
282,525 265,710 2 3 8 359 12763

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 1 0 1,00 10 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 54 26 47,50 40 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EBCBDdeCcDedCaeADBBeBCDcAeEDDAEaDBEEDebd

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal BbcBEcaBdCEeBeECADAc     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik AC D ECd DA DE DCDD a Dbd   C      D    

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 11 1 92
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 3 0 100
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 1 0 100
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 1 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 1 0 100
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 1 55
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 1 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 1 0 100
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 1 0 33
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KÜBRA YILMAZ 4510 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
172,230 265,710 19 35 53 881 28400

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 7,02 7,23 8,64

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,10 0,23 1,00

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,03 0,83

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,03 0,52

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,11 0,23 2,35

Toplam: 120 16 23 10,25 9 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EaCcDeeC  aACaecbBdCdeDc e    EabdbbadCc

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal                CADAA     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Fen                   a 

Cevap Anahtarı A BDCBDCDBDACCCECDBECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 1 4 20
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 3 5 25
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Basınç ve basınç kuvveti kavramlarının katı, durgun sıvı ve gazlarda bağlı olduğu değişkenleri açıklar. 1 0 0 0
Işığın yansımasını, su dalgalarında yansıma olayıyla ilişkilendirir. 1 0 0 0
Elektriklenen iletken ve yalıtkan maddelerde yük dağılımlarını karşılaştırır. 1 0 0 0
Isı, sıcaklık ve iç enerji kavramlarını açıklar. 1 0 0 0
Düzlem aynada görüntü oluşumunu açıklar. 1 0 0 0
Konum, alınan yol, yer değiştirme, sürat ve hız kavramlarını birbirleri ile ilişkilendirir. 1 0 0 0
Özkütleyi, kütle ve hacimle ilişkilendirerek açıklar. 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Periyodik özelliklerin değişme eğilimlerini açıklar. 1 0 0 0
Hidrojen bağları ile maddelerin fiziksel özellikleri arasında ilişki kurar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskozite kavramını açıklar. 1 0 0 0
Sıvılarda viskoziteyi etkileyen faktörleri açıklar. 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Çözünmüş madde oranını belirten ifadeleri yorumlar. 1 0 0 0
Asitler ve bazlar arasındaki tepkimeleri açıklar. 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan âlemleri ve bu âlemlerin genel özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
Hücre zarından madde geçişine ilişkin kontrollü bir deney yapar. 1 0 0 0
Canlıların yapısını oluşturan organik ve inorganik bileşikleri açıklar. 1 0 0 0
Canlılardaki beslenme şekillerini örneklerle açıklar. 1 0 0 0
Mayozu açıklar. 1 0 1 0
Kalıtımın genel esaslarını açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR KOCA 4530 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
210,793 265,710 16 24 35 751 24554

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 26 10 23,50 20 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe EBCBDb C  a  a  D aCBCDD  EcDdcEDBd DdC 

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal   D       b B E ADA      

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik                       D                 

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafın Konusu 5 2 2 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 0 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR YILDIRIM 4554 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,780 265,710 6 10 17 611 20618

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 38 24 32,00 27 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe aBbBD DC Da daBbDcBCeCDDAeEDDAEEDBEdDCac

Cevap Anahtarı A EBCBDCDCDDBACEBADBBCBCDDACEDDAEEDBEEDCCA

TYT Sosyal B Dcd ad bcaBeEaADAc     

Cevap Anahtarı A BADBEBEBCCEDBCECADAAEDDBA

TYT Matematik A         A DE   bDc  D                 

Cevap Anahtarı A ACEDAECADDABDEDDCDDABADEEBEECCBEBDDDCDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafın Konusu 5 4 1 80
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 9 3 75
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 0 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 0 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 1 0
Bilim Felsefesi 1 0 1 0
Felsefi Deneme Yazma 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 1 0 33
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 1 0 100
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 4 2 36
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN GÜLMEZ 4521 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,033 265,710 12 18 27 703 23313

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 30 15 26,25 22 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe CcEBcaDC  baBA  eCBdecACEDDAE DceB E D  

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal DBB da  Ce CEEDA         

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik   b                 D                   

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 2 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 8 2 67
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 0 1 0
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 1 0 100
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 0 0 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 0 1 0
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 0 0 0
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 0 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 1 0 9
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 0 0 0
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 0 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ AKTİF SERİSİ TYT DENEME SINAVI 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN KURT 4516 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
233,800 265,710 8 12 19 621 20921

Puanı Hesaplanan: 43 87 938 30209

Katılımlar: 23 43 91 951 31060

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 14,50 12,22 20,61

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,79 2,09 2,04

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,46 0,47 0,82

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,63 1,58 2,48

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,14 3,10 3,28

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,02

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 7,02 7,23 8,64

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 3,17 3,39 10,25

Matematik-1 10 0 0 0,00 0 0,02 0,02 1,22

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 3,20 3,41 11,47

Toplam: 120 36 20 31,00 26 24,83 23,09 43,07

TYT Türkçe  eEBeaDe dC BbacaC dD A a DAEEDB B E D a

Cevap Anahtarı B CBEBDCDCBACEBADDBCBCDDACEDDAEEDBDBEECDAC

TYT Sosyal cBB bae CBc E DdDAA      

Cevap Anahtarı B DBBEAEBCCBBCEEDADAACBAEDD

TYT Matematik   AC  d E  E DCDD  ADb                  

Cevap Anahtarı B EDACDDAAECAEDDCDDABADEBDBEECECEBDBCDDDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Verilen Sözlerden Anlamlı Cümle Oluşturma 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafın Konusu 5 2 1 40
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 12 7 3 58
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Büyük Selçuklu Devleti’nin Yönetim ve Toplum Yapısı 1 0 1 0
Osmanlı Devleti'nde Değişim 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100
Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1923-1938) 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Yer ve Zaman 1 1 0 100
Atmosfer ve İklim 1 0 1 0
Türkiye'de Su Kaynakları 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Bilim Felsefesi 1 1 0 100
Felsefi Deneme Yazma 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Felsefenin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Ahlak Felsefesi 1 0 0 0
Felsefi Düşünce 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Sayı Kümeleri 3 2 0 67
Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir. 2 1 0 50
Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer. 1 0 0 0
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler 1 0 0 0
Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur. 1 0 0 0
Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer. 1 0 1 0
Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer. 11 6 0 55
Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer. 1 1 0 100
Kümelerde birleşim, kesişim, fark, tümleme işlemleri yardımıyla problemler çözer. 1 0 1 0
Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar. 1 0 0 0
Fonksiyonların grafiklerini yorumlar. 1 0 0 0
Polinomlarla toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini yapar. 1 0 0 0
Bir polinomu çarpanlarına ayırır. 1 0 0 0
n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplar. 1 0 0 0
Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar yapar. 1 0 0 0
Üçgenlerde Temel Kavramlar 1 0 0 0
Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir. 1 0 0 0
Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer. 1 0 0 0
Çokgen kavramını açıklayarak işlemler yapar. 1 0 0 0
Özel dörtgenlerin açı, kenar, köşegen ve alan özelliklerini açıklayarak problemler çözer. 3 0 0 0
Dik prizmalar ve dik piramitlerin uzunluk, alan ve hacim bağıntılarını oluşturur. 2 0 0 0
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