
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 44 234 4771 385641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,41 9,93 20,93 2,10 1,37 1,75 1,85 1,58 1,46 2,19 1,30 1,87 3,76 0,63 3,60 0,01 0,01 0,01 8,06 4,03 7,05 1,11 0,65 0,94 1,71 1,75 1,27 1,53 1,43 1,17 1,41 1,17 1,11 47,1423,85 41,16 261,440

Okul Ortalaması 16,4312,57 13,29 2,02 1,36 1,68 1,55 1,91 1,07 1,75 1,11 1,47 3,07 0,91 2,84 0,00 0,00 0,00 1,80 2,34 1,21 0,00 0,07 -0,02 0,23 1,00 -0,02 0,07 0,50 -0,06 0,14 0,36 0,05 27,0622,13 21,51 199,340

KATILIMLAR

1 4501 NEVA GÜNAY 12B 30 8 28,00 1 3 0,25 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 12 8 10,00 55 22 49,50 287,850 124751

2 4505 GÖKHAN ÇELİK 12A 24 11 21,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 0 4,00 4 1 3,75 10 8 8,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 51 25 44,75 274,393 151167

3 4509 AHMET ENES KURT 12A 26 9 23,75 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 44 12 41,00 262,733 176912

4 4528 FURKAN BEDİR 12A 27 8 25,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 0 3 -0,75 44 14 40,50 261,060 180838

5 4502 MERYEM YILDIZ 12B 28 11 25,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 4 1 3,75 6 4 5,00 45 23 39,25 257,253 189943

6 4559 ENES DEMİR 12A 24 11 21,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 42 14 38,50 255,548 194145

7 4536 HAMİD KILINÇ 12A 29 7 27,25 2 2 1,50 3 2 2,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 41 18 36,50 248,688 211242

8 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 22 10 19,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 1 1 0,75 37 13 33,75 241,390 230059

9 4519 ELİF EKİCİ 12B 22 5 20,75 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 1 0 1,00 35 6 33,50 240,473 232520

10 4516 ZİŞAN KURT 12B 19 9 16,75 3 0 3,00 3 0 3,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 3 1,25 34 13 30,75 232,688 252873

11 4594 SENA CİVELEK 12B 18 19 13,25 2 2 1,50 4 1 3,75 4 0 4,00 5 0 5,00 0 4 -1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 37 27 30,25 231,783 255266

12 4598 FUNKANN ÖZTÜRKK 12A 22 18 17,50 2 3 1,25 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 5 5 3,75 1 2 0,50 38 35 29,25 228,080 264757

13 4549 ASYA MERAL 12B 18 10 15,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 33 22 27,50 223,065 277418

14 4526 AHMET BERAT KURT 12A 19 12 16,00 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 2 2 1,50 31 17 26,75 220,705 283088

15 4588 ALİYE KARAKEPEN 12B 18 17 13,75 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 31 20 26,00 218,733 287751

16 4550 EDA NUR ARSLAN 12B 17 12 14,00 4 0 4,00 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 2 0,50 30 19 25,25 216,435 293019

17 4541 YÜCEL CAN 12A 13 21 7,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 4 2,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 33 35 24,25 214,258 297923

18 4560 ERŞAN MERT TOPRAK 12A 24 13 20,75 0 1 -0,25 4 4 3,00 0 2 -0,50 28 20 23,00 208,763 309501

19 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 17 7 15,25 2 2 1,50 1 1 0,75 5 0 5,00 25 10 22,50 207,968 311189

20 4555 OKAN DOĞAN 12A 17 13 13,75 4 1 3,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 29 29 21,75 205,928 315211

21 4522 TAHA YILDIZ 12A 21 16 17,00 3 1 2,75 1 4 0,00 1 4 0,00 3 2 2,50 2 4 1,00 0 3 -0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 37 21,75 205,415 316275

22 4521 SULTAN GÜLMEZ 12B 17 9 14,75 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 25 15 21,25 204,258 318482

23 4523 ESRA VURAL 12B 19 15 15,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 1 1 0,75 0 3 -0,75 26 22 20,50 201,898 322830

24 4595 EMİR ŞAHİN Ö *Ü 12A 17 12 14,00 2 2 1,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 0 1 -0,25 25 19 20,25 201,335 323730

25 0 ŞULENUR YILDIRIM 12B 21 11 18,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 27 28 20,00 200,028 326038

26 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 17 14 13,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 3 0,25 2 3 1,25 2 1 1,75 26 26 19,50 199,135 327561

27 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 15 15 11,25 2 2 1,50 1 4 0,00 2 1 1,75 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 24 27 17,25 192,603 337643

28 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 12 9 9,75 2 0 2,00 2 0 2,00 1 1 0,75 3 2 2,50 20 12 17,00 192,073 338379

29 4543 ELİF KABA 12B 15 13 11,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 2 2,50 1 1 0,75 21 17 16,75 191,058 339823
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 44 234 4771 385641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,41 9,93 20,93 2,10 1,37 1,75 1,85 1,58 1,46 2,19 1,30 1,87 3,76 0,63 3,60 0,01 0,01 0,01 8,06 4,03 7,05 1,11 0,65 0,94 1,71 1,75 1,27 1,53 1,43 1,17 1,41 1,17 1,11 47,1423,85 41,16 261,440

Okul Ortalaması 16,4312,57 13,29 2,02 1,36 1,68 1,55 1,91 1,07 1,75 1,11 1,47 3,07 0,91 2,84 0,00 0,00 0,00 1,80 2,34 1,21 0,00 0,07 -0,02 0,23 1,00 -0,02 0,07 0,50 -0,06 0,14 0,36 0,05 27,0622,13 21,51 199,340

KATILIMLAR

30 0 **H*****Z***ZZ*****Z 12A 11 13 7,75 2 2 1,50 0 4 -1,00 1 0 1,00 5 0 5,00 4 7 2,25 0 2 -0,50 23 28 16,00 189,293 342144

31 4569 HABİBE KALP 12B 14 12 11,00 5 0 5,00 19 12 16,00 188,890 342674

32 4571 ÖMER FARUK ŞENOL 12A 18 14 14,50 2 1 1,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 4 0,00 1 6 -0,50 0 3 -0,75 23 35 14,25 183,100 349621

33 4558 EREN ERDOĞAN 12A 11 9 8,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 1 2,75 17 13 13,75 182,388 350443

34 4553 MUSTAFA DOĞANAY 12A 13 15 9,25 1 1 0,75 0 4 -1,00 2 3 1,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 20 26 13,50 181,598 351357

35 4531 ERVA GÜLCAN KAYA 12B 11 8 9,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 16 12 13,00 180,090 352849

36 4575 ABDULKADİR ŞİMŞEK 12A 12 12 9,00 2 1 1,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 4 -1,00 0 3 -0,75 17 24 11,00 174,020 358699

37 4574 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 5 10 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 1 0 1,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 15 18 10,50 173,365 359239

38 4591 HASAN YILMAZ 12A 8 12 5,00 2 0 2,00 10 12 7,00 162,490 367146

39 4527 SALİH KIRKGÖZ 12A 9 31 1,25 1 4 0,00 2 2 1,50 3 2 2,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 0 7 -1,75 0 7 -1,75 2 4 1,00 22 61 6,75 162,123 367379

40 45620 GÜLSÜM KIL Ç 12B 7 17 2,75 0 4 -1,00 1 3 0,25 2 2 1,50 1 0 1,00 1 1 0,75 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 13 32 5,00 156,733 370616

41 4582 ENES TAHİR SARIKAYA 12A 7 13 3,75 1 0 1,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 9 17 4,75 155,848 371122

42 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 4 17 -0,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 2 0,50 1 0 1,00 10 22 4,50 155,623 371264

43 4568 NESLİHAN * DIN 12B 4 15 0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 0 2 -0,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 4 28 -3,00

44 4546 EMİRHAN ÇINAR HALİL 12A 1 10 -1,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 5 -1,25 1 5 -0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 4 37 -5,25
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1 44 234 4771 385641

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,41 9,93 20,93 2,10 1,37 1,75 1,85 1,58 1,46 2,19 1,30 1,87 3,76 0,63 3,60 0,01 0,01 0,01 8,06 4,03 7,05 1,11 0,65 0,94 1,71 1,75 1,27 1,53 1,43 1,17 1,41 1,17 1,11 47,1423,85 41,16 261,440

Okul Ortalaması 16,4312,57 13,29 2,02 1,36 1,68 1,55 1,91 1,07 1,75 1,11 1,47 3,07 0,91 2,84 0,00 0,00 0,00 1,80 2,34 1,21 0,00 0,07 -0,02 0,23 1,00 -0,02 0,07 0,50 -0,06 0,14 0,36 0,05 27,0622,13 21,51 199,340

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
**H*****Z***ZZ*****Z 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
189,293 261,440 14 30 175 4401 342144

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 23 28 16,00 13 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe  bCDC cdabaA  C  EAd    c d b A eBCdAe  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal B dAaeaec  C   CBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik e  eBaDebcC eA                          

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen                  d e

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 3 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR ŞİMŞEK 4575 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
174,020 261,440 18 36 193 4545 358699

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 17 24 11,00 9 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe bcE a C  acc A CCbDE CBEDba  a  baA     

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd  c  Cd b  cD  B      

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik cbcd                                    

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dbe                 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 3 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 3 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 0 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERAT KURT 4526 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,705 261,440 7 14 135 3838 283088

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,20 1,19 7,99

Toplam: 120 31 17 26,75 22 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe EEa C cAcc A CCCDEACaEDba b DBAdA bAee  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal d EADDCAc  C  B eDA      

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik       bd             B   B              

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET ENES KURT 4509 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
262,733 261,440 2 3 71 2626 176912

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,20 1,19 7,99

Toplam: 120 44 12 41,00 34 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe EECeC aAcbBcCCCCDEAeaEDCBEadDBAEA CA B  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BCdADDCAccCCAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik                             C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ŞAHİN Ö *Ü 4595 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,335 261,440 13 24 162 4264 323730

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,20 1,19 7,99

Toplam: 120 25 19 20,25 17 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe beEECeC   Db baaeCDEACBED aECbDaAd      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cD aEDc dAd    DAbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik        e                                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 0 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN ÇINAR HALİL 4546 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 10 -1,50 -4 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 14 -2,50 -13 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 1 8 -1,00 -5 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 4 37 -5,25 -4 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe bc c abd bDc bd                         

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal deBdaceadbecadb          

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a dc b  Ce                              

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen ea bdcEdab          

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 0 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DEMİR 4559 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
255,548 261,440 4 6 84 2849 194145

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 6,91 7,06 8,69

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 42 14 38,50 32 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe bdEEaed   abBACCCCDEAeaEDCBEadDBAEA CA B

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCdccDCABACCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Fen                 B   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Miktar İçeren Problemler 1 0 0 0
Kimyasal Hesaplamalar / Sınırlayıcı Bileşen Hesaplamaları 1 0 0 0
Ayırma ve Saflaştırma Teknikleri 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Lipitler 1 0 0 0
Plastit 1 0 0 0
Hayvanlar 1 1 0 100
Mitoz 1 0 0 0
Cinsiyete Bağlı Kalıtım 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAHİR SARIKAYA 4582 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,848 261,440 22 41 212 4644 371122

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 13 3,75 9 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 9 17 4,75 4 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe AeEaCabcAba cc d eDbA     e  C          

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal    C                     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  c     ee              B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen                 e   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 2 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 0 2 0
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 0 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 0 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ERDOĞAN 4558 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,388 261,440 16 33 186 4467 350443

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 9 8,75 22 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 6,91 7,06 8,69

Toplam: 120 17 13 13,75 11 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe  EC a  A     aCd  AdB D a aCD Ac  bA e  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal  d  DDdAc      bBDA      

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 6 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 1 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 2 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERŞAN MERT TOPRAK 4560 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
208,763 261,440 9 18 149 4125 309501

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 4 4 3,00 10 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 1,20 1,19 7,99

Toplam: 120 28 20 23,00 19 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe AdEECaC   ebBcCCCCeaAeaEDCBEadDBAEAcCAeB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal                 e        

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Bb     ba          C   B  bB  cd        

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 0 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 1 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FUNKANN ÖZTÜRKK 4598 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
228,080 261,440 6 12 126 3663 264757

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 18 17,50 44 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 38 35 29,25 24 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe ABEEaeCBdbDeBAeaCCDEAeacDdacCCDaedbBCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AadaEebDdABbbCdDdCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Be     D      d e C    B A a a          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen aCa                 

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 7 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 1 2 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BEDİR 4528 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,060 261,440 3 4 76 2669 180838

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 1,20 1,19 7,99

Toplam: 120 44 14 40,50 34 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe EECed dA bBACCCCDEAeaEDCBEadDBAEA CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BCdADDCAccCCAABCBDAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  d    e       e                         

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN ÇELİK 4505 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,393 261,440 1 2 57 2264 151167

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 51 25 44,75 37 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe ABEECe    DcB CCCCDEcbBEDdacCCDaddbBCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBCEDbDaAB CCAbACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Bb caba C e  DAA  C D  BCA a a          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  Ca  c      e       

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 1 1 33
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 1 0 50
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİD KILINÇ 4536 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
248,688 261,440 5 7 92 3062 211242

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,20 1,19 7,99

Toplam: 120 41 18 36,50 30 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe EECaC BAcbBACCCCDEAeaEDCBEadDBAEA CAAB  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal c EAaDCAcceCbbBdBDbD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik      bD              B      d           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 10 1 91
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 0 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 1 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN YILMAZ 4591 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,490 261,440 20 38 205 4612 367146

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 13,08 13,29 20,93

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,20 1,19 7,99

Toplam: 120 10 12 7,00 6 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe b  Eaeda  Db c   aDEAeaE C Ea  e        

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Matematik       B     C                           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 1 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 0 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 1 0 100
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN ÇENBER 4596 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,968 261,440 10 19 150 4145 311189

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 7 15,25 38 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 6,91 7,06 8,69

Toplam: 120 25 10 22,50 19 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe bcEEC C   DA  CCCeDEcCeEDbc CCD         

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal cD aE   bA     DACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 2 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 2 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA DOĞANAY 4553 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
181,598 261,440 17 34 187 4476 351357

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 1 0 1,00 14 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 20 26 13,50 11 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe  BEE eC e cb AaCCCDbb  E  Bcebc ecAa A a

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A c   ccedacaCA bCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen C                  a

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 4 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 6 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 1 0 100
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN DOĞAN 4555 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,928 261,440 11 20 152 4178 315211

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 29 29 21,75 18 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe  EC CcBAbbBeCCCCD  daEDba b DBAd  bAee  

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal dCEADeCecbaeAbBb D D     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik    D    a       a                       

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen e    Ce   b d B  a  

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER FARUK ŞENOL 4571 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,100 261,440 15 32 185 4463 349621

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 23 35 14,25 12 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe bdEEaea   abBACCddDEAeaEDCBEadDBAaA     

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd  cbeCe  aac          

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik Baced                                   

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dbecaDbadc          

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 3 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 2 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 0 17
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH KIRKGÖZ 4527 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
162,123 261,440 21 39 206 4616 367379

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 31 1,25 3 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 0 7 -1,75 -25 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 7 -1,75 -25 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 22 61 6,75 6 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe EEaaCdBbDdaeCCebadceabcdebeCadebbcCbdaee

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal ceaAcDbA c     bBcAD     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  B   DeBc            B      eD         c

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen cddcdadacebbaaBecbaD

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 9 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 8 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 4 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 1 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 1 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 1 0
Hâl Değişimi 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA YILDIZ 4522 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,415 261,440 12 21 155 4191 316275

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 31 37 21,75 18 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe ABEECeCd eDc cCaCdDaAeeEDbBcCeDabdA CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADBd ccedAedbeADbbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  e   a  C   b          B   a            

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen de d   d    b   a   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 4 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL CAN 4541 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,258 261,440 8 17 146 4020 297923

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 21 7,75 19 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 33 35 24,25 20 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe EE eC cADb AadedcEdaadDdadCC aAaA dAde b

Cevap Anahtarı B EECDCBBADABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAABAD

TYT Sosyal BCdADDaAecCCAABCBDAb     

Cevap Anahtarı B BCEADDCADACCAABCBDADBEEEA

TYT Matematik  cab  bB             B      C           

Cevap Anahtarı B BBEDBDDBDBCDAAABCCDABBCACBACCDBBECAEABEB

TYT Fen  E caCe     d c     

Cevap Anahtarı B DECDECCDECCABEBCAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 9 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 5 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 1 0 100
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 1 0 100
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 1 0 100
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİRTAŞ 4574 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
173,365 261,440 19 37 194 4553 359239

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 23 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 10 2,50 6 13,08 13,29 20,93

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,97 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,93 1,07 1,46

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,32 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,70 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,91 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,23 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 1,20 1,19 7,99

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,03 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,21 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,05 0,05 1,11

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,18 -0,03 3,55

Toplam: 120 15 18 10,50 9 21,00 21,51 41,17

TYT Türkçe be E  C  cc    C dc ed  D ac C          

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd EcAeeAB    bACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik         b                               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen ee                  

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 2 2 18
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 2 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 0 2 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE KARAKEPEN 4588 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,733 261,440 8 15 137 3892 287751

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 7,23 7,06 8,69

Toplam: 120 31 20 26,00 22 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe bBcECeC   ab A CeCDbACBEabBECdbcAadeaAcB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB Ec D ABd CADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 5 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 5 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA MERAL 4549 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
223,065 261,440 7 13 131 3781 277418

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,19 1,19 7,99

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,01 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,04 0,05 1,11

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,13 -0,03 3,55

Toplam: 120 33 22 27,50 23 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe  dEECeC  DabBcCCCCDEAeBEDC  Cbb cd      

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aad EDb bABACbADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a a                                     

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen  aDcaD          a  d

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 1 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 1 0 100
İvme 1 0 1 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 1 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 1 0 100
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÜNAL 4597 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
199,135 261,440 13 26 164 4292 327561

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 14 13,50 34 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 11 4,25 21 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 26 26 19,50 16 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe ABcECeC  D ddA Ce eEAee cCBc  aBAE eCAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaceEDe eABd bdDdeaD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik           b            B  C             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 4 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 3 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK ÇİÇEK 4537 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,603 261,440 14 27 170 4368 337643

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,19 1,19 7,99

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 -0,02 1,27

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,11 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,05 1,11

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,13 -0,03 3,55

Toplam: 120 24 27 17,25 14 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe AB ECbC A a  e CC DbAeaabdaa b dAEAebA B

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal b BaEbeDdee CC  AbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik a  B                                    

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        d    e   a   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 6 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR ARSLAN 4550 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,435 261,440 9 16 144 3956 293019

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 12 14,00 35 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 30 19 25,25 21 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe dBaECeCa   c   CC DbA aED abCbcBAE  CAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADB EbeDCAB  bdbACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik ee      C                               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 3 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EKİCİ 4519 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,473 261,440 4 9 106 3313 232520

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 5 20,75 52 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 35 6 33,50 28 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe  BEECeCB  D d  CC DEbC  DdB CCD Ad  CAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD  E cD AB   ADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik                        B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 3 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 0 67
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KABA 4543 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
191,058 261,440 16 29 172 4380 339823

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 21 17 16,75 14 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe bc EC e A Dc A CCCeEd aEDba C b cE  dAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD       e     bAbBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik           a               C             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 1 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 6 4 55
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 4 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA GÜLCAN KAYA 4531 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,090 261,440 18 35 190 4491 352849

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 8 9,00 23 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 4 2,00 10 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 16 12 13,00 11 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe  B EC          CCCDaAb E  d Cbc Adb    e

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal d d      eB    Db B      

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik      D                 B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 3 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 1 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA VURAL 4523 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,898 261,440 11 23 161 4256 322830

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,19 1,19 7,99

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,01 -0,02 1,27

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,11 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,04 0,05 1,11

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,13 -0,03 3,55

Toplam: 120 26 22 20,50 17 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe ABaECeCdAeDc d  CCaEAeaEeba CCDadE  CAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A        ce C  DbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik        Da                               

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen eb   c              

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 2 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 1 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR AKTAŞ 4517 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
241,390 261,440 3 8 104 3280 230059

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 37 13 33,75 28 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe ABEECeC    bc  CCCDbACBEDbBdCdDadE  CAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AaB  DADCAB  bADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik           a            B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 3 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 1 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLSÜM KIL Ç 45620 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,733 261,440 19 40 211 4639 370616

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 17 2,75 7 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 9 1,75 9 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,19 1,19 7,99

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,01 -0,02 1,27

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,11 -0,06 1,17

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,04 0,05 1,11

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,13 -0,03 3,55

Toplam: 120 13 32 5,00 4 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe Aa b b eb   Bca e  EedcaDbB  ba eE  bA  

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal dcd abe bAcA CbD         

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik         C              c                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen dba    e    C   d   

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 3 4 27
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 1 5 13
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 1 17
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 1 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 0 0
Dünya ve Ahiret 1 0 0 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 1 0
Elektrik Devreleri 1 0 1 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE KALP 4569 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,890 261,440 17 31 176 4405 342674

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 7,23 7,06 8,69

Toplam: 120 19 12 16,00 13 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe bBaECeC   Db   CCe EdbaED a C b dE  CAd 

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal                DACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 1 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 2 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 1 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ESİRKİŞ 4544 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
155,623 261,440 20 42 214 4646 371264

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 17 -0,25 -1 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 10 22 4,50 4 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe be bba    ad d  edDcda E  d  C    dadA  

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A B   b  cB aC   eeD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik                           C             

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 0 2 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 2 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 3 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 0 3 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 2 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 1 0 100
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM  KUMUŞ 4556 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,073 261,440 15 28 171 4370 338379

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 7,23 7,06 8,69

Toplam: 120 20 12 17,00 14 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe b  EC d   Db A CCbDbdC    aa b  AE  CA  

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal A   E AD  B  d DAbBc     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 1 0 33
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 0 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 4 2 36
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 2 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 2 1 50
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 0 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM YILDIZ 4502 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
257,253 261,440 2 5 82 2788 189943

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 45 23 39,25 33 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe ABEECeCBAaDb AaCCdDEACaEDdBdCCDBAEceCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADda ceedABACdADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik d    b D     DAb B     BC   c           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 3 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 3 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 0 1 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN * DIN 4568 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 15 0,25 1 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 8 -2,00 -10 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 5 -1,25 -3 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 4 28 -3,00 -3 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe Aa   c a  D    e eb Aad  Ca d b cc  be  

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal     bce      ed  baa     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik     ce  ec  d                           

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 1 5 9
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 2 3 25
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 1 3 25
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 0 1 0
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 2 0
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 0 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 0 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 0 0 0
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 1 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 0 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 0 1 0
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA GÜNAY 4501 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
287,850 261,440 1 1 34 1858 124751

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 12 8 10,00 33 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 55 22 49,50 41 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe bB ECDCBbDccB CCCCDEACeEDCBECbDaAEAdCAAB

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal Aaa dccDCABACCADbCBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B cBb  Dda   DAAABC ae B ACd d          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 2 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 11 0 100
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 7 1 88
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 2 0 100
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 1 0 100
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
Sayı Problemleri 3 2 1 67
Kesir Problemleri 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 2 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA CİVELEK 4594 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
231,783 261,440 6 11 124 3558 255266

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 19 13,25 33 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 1,19 1,19 7,99

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,01 -0,02 1,27

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,11 -0,06 1,17

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,04 0,05 1,11

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 0,13 -0,03 3,55

Toplam: 120 37 27 30,25 25 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe ABbECeCa aDbBcaCCecbACBE dcaCbaaA ceCAAe

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD daDADeAB CCADACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik      b      e    a   c                  

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

TYT Fen        B    C  Ea  E

Cevap Anahtarı A CCDECDEBEDECCADEBCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 3 2 1 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 5 4 45
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 3 4 38
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 4 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 1 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Adezyon, Kohezyon, Yüzey Gerilimi ve Kılcallık 1 0 0 0
Elektrik Devreleri 1 0 0 0
İvme 1 0 0 0
Işık Şiddeti, Işık Akısı ve Aydınlanma 1 0 0 0
Dalgalarla İlgili Temel Kavramlar 1 0 0 0
Katı, Sıvı, Gaz Basıncı 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimya Disiplinleri ve Kimyacıların Çalışma Alanları 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / İyonik Bağ 1 0 0 0
Güçlü Etkileşimler / Kovalent Bağ 1 0 0 0
Hâl Değişimi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR YILDIRIM 0 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
200,028 261,440 12 25 163 4279 326038

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 12 2,00 10 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 27 28 20,00 17 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe bB ECeCe     c CCCDEAaBEDadECdD AEAeCAde

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal dadeb   aABddCdDbbBc     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik  c B  c       b   d    d                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 3 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 6 2 75
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 1 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50
Paragrafın Konusu 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 0 1 0
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 0 1 0
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 1 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 1 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 1 0 100
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 0 1 0
Din ve Hayat 1 0 1 0
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 1 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN GÜLMEZ 4521 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,258 261,440 10 22 157 4215 318482

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 25 15 21,25 18 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe bB ECeC    cc  CC  EACaEDbB  bD Acb CA B

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal ADd d    AB   dc CBc     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik B a          D                          

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 7 2 64
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 4 2 50
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 1 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50
Paragrafın Konusu 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 1 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 0 0 0
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 0 1 0
İslam ve İbadet 1 0 0 0
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ BİLGİ SARMAL TG TYT 1

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN KURT 4516 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
232,688 261,440 5 10 123 3532 252873

Puanı Hesaplanan: 42 229 4714 379523

Katılımlar: 21 44 234 4771 385641

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 9 16,75 42 13,52 13,29 20,93

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,37 1,68 1,75

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,21 1,07 1,46

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,64 1,47 1,87

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,00 2,84 3,60

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 7,23 7,06 8,69

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,19 1,21 7,05

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 0,94

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 1,19 1,19 7,99

Toplam: 120 34 13 30,75 26 22,07 21,51 41,17

TYT Türkçe bB ECeCc e b A CC DEAeBEDC  CdDadE  CA  

Cevap Anahtarı A ABEECDCBADDABACCCCDEACBEDCBECCDBAEABCAAB

TYT Sosyal AD  ED D AB C dDACBD     

Cevap Anahtarı A ADBCEDADCABACCADACBDAEBEE

TYT Matematik d a  c       D         B                

Cevap Anahtarı A BDBBEDBDCDDBCDAAABCCDABBCACBACBEBBECAEAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 3 2 0 67
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 2 1 1 50
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Ekler ve Ek Çeşitleri 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 11 8 0 73
Paragrafa Özgü Soru Kökü 8 5 1 63
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 4 3 1 75
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 2 1 0 50
Cümlelerden Paragraf Oluşturma 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 1 0 1 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33
Paragrafın Konusu 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İlk ve Orta Çağlarda İç Asya’daki Türk siyasi teşekküllerinin güç ve yönetim yapısını açıklar. 1 1 0 100
Türklerin Anadolu’ya yerleşmeye başlaması ile Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılışı arasındaki süreçte meydana gelen başlıca siyasi gelişmeleri tarih şeridi ve haritalar üzerinde gösterir.1 1 0 100
Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Kanun-ı Esasi’nin içeriklerini küresel ve yerel siyasi şartlar bağlamında değerlendirir.1 0 0 0
Siyasi alanda meydana gelen gelişmeleri kavrar. 1 0 0 0
Düzenli ordunun kurulmasından Mudanya Ateşkes Antlaşması'na kadar meydana gelen gelişmeleri Türkiye'nin bağımsızlık sürecine katkıları açısından analiz eder.1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de İklim 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Dünyada Nüfusun Dağılışı 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Düşünme ve akıl yürütmeye ilişkin kavramları açıklar. 1 1 0 100
Bilim felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 0 0
Örnek felsefi metinlerinden hareketle 18. yüzyıl -19. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 1 1 0 100
Felsefenin anlamını açıklar. 1 0 0 0
Sanat felsefesinin konusunu ve problemlerini açıklar. 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Din ve İslam 1 1 0 100
İslam ve İbadet 1 1 0 100
Din ve Hayat 1 1 0 100
Dünya ve Ahiret 1 1 0 100
Kur'an'da Bazı Kavramlar 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

Örnek felsefi metinlerden hareketle 15. yüzyıl-17. yüzyıl filozoflarının felsefi görüşlerini analiz eder. 2 0 0 0
Din felsefesinin konusunu ve sorularını açıklar. 1 0 0 0
Felsefi düşüncenin özelliklerini açıklar. 1 0 0 0
MS 2. yüzyıl-MS 15. yüzyıl felsefesinin karakteristik özelliklerini açıklar. 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Mutlak Değerli Denklemler 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Çok Bilinmeyenki Denklemler 1 0 0 0
Asal Sayılar ve Aralarında Asal Sayılar 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Önermeler ve Bileşik Önermeler 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
Faktöriyel Kavramı 1 0 0 0
Bölünebilme Kuralları 1 1 0 100
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
Sayı Problemleri 3 0 0 0
Kesir Problemleri 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 2 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Rutin Olmayan Problemler 2 1 0 50
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Geometrik Kavramlar ve Doğruda Açılar 1 0 0 0
Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Alan 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
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