
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT 0 41 228 2687 56293

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9012,55 17,77 2,63 1,20 2,33 1,92 1,18 1,62 2,83 1,05 2,57 2,90 0,77 2,71 0,02 0,01 0,01 10,98 3,35 10,15 2,00 0,95 1,76 1,75 1,98 1,26 2,16 0,96 1,93 1,34 0,79 1,14 49,4324,79 43,25 269,160

Okul Ortalaması 10,4613,78 7,02 1,85 1,39 1,51 1,12 1,27 0,80 1,24 0,85 1,03 2,37 1,15 2,08 0,00 0,00 0,00 2,93 1,32 2,60 0,00 0,07 -0,02 0,17 0,34 0,09 0,20 0,32 0,12 0,17 0,32 0,09 20,5120,81 15,32 179,450

KATILIMLAR

1 4501 NEVA GÜNAY 12B 24 15 20,25 2 3 1,25 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 10 3 9,25 49 22 43,50 270,738 25750

2 4502 MERYEMYYILDIZ 12B 25 14 21,50 4 0 4,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 6 1 5,75 46 17 41,75 265,290 27510

3 4602 MERYEM SAYAN 11B 16 9 13,75 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 2 3 1,25 9 0 9,00 1 0 1,00 35 13 31,75 236,138 37367

4 4505 GÖKHAN ÇELİK 12A 14 12 11,00 3 2 2,50 3 0 3,00 1 0 1,00 13 2 12,50 0 1 -0,25 34 17 29,75 230,415 39296

5 4601 RÜVEYDA YİĞİT 11B 11 10 8,50 2 2 1,50 2 2 1,50 5 0 5,00 3 1 2,75 6 3 5,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 31 19 26,25 220,240 42664

6 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 16 8 14,00 2 2 1,50 2 1 1,75 3 0 3,00 3 0 3,00 1 0 1,00 1 0 1,00 28 11 25,25 216,475 43847

7 4594 SENA CİVELEK 12B 15 14 11,50 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 0 4 -1,00 1 2 0,50 29 27 22,25 207,720 46356

8 4549 ASYA MERAL 12B 14 16 10,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 0 2,00 27 20 22,00 207,140 46525

9 4550 EDA NUR ARSLAN 12B 13 15 9,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 2 1,50 6 4 5,00 28 26 21,50 205,728 46918

10 4519 ELİF EKİCİ 12B 15 6 13,50 1 0 1,00 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 23 7 21,25 204,420 47274

11 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 11B 14 17 9,75 2 1 1,75 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 27 19,25 198,838 48683

12 4597 BÜŞRA ÜNAL 12A 9 15 5,25 5 0 5,00 1 2 0,50 1 2 0,50 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 24 22 18,50 197,228 49047

13 4516 ZİŞAN KURT 12B 10 11 7,25 4 0 4,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 0 2,00 6 3 5,25 23 18 18,50 196,928 49124

14 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 14 18 9,50 2 2 1,50 1 3 0,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 25 31 17,25 192,860 50032

15 4530 SEMA NUR KOCA 12B 15 11 12,25 1 0 1,00 3 0 3,00 1 2 0,50 20 13 16,75 190,993 50447

16 4649 ESRANUR GÜNALTAY 11B 12 25 5,75 3 2 2,50 1 4 0,00 0 5 -1,25 2 3 1,25 8 1 7,75 2 4 1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 30 55 16,25 190,338 50580

17 4541 YÜCEL CAN 12A 7 17 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 3 0 3,00 1 4 0,00 6 2 5,50 22 27 15,25 187,698 51040

18 4522 TAHA YILDIZ 12A 8 11 5,25 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 1 0 1,00 19 15 15,25 187,373 51095

19 4523 ESRA VURAL 12B 12 12 9,00 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 18 13 14,75 185,375 51451

20 4569 HABİBE KALP 12 13 11 10,25 2 1 1,75 3 2 2,50 18 14 14,50 184,458 51617

21 4531 ERVA GÜLCAN KAYA 12B 10 6 8,50 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 1 0 1,00 16 8 14,00 183,175 51819

22 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 10 19 5,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 3 -0,75 3 1 2,75 5 3 4,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 21 30 13,50 182,128 51987

23 4612 HATİCE DELEN 11B 12 13 8,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 18 19 13,25 180,958 52165

24 4535 ESMANUR KOÇYİĞİT 12B 11 12 8,00 5 0 5,00 16 12 13,00 180,220 52260

25 4521 SULTAN GÜLMAZ 12B 12 14 8,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 18 20 13,00 180,155 52269

26 4543 ELİF KABA 12B 12 18 7,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 2 3 1,25 2 2 1,50 18 26 11,50 175,755 52877

27 4528 FURKAN BEDİR 12A 6 12 3,00 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 14 17 9,75 171,055 53485

28 4614 EDANUR ÇENBER 11B 8 16 4,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 1 1 0,75 1 0 1,00 17 29 9,75 171,045 53488

29 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 5 7 3,25 1 2 0,50 1 1 0,75 4 1 3,75 2 2 1,50 13 13 9,75 171,023 53490
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ÇAP TYT 0 41 228 2687 56293

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 20,9012,55 17,77 2,63 1,20 2,33 1,92 1,18 1,62 2,83 1,05 2,57 2,90 0,77 2,71 0,02 0,01 0,01 10,98 3,35 10,15 2,00 0,95 1,76 1,75 1,98 1,26 2,16 0,96 1,93 1,34 0,79 1,14 49,4324,79 43,25 269,160

Okul Ortalaması 10,4613,78 7,02 1,85 1,39 1,51 1,12 1,27 0,80 1,24 0,85 1,03 2,37 1,15 2,08 0,00 0,00 0,00 2,93 1,32 2,60 0,00 0,07 -0,02 0,17 0,34 0,09 0,20 0,32 0,12 0,17 0,32 0,09 20,5120,81 15,32 179,450

KATILIMLAR

30 4536 HAMİD KILINÇ 12A 4 9 1,75 1 3 0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 14 19 9,25 169,708 53630

31 4558 EREN ERDOĞAN 12A 3 6 1,50 2 1 1,75 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 2 0 2,00 11 8 9,00 168,985 53696

32 4510 REYYAN KÜBRA YILMAZ12B 8 17 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 1 1 0,75 13 22 7,50 164,163 54168

33 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 9 10 6,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 1 1,75 11 15 7,25 163,050 54267

34 4526 AHMET BERAT KURT 12A 6 12 3,00 1 0 1,00 3 2 2,50 10 14 6,50 161,240 54406

35 4557 MUSTAFA ÖZTÜRK 12A 5 7 3,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 8 10 5,50 158,188 54664

36 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 5 15 1,25 3 1 2,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 9 21 3,75 153,163 55046

37 4599 MUHAMMED ENES ÇETİN12 4 20 -1,00 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 10 28 3,00 151,190 55182

38 4575 ABDULKADİR ŞIMSEK 12A 4 12 1,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 1 0,75 7 17 2,75 150,175 55245

39 4582 ENES TAHİR SARIKAYA 12A 4 15 0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 6 19 1,25 145,743 55480

40 4574 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 6 26 -0,50 5 0 5,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 15 34 6,50

41 4639 ŞEVVAL BAKAR 11B 8 32 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 4 2,00 1 6 -0,50 1 4 0,00 21 58 6,50
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SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÇENBER 4614 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,045 269,160 6 28 167 2572 53488

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 7 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 16 4,00 10 7,21 7,02 17,77

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,89 0,80 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,89 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,25 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 8 1,00 5 5,46 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,64 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,64 2,58 11,91

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,50 0,09 1,26

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,39 0,12 1,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,09 1,14

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 1,25 0,29 4,32

Toplam: 120 17 29 9,75 8 17,57 15,31 43,22

TYT Türkçe B bcBc d   dceab   aCd  a d AbA  a BA aE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal   bdc E ce beA  e  A     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik    C               Dc                   

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

TYT Fen E bdCd     cE E     

Cevap Anahtarı A ECCBCEDDAECDEBEACCBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR GÜNALTAY 4649 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,338 269,160 4 16 135 2473 50580

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 7 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 7,21 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,89 0,80 1,62

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,89 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 5,46 5,42 9,24

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 3,64 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 3,64 2,58 11,91

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,50 0,09 1,26

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,39 0,12 1,93

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,36 0,09 1,14

TYT Fen 20 4 15 0,25 1 1,25 0,29 4,32

Toplam: 120 30 55 16,25 14 17,57 15,31 43,22

TYT Türkçe dbdeadedb aEcedda  CeCCEbBDdAeAebdAedbEC

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal DbEcBdeEbddcaeeCaecE     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik    C e  D       CDDE     D B            

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

TYT Fen  eeEdDceabdCaEcdabcc

Cevap Anahtarı B CCCEBDEDDAECBEDBCCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 1 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE DELEN 4612 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,958 269,160 5 23 152 2526 52165

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 7 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 13 8,75 22 7,21 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,89 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,89 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 5,46 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,64 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,64 2,58 11,91

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,50 0,09 1,26

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,39 0,12 1,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,09 1,14

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 1,25 0,29 4,32

Toplam: 120 18 19 13,25 11 17,57 15,31 43,22

TYT Türkçe eb C  da  CEaeE acDC e ECBDaccA   Ad    

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal  eE     ca     daDAa     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik                            B            

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

TYT Fen           E        E

Cevap Anahtarı B CCCEBDEDDAECBEDBCCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 2 36
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAYAN 4602 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
236,138 269,160 1 3 87 2038 37367

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 7 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 9 13,75 34 7,21 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,89 0,80 1,62

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,89 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,25 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 5,46 5,42 9,24

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 3,64 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 3,64 2,58 11,91

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,50 0,09 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,39 0,12 1,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,09 1,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 1,25 0,29 4,32

Toplam: 120 35 13 31,75 26 17,57 15,31 43,22

TYT Türkçe BAdeceB c     d    CeCCE BDdA A EdA  AEC

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal  Cb B    BAA DDCBcba     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik    C C  D       CDDE     D B            

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

TYT Fen                 C   

Cevap Anahtarı B CCCEBDEDDAECBEDBCCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 2 73
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA YİĞİT 4601 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,240 269,160 2 5 98 2212 42664

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 7 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 10 8,50 21 7,21 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,89 0,80 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,89 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,25 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 5,46 5,42 9,24

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 3,64 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 3,64 2,58 11,91

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,50 0,09 1,26

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,39 0,12 1,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,36 0,09 1,14

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 1,25 0,29 4,32

Toplam: 120 31 19 26,25 22 17,57 15,31 43,22

TYT Türkçe BAbddE  Ad   BabD eCCE    bcd A        E

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BcEe BdaB DDAAB CBcA     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik C  C CeA c    B    D b                  

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

TYT Fen    c       D     C  

Cevap Anahtarı A ECCBCEDDAECDEBEACCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 1 0 100
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL BAKAR 4639 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 7 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 32 0,00 0 7,21 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,89 0,80 1,62

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,89 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,25 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,46 5,42 9,24

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,50 0,09 1,26

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,39 0,12 1,93

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,36 0,09 1,14

TYT Fen 20 5 14 1,50 8 1,25 0,29 4,32

Toplam: 120 21 58 6,50 5 17,57 15,31 43,22

TYT Türkçe ddbaBaeBABdEdceacabbecdabdedcAAdcaBcceec

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BAbeDBdDabceAAeabdDc     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Fen EeCcCdebedCedddeb cD

Cevap Anahtarı A ECCBCEDDAECDEBEACCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 10 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 1 0 100
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gölge 1 1 0 100
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 1 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 1 0
Mol Kavramı 1 0 1 0
Katılar 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Mitoz - Mayoz Karşılaştırma 1 0 1 0
Enzimler 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Canlıların Sınıflandırılması (Genel Özellikler) 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR ÖZEN 4604 11B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
198,838 269,160 3 11 126 2412 48683

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 7 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 7,21 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,89 0,80 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,89 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,25 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 5,46 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 3,64 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 3,64 2,58 11,91

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,50 0,09 1,26

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,39 0,12 1,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,36 0,09 1,14

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 1,25 0,29 4,32

Toplam: 120 26 27 19,25 16 17,57 15,31 43,22

TYT Türkçe BdabEBBcc b deE aeDCeeCECccEAcA Ece     

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal  bEA CaEbBAAdDDCBb b     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik    C                   b                

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

TYT Fen d     ce            

Cevap Anahtarı B CCCEBDEDDAECBEDBCCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 2 55
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 1 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 1 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE KALP 4569 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
184,458 269,160 1 20 145 2510 51617

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 2 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 4,62 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,12 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,25 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 -0,12 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,12 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 3,38 5,42 9,24

Toplam: 120 18 14 14,50 12 8,75 15,31 43,22

TYT Türkçe BdBb eB            Ca aECBbac AA cAeeAEC

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal Db A           CBDea     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 8 3 73
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED ENES ÇETİN 4599 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
151,190 269,160 2 37 195 2635 55182

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 2 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 20 -1,00 -3 4,62 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,12 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,25 0,80 1,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,12 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,12 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 3,38 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,75 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,75 2,58 11,91

Toplam: 120 10 28 3,00 3 8,75 15,31 43,22

TYT Türkçe BebcBdb c e  ceeeCae  babc    be      dE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal   EbbBa  e b    bB A     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik Ccd  C                                  

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 3 18
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKADİR ŞIMSEK 4575 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,175 269,160 11 38 197 2637 55245

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 12 1,00 3 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 7 17 2,75 2 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe B adad Bba      aaa    E  c Ae     d    

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal c  d  a eB     C         

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik  a         A                            

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 1 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 1 0 50
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERAT KURT 4526 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
161,240 269,160 9 34 180 2608 54406

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 12 3,00 8 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 10 14 6,50 5 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe Bdb ad Bbc   eae CaeC       dAA         

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal          C               

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik Ca  aC            D                     

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 1 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÜNAL 4597 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
197,228 269,160 2 12 127 2424 49047

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 2,94 2,58 11,91

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,26

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,08 0,12 1,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,09 1,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,06 0,29 4,32

Toplam: 120 24 22 18,50 15 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe B BCaeda  C d EdbeDCDabEe  dc  b  e     

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal DCEAB aE cbdB  CBbAb     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik C  C C            Dd                    

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

TYT Fen           E         

Cevap Anahtarı B CCCEBDEDDAECBEDBCCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 4 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 1 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES TAHİR SARIKAYA 4582 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
145,743 269,160 12 39 199 2642 55480

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 15 0,25 1 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 3 0,25 1 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 6 19 1,25 1 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe dbBacdBaeadEceceeeD                     

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal Ddae                     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik b                 D                     

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 1 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN ERDOĞAN 4558 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,985 269,160 8 31 170 2582 53696

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 6 1,50 4 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 11 8 9,00 8 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe BcBb          a a  d C            b     

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal   bABC    A    Ca A      

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik C  C                                    

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 1 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BEDİR 4528 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,055 269,160 5 27 166 2571 53485

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 12 3,00 8 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 14 17 9,75 8 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe BcbcBdee     caba  aCE    A d A         

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal aAEb dc BC               

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik Ca CDC                                  

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 1 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÖKHAN ÇELİK 4505 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
230,415 269,160 1 4 90 2115 39296

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 12 11,00 28 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 34 17 29,75 25 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe BAbadE Bb   B   eCbCbECBDEdcc c AEa     

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BAEbeBE B   A            

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik Ca CDCD E      B  DDEC D B e     a      

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Problemleri 7 5 0 71
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 1 0 33
Sayma Yöntemleri 1 0 1 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 1 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMİD KILINÇ 4536 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,708 269,160 7 30 169 2578 53630

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 9 1,75 4 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 14 19 9,25 8 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe BccCadee      E decC                    

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal ceE ebcE BdAcc CBDe      

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik C  C C  c                               

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN ÇENBER 4596 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
171,023 269,160 6 29 168 2574 53490

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 7 3,25 8 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 13 13 9,75 8 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe e BbcecB      Eb  cC              A     

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal ceE       Ad   CBDAa     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik CaaC                                    

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 2 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA ÖZTÜRK 4557 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
158,188 269,160 10 35 186 2621 54664

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 7 3,25 8 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 8 10 5,50 5 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe Bcb Bd Bbce      Ca C                   

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal     De                   

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik Ca  aC                                  

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 0 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 0 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA YILDIZ 4522 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,373 269,160 4 18 140 2494 51095

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 19 15 15,25 13 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe Bcb Bd Bbd   ebacCDeCE    b   A         

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BAEbeB eBC     ECaDA     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik      C                                  

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 1 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YÜCEL CAN 4541 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
187,698 269,160 3 17 138 2491 51040

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 17 2,75 7 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 3 0 3,00 60 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 2,94 2,58 11,91

Toplam: 120 22 27 15,25 13 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe Bccbaac e   a addccCDCdEd  b   A      Ed

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal ebEAB BEeaA  DDbacAa     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik CaDC C E   b     D                      

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 4 18
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 1 0 50
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DEMİRTAŞ 4574 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 26 -0,50 -1 3,13 7,02 17,77

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,71 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,96 0,80 1,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,48 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,40 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,56 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,96 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,02 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,94 2,58 11,91

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,08 0,12 1,93

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,09 1,14

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,06 0,29 4,32

Toplam: 120 15 34 6,50 5 10,69 15,31 43,22

TYT Türkçe deadeEb  de Ba acdbbC   cacceedCAEeae bd

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BAECDca     b  dC DA     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik     eCab                                

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

TYT Fen                   d 

Cevap Anahtarı A ECCBCEDDAECDEBEACCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 1 8 9
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 1 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 2 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASYA MERAL 4549 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,140 269,160 5 8 111 2347 46525

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 27 20 22,00 18 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BdCcdE B    c ecabeCCECBcdAcd A   eBcBaE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal  AEbbc    DDcABECBDA     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik  D   C                                  

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 5 45
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK ÇİÇEK 4537 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
182,128 269,160 13 22 150 2521 51987

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 19 5,25 13 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 2,13 2,58 11,91

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,26

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,05 0,12 1,93

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,08 0,09 1,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,13 0,29 4,32

Toplam: 120 21 30 13,50 11 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe Bdaeae cd   aaEAb caadCEa   cB eE AaeAE 

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal DeE aa    d a eCBcA      

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik C  C    D  b  c  De    C       e        

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

TYT Fen           E         

Cevap Anahtarı B CCCEBDEDDAECBEDBCCAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 4 18
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 2 1 29
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR ARSLAN 4550 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
205,728 269,160 6 9 114 2359 46918

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 15 9,25 23 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 28 26 21,50 18 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe d adBb Bd   B aac eCCEC   e AcAeAEeBA ac

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BAbdDBEb CD d eaCB c     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik C  C Cc  b    a   DDEa                  

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 4 45
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 1 43
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EKİCİ 4519 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,420 269,160 7 10 115 2371 47274

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 23 7 21,25 18 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BAb eEAB    BB aD  CCEC edc         A CE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal B       B      ECB       

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik    C Ce            D                    

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 1 36
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KABA 4543 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,755 269,160 16 26 161 2553 52877

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 18 7,50 19 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 18 26 11,50 10 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe Bed BE  ceb c deDabdCEeBD d dbA bd BA aE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal  d a e  B   A  aCacA     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik   b  C      b      D                    

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE
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100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 6 36
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 0 1 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 1 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA GÜLCAN KAYA 4531 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
183,175 269,160 12 21 149 2519 51819

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 6 8,50 21 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 16 8 14,00 12 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe   BCceB       Eb     CCE  e  B b  c   EC

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal  bE   B        CB Aa     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik      C                                  

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KOÇYİĞİT 4535 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,220 269,160 14 24 153 2529 52260

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 12 8,00 20 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 6,21 5,42 9,24

Toplam: 120 16 12 13,00 11 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BcBb ec       d de C aCEC  aA d b Ae AEC

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal                CBDAE     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 3 55
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA VURAL 4523 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
185,375 269,160 11 19 143 2507 51451

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 18 13 14,75 12 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe B b  EdaA  EBeaeDCcCbE    d   Ae be   CE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal B               CBDb     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik      C              E                   

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 2 27
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 1 0 14
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR AKTAŞ 4517 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
216,475 269,160 3 6 101 2253 43847

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,13 2,58 11,91

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,12 1,93

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,08 0,09 1,14

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,13 0,29 4,32

Toplam: 120 28 11 25,25 21 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BbbEBE           CDCCEaBDadBAcACAbe     

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BAbb a  BC  AAB CB A     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı A ECCBCEDDAECDEBEACCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 4 3 36
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ESİRKİŞ 4544 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
153,163 269,160 19 36 190 2629 55046

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 15 1,25 3 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 6,21 5,42 9,24

Toplam: 120 9 21 3,75 3 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe c aaEcee  a B E e aaa ac    A     c   Ea

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal D EbB  E ad a    e d     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 2 4 18
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM  KUMUŞ 4556 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
163,050 269,160 18 33 178 2601 54267

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 6,21 5,42 9,24

Toplam: 120 11 15 7,25 6 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe B bac  c     Be D  dCb  D  ee e   B  BCE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal  db     c   d  aCB       

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 0 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 0 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 0 2 0
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 0 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 0 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEMYYILDIZ 4502 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,290 269,160 2 2 62 1590 27510

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 6 1 5,75 19 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 6 1 5,75 14 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 46 17 41,75 35 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BddCEeBBedCEaeEA acCDbaECBDcABAbEAAaBAEC

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal DCEA Cac BAABDDCBDA      

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik C  C C  e         DE   C                

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 1 0
Edatlar 1 1 0 100
Karma Dil Bilgisi 1 1 0 100
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 10 1 91
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 0 43
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA GÜNAY 4501 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,738 269,160 1 1 58 1494 25750

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 49 22 43,50 36 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe B dCaecBABedBeEACeDCDCCEdBDEdcddEAAdeAEC

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal DecdBCB DBAABDeCBDAE     

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik C  C CcED  b  c  DDE D   D              

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 0 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 1 0 100
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
İsim Tamlamaları 1 1 0 100
Edatlar 1 0 1 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 1 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 1 0 100
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 6 5 55
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 1 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 1 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 1 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 1 0 100
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 1 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 2 1 1 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 2 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 4 0 57
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 1 0 100
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
REYYAN KÜBRA YILMAZ 4510 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
164,163 269,160 17 32 176 2597 54168

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 17 3,75 9 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 13 22 7,50 6 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BcdcBEeBd   addDcabCC        eAe b e c c

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal c    a      Ac aCBD      

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik    C       d                            

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 1 0 100
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 0 3 0
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 0 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 1 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 0 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 1 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR KOCA 4530 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,993 269,160 10 15 134 2468 50447

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 11 12,25 31 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 20 13 16,75 14 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe B BbcBc      BE  bDCcaCE aDdAB e AA e Ed

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal  C             CBD       

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik d  C                   b                

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 0 0 0
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 0 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 0 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA CİVELEK 4594 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,720 269,160 4 7 110 2343 46356

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 2,13 2,58 11,91

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,09 1,26

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,12 1,93

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,08 0,09 1,14

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,13 0,29 4,32

Toplam: 120 29 27 22,25 19 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BbbdBa Bc   B     DabEC Da cAcAdbEaBABaE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal BAEdeBabBeaDAABaCBDA     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik  c e b  d                               

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

TYT Fen                 aCe 

Cevap Anahtarı A ECCBCEDDAECDEBEACCBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 0 1 0
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 0 0
Noktalı Virgül 1 0 0 0
Nokta 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 3 45
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 1 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 1 0 100
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 1 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 1 0 100
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 1 0
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Hâl Değişimi ve Denge Sıcaklığı 1 0 0 0
Fiziksel Niceliklerin Sınıflandırılması 1 0 0 0
Gölge 1 0 0 0
Üreteçlerin Bağlanması 1 0 0 0
Düzgün Doğrusal Hareket 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Işığın Kırılması 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Sıvılar 1 0 0 0
Mol Kavramı 1 0 0 0
Katılar 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Nötralleşme Tepkimeleri 1 0 0 0
Çözeltilerde Derişim 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR YILDIRIM 4554 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
192,860 269,160 9 14 132 2454 50032

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 18 9,50 24 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 25 31 17,25 14 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe Bcb BE  d   B aacCeCCECecEe AbcacbeeABaE

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal  AEbcaE cdDDAcBECBbc     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik    C de              e a           d    

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 0 2 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 6 45
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 1 1 50
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 0 2 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 1 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 1 0 100
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 1 0 100
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 1 0 100
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 1 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 1 0 100
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 1 0
Gönül Coğrafyamız 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 2 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SULTAN GÜLMAZ 4521 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
180,155 269,160 15 25 154 2530 52269

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 18 20 13,00 11 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe e bb E      d dacCaeCECBDaceAAAd  e  B E

Cevap Anahtarı A BACEBEABABCEBBCDDCDCCECBDEABAAACAEBBABCE

TYT Sosyal   EbDd ca   d  Ed DA     

Cevap Anahtarı A BAECDBEDBCDDAABECBDABEAAB

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A CDECDCDAEAEAACBBACDDECBDCBCDDEDCCCCEDCDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Sözcükte Anlam 2 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 0 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 5 2 45
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 2 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 2 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 0 0 0
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 0 0 0
Kanunlar Gelişiyor 1 0 0 0
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 0 1 0
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 1 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 1 0 100
Din ve İslam 1 0 1 0
Allah İnsan İlişkisi 1 0 0 0
Gençlik ve Değerler 1 1 0 100
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 2 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ÇAP TYT 0

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN KURT 4516 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
196,928 269,160 8 13 128 2425 49124

Puanı Hesaplanan: 39 207 2654 55806

Katılımlar: 19 41 228 2687 56293

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 11 7,25 18 9,86 7,02 17,77

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,43 1,51 2,33

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,72 0,80 1,62

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,21 1,03 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,84 2,08 2,71

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,21 5,42 9,24

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 2,16 2,60 10,15

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,03 -0,02 1,76

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 2,13 2,58 11,91

Toplam: 120 23 18 18,50 15 18,33 15,31 43,22

TYT Türkçe BA bb  c      EedeeCaC E  D   Ae  Ae  Ea

Cevap Anahtarı B BABCEBBBABCEBBEACDDCDCCECBDEABAAEAACBAEC

TYT Sosyal  CEABCa  cd a   B A      

Cevap Anahtarı B DCEABCBEDBAABDDCBDAEAABBE

TYT Matematik    C C  D    a   DcE c C                

Cevap Anahtarı B CDDCECAEDEAACBAACDDEBDCCBDDBCDECCCCDCEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Sözcükte Anlam 2 1 1 50
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Birleştirme 1 1 0 100
Ses Bilgisi - Karma 1 0 1 0
Kök ve Kök Çeşitleri 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
İsim Tamlamaları 1 0 0 0
Edatlar 1 0 0 0
Karma Dil Bilgisi 1 0 0 0
Ad Soylu Sözcükler - Karma 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Bitişik ve Ayrı Yazılan Kelimeler 1 0 1 0
Noktalı Virgül 1 0 1 0
Nokta 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 11 3 1 27
Düşünceyi Geliştirme Yolları 1 0 1 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafın Karşılık Olduğu Soruyu Belirleme 2 2 0 100
Paragrafa Cümle Yerleştirme 2 1 1 50
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 2 0 1 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Cümlede Kavramlar 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

Tarih ve İnsan 1 1 0 100
Orta Çağ’da Siyasi Yapılar 1 1 0 100
Kanunlar Gelişiyor 1 1 0 100
Osmanlı-Bizans İlişkileri 1 1 0 100
Beylik Dönemi’nde Osmanlı Askerî Gücü 1 1 0 100
Siyasi Alandaki İnkılaplar 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Bir Bilim Olarak Coğrafya 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
İklim Elemanları / Rüzgarlar 1 0 0 0
Nüfus Piramitleri 1 0 1 0
Yerleşme Dokuları ve Tipleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
MÖ 6. Yüzyıl - MS 2. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 1 0 0 0
Düşünme ve Akıl Yürütmenin Temel Kavramları 1 0 1 0
Felsefi Soru Oluşturma ve Felsefi Bir Görüş veya Argümanı Sorgulama 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

Bilgi ve İnanç 1 0 0 0
Din ve İslam 1 0 0 0
Allah İnsan İlişkisi 1 1 0 100
Gençlik ve Değerler 1 0 0 0
Gönül Coğrafyamız 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Felsefesinin Ortaya Çıkışı 1 0 0 0
MS 2. Yüzyıl - MS 15. Yüzyıl Filozoflarının Felsefi Görüşleri 2 0 0 0
Felsefenin Anlamı 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

Rasyonel Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 2 0 0 0
Dört İşlem Yeteneği 1 1 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 2 1 0 50
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 3 0 0 0
Bölme Kuralları 1 0 0 0
Fonksiyonun Tersi 1 0 0 0
Fonksiyon Grafikleri 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Problemleri 7 3 2 43
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 3 0 0 0
Sayma Yöntemleri 1 0 0 0
Basit Olayların Olasılıkları 1 0 0 0
Üçgende Açılar 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
Dörtgenler 1 0 0 0
Kare 1 0 0 0
Üçgende Kenar-Açı İlişkileri 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Dikdörtgen 1 0 0 0
Prizmalar 2 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 0 0 0
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