
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKTİF SERİSİ TYT 2. DENEME 40 237 797 33573

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,0810,57 20,44 2,76 1,27 2,44 2,05 1,28 1,72 1,78 1,27 1,46 3,33 0,95 3,09 0,02 0,01 0,01 10,95 3,72 10,02 1,22 0,36 1,13 1,32 1,54 0,93 0,81 1,07 0,55 0,86 0,79 0,66 48,1822,83 42,45 265,330

Okul Ortalaması 11,9511,30 9,12 1,85 1,53 1,47 1,33 1,23 1,02 0,63 1,25 0,31 2,50 1,05 2,24 0,00 0,00 0,00 2,75 2,13 2,22 0,05 0,25 -0,01 0,10 0,65 -0,06 0,13 0,33 0,04 0,00 0,10 -0,02 21,2919,82 16,33 179,330

KATILIMLAR

1 4502 MERYEM YILDIZ 12B 38 1 37,75 5 0 5,00 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 19 1 18,75 2 0 2,00 77 2 76,50 368,123 2696

2 0 NEVA GÜNAY 12B 29 11 26,25 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 18 5 16,75 61 22 55,50 306,198 9210

3 4531 ERVA GÜLCAN KAYA 12B 17 4 16,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 6 0 6,00 30 5 28,75 226,745 24001

4 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 13 15 9,25 2 1 1,75 3 1 2,75 2 2 1,50 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 1 0 1,00 33 25 26,75 221,603 24975

5 4519 ELİF EKİCİ 12B 21 8 19,00 3 0 3,00 1 1 0,75 1 1 0,75 4 1 3,75 0 2 -0,50 30 13 26,75 220,315 25190

6 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 16 10 13,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 30 15 26,25 219,520 25329

7 4594 SENA CİVELEK 12B 18 9 15,75 3 2 2,50 2 3 1,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 32 23 26,25 219,188 25392

8 4549 ASYA MERAL 12B 13 7 11,25 4 0 4,00 1 0 1,00 2 2 1,50 4 1 3,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 27 16 23,00 210,008 26960

9 4597 BÜŞRA ÜNA L 12B 17 16 13,00 3 2 2,50 3 2 2,50 1 2 0,50 2 3 1,25 4 6 2,50 1 1 0,75 31 32 23,00 209,800 26998

10 4523 ESRA VURAL 12B 18 11 15,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 0 2 -0,50 5 0 5,00 3 3 2,25 27 18 22,50 207,968 27293

11 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 21 14 17,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 1 1,75 29 26 22,50 207,675 27355

12 4516 ZİŞAN KURT 12B 15 11 12,25 2 3 1,25 2 1 1,75 0 2 -0,50 3 0 3,00 4 2 3,50 26 19 21,25 204,583 27812

13 4521 SULTAN GÜLMEZ 12B 17 13 13,75 2 0 2,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 24 17 19,75 199,858 28501

14 4530 SEMA NUR KOCA 12B 13 9 10,75 1 1 0,75 1 1 0,75 4 0 4,00 3 1 2,75 22 12 19,00 197,983 28757

15 4550 NUR ARSLAN 12B 15 13 11,75 4 0 4,00 1 3 0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 2 7 0,25 25 25 18,75 197,098 28873

16 4595 EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 12A 15 9 12,75 1 1 0,75 4 1 3,75 20 11 17,25 192,438 29427

17 4541 YÜCEL CAN 12A 12 12 9,00 4 1 3,75 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 21 18 16,50 190,650 29629

18 4522 TAHA YILDIZ 12A 9 5 7,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 18 9 15,75 188,558 29892

19 4569 HABİBE KALP 12B 13 13 9,75 1 4 0,00 1 0 1,00 1 0 1,00 4 0 4,00 20 17 15,75 188,298 29926

20 4543 ELİF KABA 12B 14 18 9,50 1 1 0,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 4 0,00 4 4 3,00 21 29 13,75 182,290 30447

21 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 9 8 7,00 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 16 10 13,50 181,860 30488

22 4526 AHMET BERAT KURT 12A 12 10 9,50 2 1 1,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 17 14 13,50 181,535 30514

23 4510 REYYAN KÜBRA YILMAZ12B 11 4 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 14 7 12,25 177,695 30855

24 4557 MUSTAFA ÖZTÜRK 12A 9 12 6,00 2 3 1,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 2 0 2,00 2 1 1,75 16 17 11,75 176,705 30946

25 0 HATİCE DELEN 11B 11 12 8,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 1 4 0,00 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 26 11,50 175,690 31021

26 4555 OKAN DOĞAN 12A 3 4 2,00 3 2 2,50 1 1 0,75 2 0 2,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 13 9 10,75 174,195 31140

27 4558 EREN ERDOĞAN 12A 7 12 4,00 1 0 1,00 2 0 2,00 2 1 1,75 12 13 8,75 167,905 31564

28 0 MUHAMMED ENES ÇETİN  10 10 7,50 1 3 0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 3 2 2,50 14 21 8,75 167,450 31603

29 4575 ABDULKADİR ŞİMŞEK 12A 10 8 8,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 11 9 8,75 167,385 31611
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Genel Ortalama 23,0810,57 20,44 2,76 1,27 2,44 2,05 1,28 1,72 1,78 1,27 1,46 3,33 0,95 3,09 0,02 0,01 0,01 10,95 3,72 10,02 1,22 0,36 1,13 1,32 1,54 0,93 0,81 1,07 0,55 0,86 0,79 0,66 48,1822,83 42,45 265,330

Okul Ortalaması 11,9511,30 9,12 1,85 1,53 1,47 1,33 1,23 1,02 0,63 1,25 0,31 2,50 1,05 2,24 0,00 0,00 0,00 2,75 2,13 2,22 0,05 0,25 -0,01 0,10 0,65 -0,06 0,13 0,33 0,04 0,00 0,10 -0,02 21,2919,82 16,33 179,330

KATILIMLAR

30 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 4 5 2,75 2 0 2,00 1 1 0,75 3 0 3,00 10 6 8,50 167,313 31619

31 4536 HAMİD KILINC 12A 4 15 0,25 2 3 1,25 1 0 1,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 11 22 5,50 158,588 32105

32 0 POLAT 12 5 6 3,50 3 2 2,50 1 4 0,00 2 1 1,75 1 8 -1,00 0 5 -1,25 1 4 0,00 0 2 -0,50 13 32 5,00 156,575 32210

33 45620 GÜLSÜM KILIÇ 12B 6 5 4,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 9 16 5,00 156,453 32218

34 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 7 23 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 13 34 4,50 155,428 32275

35 4553 MUSTAFA DOĞANAY 12A 6 22 0,50 2 3 1,25 2 2 1,50 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 0 1,00 12 35 3,25 151,750 32431

36 4559 ENES DEMİR 12A 4 26 -2,50 3 2 2,50 1 1 0,75 1 4 0,00 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 12 38 2,50 149,895 32510

37 4571 ÖMER FARUK ŞENOL 12A 6 15 2,25 0 5 -1,25 2 3 1,25 1 5 -0,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 11 36 2,00 147,748 32606

38 0 ÖMERTKILINÇ 12 8 32 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 1 4 0,00 2 3 1,25 8 22 2,50 0 10 -2,50 21 79 1,25

39 4582 ENES TAHİR SARIKAYA 12A 2 14 -1,50 2 0 2,00 4 14 0,50

40 4505 GÖKHAN ÇELİK 12A 0 0 0,00
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