
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YARIÇAP TYT 1 44 242 397 16059

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 21,1411,66 18,23 1,89 1,95 1,40 1,35 1,37 1,00 1,62 1,37 1,28 3,18 0,75 3,00 0,01 0,01 0,01 8,50 3,43 7,64 1,01 0,43 0,91 0,88 1,92 0,40 1,41 0,96 1,17 1,60 0,71 1,43 42,5924,56 36,47 246,730

Okul Ortalaması 13,6812,36 10,59 1,50 2,43 0,89 1,20 1,18 0,91 0,95 1,07 0,69 3,25 0,73 3,07 0,00 0,00 0,00 3,07 2,64 2,41 0,11 0,16 0,07 0,16 0,57 0,02 0,09 0,07 0,07 0,23 0,09 0,20 24,2421,30 18,92 187,700

KATILIMLAR

1 4501 NEVA GÜNAY 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 4 1 3,75 10 7 8,25 1 0 1,00 56 22 50,50 290,448 3902

2 4502 MERYEM YILDIZ 12B 31 8 29,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 5 2,75 0 1 -0,25 47 20 42,00 265,070 5613

3 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 27 3 26,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 40 11 37,25 251,163 6851

4 4505 GÖKHAN ÇELİK 12A 20 12 17,00 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 11 7 9,25 0 2 -0,50 43 25 36,75 250,775 6887

5 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 27 12 24,00 2 3 1,25 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 4 11 1,25 1 0 1,00 44 29 36,75 249,865 6983

6 4588 ALİYE KARAKEPEN 12B 21 10 18,50 3 2 2,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 36 17 31,75 235,510 8541

7 4516 ZİŞAN KURT 12B 19 10 16,50 2 2 1,50 3 1 2,75 2 0 2,00 4 0 4,00 5 6 3,50 35 19 30,25 231,210 9012

8 4526 AHMET BERAT KURT 12A 15 10 12,50 2 3 1,25 4 0 4,00 1 1 0,75 5 0 5,00 6 3 5,25 33 17 28,75 227,200 9440

9 4598 FURKAN ÖZTÜRK 12A 15 24 9,00 2 3 1,25 1 2 0,50 4 1 3,75 13 4 12,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 38 39 28,25 226,195 9565

10 4541 YÜCEL CAN 12A 13 13 9,75 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 33 21 27,75 224,528 9745

11 4523 ESRA VURAL 12B 20 14 16,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 0 3,00 3 2 2,50 31 18 26,50 219,885 10311

12 4522 TAHA YILDIZ 12A 15 11 12,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 19 26,25 219,713 10325

13 4594 SENA CİVELEK 12B 22 12 19,00 3 2 2,50 0 5 -1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 33 27 26,25 218,835 10423

14 4555 OKAN DOĞAN 12A 10 7 8,25 2 3 1,25 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 6 3 5,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 30 17 25,75 218,703 10436

15 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 20 16 16,00 1 4 0,00 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 3 5 1,75 33 28 26,00 218,440 10471

16 4509 AHMET ENES KURT 12A 12 3 11,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 1 2,75 5 0 5,00 2 3 1,25 28 10 25,50 217,548 10563

17 4531 ERVA GÜLCAN KAYA 12B 17 9 14,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 7 1 6,75 28 14 24,50 214,073 10906

18 4550 EDA ARSLAN 12B 19 16 15,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 4 -1,00 4 0 4,00 2 4 1,00 1 0 1,00 31 28 24,00 212,570 11065

19 4549 ASYA MERAL 12B 19 9 16,75 2 3 1,25 1 2 0,50 2 2 1,50 4 0 4,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 29 20 24,00 212,323 11093

20 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 10 9 7,75 3 2 2,50 1 1 0,75 4 1 3,75 7 3 6,25 1 0 1,00 26 16 22,00 207,433 11588

21 4595 EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 12A 19 12 16,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 4 3 3,25 0 4 -1,00 27 23 21,25 204,055 11943

22 4557 MUSTAFA ÖZTÜRK 12A 12 13 8,75 2 3 1,25 1 1 0,75 3 2 2,50 7 4 6,00 1 0 1,00 26 23 20,25 202,018 12142

23 4530 SEMA NUR KOCA 12B 19 6 17,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 4 0,00 24 15 20,25 200,880 12252

24 4521 SULTAN GÜLMEZ 12B 16 17 11,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 2 0,50 4 0 4,00 1 0 1,00 24 21 18,75 197,098 12599

25 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 15 12 12,00 3 2 2,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 24 23 18,25 195,585 12742

26 4519 ELİF EKİCİ 12B 12 6 10,50 0 1 -0,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 0 2,00 19 9 16,75 191,220 13107

27 4575 ABDULKADİR ŞİMŞEK 12A 11 12 8,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 3 1 2,75 2 0 2,00 19 18 14,50 184,830 13627

28 4560 MERT TOPRAK 12A 11 29 3,75 2 3 1,25 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 9 3 8,25 24 40 14,00 183,793 13701

29 4535 ESMANUR KOÇYİĞİT 12B 12 11 9,25 0 2 -0,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 17 17 12,75 179,303 14005
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30 4543 ELİF KABA 12B 14 21 8,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 2 2,50 2 4 1,00 20 31 12,25 177,858 14113

31 4585 MÜKERREM KALKAN 12B 10 23 4,25 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 2 2,50 17 27 10,25 172,403 14449

32 4569 HABİBE KALP 12B 11 18 6,50 1 4 0,00 3 0 3,00 15 22 9,50 169,845 14579

33 4510 REYYAN KÜBRA YILMAZ12B 7 15 3,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 2 3 1,25 15 25 8,75 168,003 14650

34 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 7 9 4,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 3 1 2,75 11 12 8,00 165,543 14758

35 4559 ENES DEMİR 12A 7 9 4,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 11 14 7,50 164,033 14830

36 4528 FURKAN BEDİR 12A 7 9 4,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 11 14 7,50 164,033 14830

37 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 6 16 2,00 0 4 -1,00 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 10 26 3,50 152,380 15325

38 4574 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 2 2 1,50 1 2 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 6 13 2,75 150,040 15403

39 4582 ENES TAHİR SARIKAYA 12A 5 13 1,75 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 7 24 1,00 144,793 15541

40 4562 GÜLSÜM KILIÇ 12B 1 14 -2,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 6 25 -0,25 141,610 15605

41 0 MUSTAFAA  DOĞANAAY12A 5 17 0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 2 1,50 7 33 -1,25 138,188 15645

42 4568 NESLİHAN AYDIN 12B 2 7 0,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 8 20 3,00

43 4599 MUHAMMED ENES ÇETİN12A 4 24 -2,00 2 3 1,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 10 31 2,25

44 4571 ÖMER FARUK SENOL 12A 2 14 -1,50 2 0 2,00 4 14 0,50
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