
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ENS TYT 1 42 213 748 37205

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 19,4513,20 16,15 2,09 1,79 1,64 2,60 1,33 2,27 1,75 1,28 1,42 2,89 0,98 2,65 0,02 0,02 0,01 6,06 3,72 5,13 1,09 0,64 0,93 1,11 1,56 0,72 1,09 0,84 0,88 0,75 0,96 0,51 38,9026,32 32,31 232,820

Okul Ortalaması 13,5712,43 10,46 1,74 1,74 1,30 1,90 1,14 1,62 0,86 0,69 0,68 2,07 1,17 1,78 0,00 0,00 0,00 3,17 1,60 2,77 0,38 0,21 0,33 0,48 0,55 0,34 0,19 0,17 0,15 0,24 0,24 0,18 24,6019,94 19,61 183,120

KATILIMLAR

1 0 ÖZLEM SEVİNÇ  M 30 7 28,25 5 0 5,00 4 0 4,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 22 4 21,00 7 0 7,00 5 1 4,75 4 2 3,50 5 1 4,75 84 18 79,50 378,938 882

2 0 İCLAL KARAKOÇ  M 28 9 25,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 1 3,75 10 1 9,75 4 0 4,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 0 4,00 67 15 63,25 330,008 2771

3 4501 NEVA GÜNAY 12B 29 11 26,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 8 4 7,00 1 0 1,00 52 21 46,75 279,773 7825

4 4505 GÖKHAN ÇELİK 12A 23 12 20,00 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 2 0 2,00 10 0 10,00 1 1 0,75 45 15 41,25 263,975 10528

5 4588 ALİYE KARAKEPEN 12B 19 11 16,25 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 37 17 32,75 238,783 16403

6 4541 YÜCEL CAN 12A 17 13 13,75 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 2 3 1,25 7 2 6,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 35 23 29,25 228,618 19234

7 4598 FURKAN ÖZTÜRK 12A 18 21 12,75 2 3 1,25 3 1 2,75 1 0 1,00 10 0 10,00 1 1 0,75 35 26 28,50 226,413 19851

8 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 22 15 18,25 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 3 3,25 35 26 28,50 225,698 20064

9 4526 AHMET BERAT KURT 12A 16 15 12,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 2 2,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 34 24 28,00 224,998 20281

10 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 18 15 14,25 2 3 1,25 3 2 2,50 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 32 24 26,00 218,648 22111

11 4555 OKAN DO AN 12A 14 11 11,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 0 1,00 1 2 0,50 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 2 -0,50 30 21 24,75 215,263 23148

12 4523 ESRA VURAL 12B 23 14 19,50 1 1 0,75 2 0 2,00 3 1 2,75 1 3 0,25 0 1 -0,25 30 20 25,00 214,965 23229

13 4550 EDA NUR ARSLAN 12B 18 16 14,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 3 1 2,75 4 4 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 31 29 23,75 211,905 24046

14 4594 SENA CİVELEK 12B 15 20 10,00 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 30 26 23,50 211,660 24119

15 4549 ASYA MERAL 12B 20 11 17,25 2 2 1,50 3 1 2,75 2 2 1,50 2 3 1,25 0 4 -1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 30 26 23,50 210,738 24386

16 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 13 9 10,75 4 1 3,75 3 1 2,75 4 1 3,75 1 1 0,75 25 13 21,75 206,288 25559

17 4585 MÜKERREM KALKAN 12B 16 15 12,25 1 3 0,25 2 1 1,75 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 28 25 21,75 206,093 25607

18 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 16 17 11,75 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 29 30 21,50 205,423 25783

19 4522 TAHA YILDIZ 12A 15 15 11,25 4 1 3,75 3 2 2,50 1 1 0,75 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 27 25 20,75 203,183 26353

20 4530 SEMA NUR KOCA 12B 15 14 11,50 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 4 0 4,00 1 4 0,00 24 19 19,25 198,640 27500

21 4516 ZİŞAN KURT 12B 14 17 9,75 1 3 0,25 4 1 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 26 28 19,00 198,093 27617

22 4535 ESMANUR KOÇYİĞİT 12B 15 8 13,00 1 1 0,75 1 2 0,50 3 1 2,75 2 0 2,00 22 12 19,00 197,690 27724

23 4519 ELİF EKİCİ 12B 18 11 15,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 23 17 18,75 196,643 27977

24 4509 AHMET ENES KURT 12A 14 11 11,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 22 16 18,00 194,898 28396

25 4595 EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 12A 15 13 11,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 22 21 16,75 191,028 29286

26 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 10 13 6,75 1 4 0,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 7 0 7,00 0 1 -0,25 22 23 16,25 190,468 29400

27 4560 MERT TOPRAK 12A 14 15 10,25 6 2 5,50 0 1 -0,25 20 18 15,50 187,478 30036

28 4599 MUHAMMED ENES ÇETİN12A 11 17 6,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 4 2,00 0 1 -0,25 20 25 13,75 182,648 30936

29 4543 ELİF KABA 12B 14 22 8,50 1 2 0,50 3 0 3,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 1 0 1,00 21 32 13,00 180,155 31379
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KATILIMLAR

30 4569 HABİBE KALP 12B 12 6 10,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 16 13 12,75 179,140 31566

31 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 11 13 7,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 0 3,00 1 1 0,75 0 2 -0,50 17 21 11,75 176,458 31993

32 4574 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 8 10 5,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 14 14 10,50 172,975 32565

33 4575 ABDULKADİR ŞİMŞEK 12A 9 18 4,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 0 2,00 12 23 6,25 160,290 34223

34 4510 KÜBRA 12B 4 4 3,00 1 2 0,50 1 2 0,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 8 12 5,00 156,710 34591

35 4562 GÜLSÜM KILIÇ 12B 6 22 0,50 1 2 0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 11 34 2,50 149,525 35184

36 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 5 18 0,50 2 2 1,50 0 1 -0,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 9 30 1,50 146,455 35408

37 4558 EREN ERDOĞAN 12A 1 17 -3,25 0 3 -0,75 0 4 -1,00 0 3 -0,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 28 -4,00 130,343 35916

38 0   0 0 0,00

39 0   0 0 0,00

40 0   0 0 0,00

41 0   0 0 0,00

42 4582 ENES TAHİR S RIKAYA 12A 4 16 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 27 -1,75
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