
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT TG 34 156 1487 83920

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,18 7,82 25,23 3,53 0,89 3,31 2,07 1,31 1,74 2,67 1,18 2,37 4,06 0,46 3,95 0,01 0,01 0,01 9,90 3,86 8,93 2,41 0,73 2,23 1,75 1,62 1,34 1,63 1,49 1,26 2,29 0,96 2,05 57,5020,33 52,42 294,880

Okul Ortalaması 16,6210,79 13,92 2,53 1,35 2,19 1,50 1,44 1,14 1,53 0,88 1,31 3,79 0,53 3,66 0,00 0,00 0,00 2,50 2,65 1,84 0,09 0,06 0,07 0,24 0,26 0,17 0,03 0,06 0,01 1,18 0,24 1,12 30,0118,26 25,43 213,000

KATILIMLAR

1 477 EYLÜL YILDIRIM 12B 36 3 35,25 5 0 5,00 4 0 4,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 3 18,25 2 0 2,00 2 0 2,00 77 7 75,25 364,753 15801

2 4522 TAHA YILDIZ 12A 26 9 23,75 5 0 5,00 3 1 2,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 45 12 42,00 265,793 55313

3 4588 ALİYE KARAKEPEN 12B 25 10 22,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 3 4 2,00 1 0 1,00 45 18 40,50 261,425 57427

4 4594 SENA CİVELEK 12B 27 5 25,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 44 15 40,25 260,238 57977

5 4519 ELİF EKİCİ 12B 30 5 28,75 3 0 3,00 1 2 0,50 2 0 2,00 5 0 5,00 1 4 0,00 1 0 1,00 43 11 40,25 259,858 58154

6 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 28 10 25,50 2 3 1,25 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 0 1,00 44 20 39,00 256,535 59688

7 4505 GÖKHAN ÇELİK 12A 21 6 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 6 5 4,75 0 1 -0,25 2 0 2,00 42 14 38,50 255,805 60020

8 4549 ASYA MERAL 12B 29 7 27,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 17 38,75 255,513 60155

9 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 28 9 25,75 2 3 1,25 3 0 3,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 42 18 37,50 251,943 61708

10 4516 ZİŞAN KURT 12B 18 7 16,25 4 0 4,00 3 0 3,00 3 2 2,50 5 0 5,00 4 3 3,25 1 0 1,00 1 0 1,00 39 12 36,00 248,648 63013

11 4523 ESRA VURAL 12B 25 11 22,25 4 0 4,00 1 1 0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 40 16 36,00 247,868 63293

12 4521 AYFER GÜLMEZ 12B 22 8 20,00 3 1 2,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 36 14 32,50 237,590 67007

13 4550 NUR ARSLAN 12B 13 17 8,75 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 6 6 4,50 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 28 31,00 234,543 67953

14 4530 SEMA NUR KOCA 12B 23 10 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 2 1 1,75 5 0 5,00 1 5 -0,25 1 0 1,00 36 19 31,25 233,750 68213

15 4531 ERVA GÜLCAN KAYA 12B 23 7 21,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 5 0 5,00 3 5 1,75 1 0 1,00 34 13 30,75 232,143 68731

16 4526 AHMET BERAT KURT 12A 18 10 15,50 3 2 2,50 2 2 1,50 2 0 2,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 0 1,00 34 14 30,50 232,135 68737

17 4541 YÜCEL CAN 12A 14 11 11,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 2 1 1,75 1 0 1,00 30 15 26,25 219,853 72038

18 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 14 9 11,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 1 4 0,00 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 28 17 23,75 212,378 73689

19 4555 OKAN DOĞAN 12A 10 7 8,25 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 1 5 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 2 1 1,75 27 18 22,50 209,018 74397

20 4557 MUSTAFA ÖZTÜRK 12A 10 7 8,25 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 2 1 1,75 2 1 1,75 26 16 22,00 207,508 74644

21 4543 ELİF KABA 12B 18 16 14,00 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 28 23 22,25 207,415 74655

22 4558 EREN ERDOĞAN 12A 17 10 14,50 2 2 1,50 1 2 0,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 26 18 21,50 205,085 75077

23 4535 ESMANUR KOÇYİ İT 12B 14 12 11,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 25 17 20,75 203,275 75429

24 4585 MÜKERREM KALKAN 12B 15 22 9,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 3 1,25 1 0 1,00 26 34 17,50 193,655 77021

25 4509 AHMET ENES KURT 12A 12 3 11,25 1 0 1,00 1 0 1,00 14 3 13,25 180,593 78750

26 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 8 7 6,25 1 0 1,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 15 11 12,25 178,263 79049

27 4510 REYYAN 12B 8 14 4,50 2 3 1,25 1 3 0,25 0 3 -0,75 5 0 5,00 1 2 0,50 1 0 1,00 18 25 11,75 176,940 79192

28 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 7 19 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 1 2 0,50 2 3 1,25 2 0 2,00 1 1 0,75 15 29 7,75 165,143 80434

29 4599 MUHAMMED ENES ÇETİN12A 4 13 0,75 1 4 0,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 0 3,00 1 0 1,00 12 21 6,75 162,328 80671
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Genel Ortalama 27,18 7,82 25,23 3,53 0,89 3,31 2,07 1,31 1,74 2,67 1,18 2,37 4,06 0,46 3,95 0,01 0,01 0,01 9,90 3,86 8,93 2,41 0,73 2,23 1,75 1,62 1,34 1,63 1,49 1,26 2,29 0,96 2,05 57,5020,33 52,42 294,880

Okul Ortalaması 16,6210,79 13,92 2,53 1,35 2,19 1,50 1,44 1,14 1,53 0,88 1,31 3,79 0,53 3,66 0,00 0,00 0,00 2,50 2,65 1,84 0,09 0,06 0,07 0,24 0,26 0,17 0,03 0,06 0,01 1,18 0,24 1,12 30,0118,26 25,43 213,000

KATILIMLAR

30 4568 NESLİHAN AYDIN 12B 5 14 1,50 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 12 23 6,25 160,720 80813

31 4582 ENES TAHİR SARIKAYA 12A 3 12 0,00 1 0 1,00 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 1 1 0,75 10 21 4,75 156,375 81204

32 4562 GÜLSÜM KILIÇ 12B 7 21 1,75 0 5 -1,25 1 2 0,50 3 2 2,50 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 14 38 4,50 155,353 81309

33 4575 ABDULKADİR ŞİMŞEK 12A 5 18 0,50 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 8 22 2,50 149,525 81754

34 4560 ERŞAN TOPRAK 12A 2 18 -2,50 1 4 0,00 1 0 1,00 4 22 -1,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
12A 12B

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

