
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ KRALLAR KARMASI TYT 1 42 181 2150 43021

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,1710,15 20,63 1,91 1,92 1,43 2,34 1,37 1,99 1,31 1,49 0,94 3,94 0,39 3,85 0,00 0,00 0,00 9,08 3,34 8,24 1,73 0,41 1,63 2,67 1,51 2,29 1,96 1,21 1,66 2,27 0,93 2,04 50,3822,72 44,70 270,240

Okul Ortalaması 15,0511,52 12,17 1,43 1,95 0,94 1,79 1,40 1,43 0,81 0,90 0,58 3,48 0,67 3,31 0,00 0,00 0,00 2,43 1,50 2,05 0,00 0,00 0,00 0,29 0,71 0,11 0,12 0,17 0,08 0,14 0,14 0,11 25,5418,96 20,78 200,120

KATILIMLAR

1 4590 MERYEM YILDIZ 12B 37 2 36,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 5 0 5,00 21 2 20,50 2 0 2,00 79 4 78,00 372,895 4171

2 4501 NEVA GÜNAY 12B 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 9 3 8,25 49 23 43,25 269,528 21817

3 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 27 6 25,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 3 1 2,75 1 0 1,00 42 12 39,00 256,505 25157

4 0 GÖKHAN ÇELİK 12A 25 11 22,25 3 2 2,50 4 1 3,75 0 2 -0,50 5 0 5,00 4 4 3,00 41 20 36,00 247,828 27325

5 4604 RÜVEYDA YİĞİT 11B 15 11 12,25 1 2 0,50 4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 8 1 7,75 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 37 21 31,75 236,383 30093

6 4602 MERYEM SAYAN 11B 16 8 14,00 4 0 4,00 3 0 3,00 0 1 -0,25 4 0 4,00 5 1 4,75 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 35 13 31,75 236,155 30161

7 4531 ERVA G KAYA 12B 24 7 22,25 1 1 0,75 3 0 3,00 4 1 3,75 2 0 2,00 34 9 31,75 234,993 30433

8 4549 ASYA MERAL 12B 22 9 19,75 3 1 2,75 2 1 1,75 1 3 0,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 36 18 31,50 234,713 30491

9 4522 TAHA YILDIZ 12A 22 10 19,50 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 1 1 0,75 35 14 31,50 234,595 30515

10 4516 ZİŞAN KURT 12B 18 8 16,00 4 0 4,00 2 3 1,25 5 0 5,00 4 2 3,50 1 0 1,00 34 13 30,75 232,825 30928

11 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 23 14 19,50 1 4 0,00 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 1 0 1,00 35 22 29,50 228,555 31827

12 4550 NUR ARSLAN 12B 17 16 13,00 2 2 1,50 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 6 4 5,00 35 26 28,50 226,380 32277

13 0 OKAN DOĞAN 12A 15 13 11,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 0 2,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 33 27 26,25 219,888 33483

14 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 11B 20 12 17,00 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 32 27 25,25 216,035 34166

15 4598 FURKAN ÖZTÜRK 12A 18 11 15,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 6 2 5,50 30 22 24,50 214,008 34530

16 4528 FURKAN BEDİR 12A 12 20 7,00 3 2 2,50 4 1 3,75 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 30 25 23,75 212,815 34709

17 4509 AHMET ENES KURT 12A 11 5 9,75 4 1 3,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 0 1,00 3 1 2,75 25 10 22,50 208,683 35402

18 4535 ESMANUR KOÇYİĞİT 12B 18 9 15,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 1 3,75 1 0 1,00 26 13 22,75 208,658 35406

19 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 19 14 15,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 26 19 21,25 204,160 36075

20 4530 SEMA NUR KOCA 12B 18 12 15,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 4 0 4,00 25 16 21,00 203,470 36186

21 4523 ESRA VURAL 12B 16 13 12,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 0 1,00 5 0 5,00 1 1 0,75 25 17 20,75 203,008 36241

22 4594 SENA CİVELEK 12B 19 14 15,50 0 5 -1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 4 1 3,75 0 3 -0,75 26 29 18,75 196,610 37110

23 0 MERVE YILDIZ 11B 15 19 10,25 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 0 6 -1,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 26 34 17,50 193,428 37484

24 4521 SULTAN 12B 15 6 13,50 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 0 1 -0,25 19 10 16,50 190,075 37869

25 4569 HABİBE KALP 12B 16 14 12,50 0 4 -1,00 5 0 5,00 1 2 0,50 0 3 -0,75 22 23 16,25 189,420 37945

26 4612 HATİCE DELEN 11B 11 11 8,25 2 0 2,00 3 1 2,75 3 2 2,50 0 1 -0,25 19 15 15,25 186,983 38235

27 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 7 6 5,50 2 3 1,25 1 1 0,75 5 0 5,00 2 0 2,00 17 10 14,50 185,075 38436

28 4595 EMİR Ş HİN ÖZCÜ 12A 12 12 9,00 3 0 3,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 15 14,25 183,855 38564

29 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 12 7 10,25 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 18 15 14,25 183,693 38584
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Genel Ortalama 23,1710,15 20,63 1,91 1,92 1,43 2,34 1,37 1,99 1,31 1,49 0,94 3,94 0,39 3,85 0,00 0,00 0,00 9,08 3,34 8,24 1,73 0,41 1,63 2,67 1,51 2,29 1,96 1,21 1,66 2,27 0,93 2,04 50,3822,72 44,70 270,240

Okul Ortalaması 15,0511,52 12,17 1,43 1,95 0,94 1,79 1,40 1,43 0,81 0,90 0,58 3,48 0,67 3,31 0,00 0,00 0,00 2,43 1,50 2,05 0,00 0,00 0,00 0,29 0,71 0,11 0,12 0,17 0,08 0,14 0,14 0,11 25,5418,96 20,78 200,120

KATILIMLAR

30 4585 MÜKERREM KALKAN 12B 14 21 8,75 2 3 1,25 1 2 0,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 3 1 2,75 22 33 13,75 182,388 38705

31 4541 YÜCEL CAN 12A 13 19 8,25 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 20 30 12,50 178,668 39042

32 4519 ELİF EKİCİ 12B 13 2 12,50 13 2 12,50 178,125 39099

33 4603 ECRAL BERA YILMAZ 11B 9 13 5,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 2 0 2,00 16 19 11,25 175,228 39350

34 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 9 19 4,25 1 2 0,50 1 4 0,00 0 2 -0,50 3 1 2,75 4 2 3,50 0 3 -0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 19 34 10,50 173,158 39499

35 4526 AHMET BERAT KURT 12A 9 12 6,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 3 1 2,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 15 18 10,50 172,990 39518

36 4543 ELİF KABA 12B 11 11 8,25 2 3 1,25 1 1 0,75 14 15 10,25 171,883 39590

37 4562 GÜLSÜM KILIÇ 12B 6 10 3,50 1 3 0,25 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 11 17 6,75 161,930 40380

38 4568 NESLİHAN AYDIN 12B 5 15 1,25 4 1 3,75 1 2 0,50 10 18 5,50 158,448 40633

39 4558 EREN ERDOĞAN 12A 2 6 0,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 1 1,75 6 10 3,50 152,505 41031

40 4574 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 6 10 3,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 7 16 3,00 150,595 41150

41 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 6 21 0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 0 3 -0,75 2 1 1,75 0 3 -0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 8 37 -1,25 138,098 41620

42 4582 ENES TAHİR SARIKAYA   2 12 -1,00 0 5 -1,25 0 3 -0,75 0 6 -1,50 2 26 -4,50
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