
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ YAYIN DENİZİ TYT 1 38 162 1049 61636

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 23,6810,25 21,12 2,46 1,24 2,15 2,42 1,28 2,10 2,90 0,73 2,72 1,60 1,39 1,25 0,02 0,01 0,02 8,74 3,90 7,77 1,27 0,58 1,12 1,27 1,58 0,88 1,35 1,08 1,08 0,86 1,33 0,53 46,5723,37 40,74 259,160

Okul Ortalaması 12,61 9,84 10,14 1,55 0,79 1,36 1,50 0,92 1,27 1,34 0,47 1,22 0,79 1,03 0,53 0,11 0,00 0,11 1,37 1,42 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 -0,06 0,11 0,11 0,08 0,13 0,05 0,12 19,5114,87 15,78 173,830

KATILIMLAR

1 4501 NEVA GÜNAY 12A 31 9 28,75 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 1 4 0,00 8 2 7,50 54 15 50,25 290,018 19968

2 4602 MERYEM SAYAN 11B 22 12 19,00 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 4 0 4,00 6 4 5,00 2 0 2,00 2 0 2,00 46 18 41,50 265,020 27808

3 4517 AKTAŞ FATMA NUR 12B 27 7 25,25 3 0 3,00 3 0 3,00 4 1 3,75 1 0 1,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 39 9 36,75 249,693 33352

4 4505 GÖKHAN 12A 24 10 21,50 4 0 4,00 4 1 3,75 8 6 6,50 40 17 35,75 247,170 34332

5 4601 RÜVEYDA YİĞİT 11B 17 8 15,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 0 4,00 1 1 0,75 8 3 7,25 0 4 -1,00 0 2 -0,50 2 0 2,00 38 19 33,25 240,485 36844

6 4549 ASYA MERAL 12B 26 10 23,50 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 1 3 0,25 1 0 1,00 36 19 31,25 233,320 39497

7 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 11B 21 15 17,25 3 0 3,00 3 1 2,75 5 0 5,00 1 2 0,50 2 6 0,50 0 3 -0,75 2 1 1,75 1 1 0,75 38 29 30,75 232,693 39740

8 4594 SENA CİVELEK 12B 21 13 17,75 3 2 2,50 3 1 2,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 33 21 27,75 223,498 42944

9 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 18 17 13,75 4 1 3,75 3 2 2,50 2 1 1,75 3 0 3,00 30 21 24,75 214,958 45566

10 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 19 17 14,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 30 23 24,25 213,318 46054

11 4530 SEMA NUR KOCA 12B 23 9 20,75 1 0 1,00 2 1 1,75 1 1 0,75 27 11 24,25 212,538 46275

12 4588 KARAKEPEN ALİYE 12B 20 13 16,75 2 0 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 0 3 -0,75 2 3 1,25 29 23 23,25 210,038 47007

13 4550 NUR ARSLAN 12B 20 15 16,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 2 1,50 1 2 0,50 0 6 -1,50 30 28 23,00 209,348 47193

14 4516 KURT ZİŞAN 12B 18 7 16,25 3 2 2,50 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 2 1 1,75 26 15 22,25 207,083 47850

15 4519 ELİF EKİCİ 12B 17 5 15,75 1 1 0,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 22 7 20,25 201,108 49355

16 4523 ESRA VURAL 12B 21 6 19,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 23 11 20,25 200,620 49482

17 4531 ERVA KAYA 12B 15 10 12,50 2 0 2,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 2 2,50 23 15 19,25 198,510 50018

18 4535 ESMANUR KOÇYİĞİT 12B 20 10 17,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 22 13 18,75 196,350 50545

19 4521 AYFER G 12B 16 7 14,25 3 0 3,00 0 2 -0,50 19 9 16,75 190,733 51868

20 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 18 10 15,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 19 12 16,00 188,295 52386

21 4555 OKAN DOĞAN 12A 6 9 3,75 4 0 4,00 3 2 2,50 13 11 10,25 172,468 55507

22 4569 HABİBE KALP 12B 7 11 4,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 3 2,25 13 16 9,00 168,628 56144

23 4522 TAHA YILDIZ 12A 4 3 3,25 2 1 1,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 8 7 6,25 160,433 57453

24 4562 GÜLS * KILIÇ 12B 4 6 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 9 12 6,00 159,795 57562

25 4582 ENES TAHİR SARIKAYA 12A 7 7 5,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 1 1 0,75 9 12 6,00 159,438 57615

26 4574 YUSUF DEMİRTAŞ 12A 7 17 2,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 12 25 5,75 159,008 57671

27 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 4 10 1,50 1 1 0,75 1 1 0,75 2 1 1,75 8 13 4,75 156,150 58072

28 0 KÜBRA 12B 3 4 2,00 1 1 0,75 1 0 1,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 6 7 4,25 154,575 58288

29 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 3 4 2,00 2 0 2,00 5 4 4,00 153,820 58399
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Genel Ortalama 23,6810,25 21,12 2,46 1,24 2,15 2,42 1,28 2,10 2,90 0,73 2,72 1,60 1,39 1,25 0,02 0,01 0,02 8,74 3,90 7,77 1,27 0,58 1,12 1,27 1,58 0,88 1,35 1,08 1,08 0,86 1,33 0,53 46,5723,37 40,74 259,160

Okul Ortalaması 12,61 9,84 10,14 1,55 0,79 1,36 1,50 0,92 1,27 1,34 0,47 1,22 0,79 1,03 0,53 0,11 0,00 0,11 1,37 1,42 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 -0,06 0,11 0,11 0,08 0,13 0,05 0,12 19,5114,87 15,78 173,830

KATILIMLAR

30 4526 AHMET BERAT KURT 12A 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 2 2 1,50 6 10 3,50 152,408 58565

31 4543 ELİF KABA 12B 4 13 0,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 6 15 2,25 148,698 59068

32 4595 EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 12A 4 8 2,00 4 8 2,00 147,780 59185

33 0 AHMET ENES KURT 12A 1 1 0,75 1 1 0,75 144,265 59567

34 4560 ERŞAN TOPRAK 12A 4 14 0,50 4 14 0,50 143,445 59634

35 4558 EREN ERDOĞAN 12A 3 16 -1,00 1 1 0,75 1 2 0,50 2 0 2,00 7 19 2,25

36 4590 MERYEM 12B 0 0 0,00

37 4568 NESLİHAN AYDIN 12B 1 14 -2,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 1 3 0,25 0 2 -0,50 3 23 -2,75

38 4544 İREM ESİRKİŞ 12B 1 21 -4,25 0 5 -1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 3 33 -5,25
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