
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM) 29 88 2394 38159

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,61 9,58 23,21 2,92 1,51 2,54 2,38 1,14 2,09 2,30 1,25 1,99 3,34 0,76 3,15 0,00 0,00 0,00 12,66 3,01 11,91 1,76 0,74 1,57 2,71 1,45 2,34 2,11 1,06 1,85 2,25 1,13 1,97 58,0421,63 52,62 294,210

Okul Ortalaması 17,7913,59 14,40 2,45 1,55 2,06 1,76 1,10 1,48 1,31 0,76 1,12 3,45 0,62 3,29 0,00 0,00 0,00 3,10 1,69 2,68 0,00 0,03 -0,01 0,21 0,24 0,15 0,03 0,00 0,03 0,21 0,03 0,20 30,3119,61 25,40 216,870

KATILIMLAR

1 4501 NEVA GÜNAY 12B 33 7 31,25 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 12 6 10,50 59 19 54,25 301,773 18662

2 4537 DİLEK ÇİÇEK 12B 22 8 20,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 3 0 3,00 46 11 43,25 270,175 24209

3 4516 ZİŞAN KURT 12B 23 12 20,00 5 0 5,00 2 1 1,75 2 1 1,75 4 0 4,00 10 3 9,25 46 17 41,75 265,485 25033

4 4517 FATMA NUR AKTAŞ 12B 28 6 26,50 4 1 3,75 3 0 3,00 3 1 2,75 3 1 2,75 1 2 0,50 42 11 39,25 257,090 26429

5 4554 ŞULENUR YILDIRIM 12B 25 11 22,25 3 2 2,50 1 2 0,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 39 18 34,50 243,298 28704

6 4597 BÜŞRA ÜNAL 12B 24 11 21,25 3 2 2,50 3 2 2,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 0 2,00 37 17 32,75 238,143 29456

7 4594 SENA C* ELEK 12B 20 14 16,50 3 2 2,50 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 37 20 32,00 236,535 29700

8 4555 OKAN DOĞAN 12A 14 16 10,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 36 23 30,25 232,155 30257

9 4519 ELİF EKİCİ 12B 23 8 21,00 3 0 3,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 1 0 1,00 33 10 30,50 231,380 30340

10 4522 TAHA YILDIZ 12A 20 16 16,00 2 3 1,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 3 1 2,75 1 1 0,75 1 0 1,00 36 24 30,00 230,590 30458

11 4588 ALİYE KARAKEPEN 12B 21 15 17,25 3 2 2,50 3 1 2,75 2 1 1,75 5 0 5,00 0 1 -0,25 34 20 29,00 227,338 30847

12 4550 NUR ARSLAN 12B 17 18 12,50 4 1 3,75 4 1 3,75 2 1 1,75 5 0 5,00 4 6 2,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 36 29 28,75 227,190 30866

13 4523 ESRA VURAL 12B 22 14 18,50 3 0 3,00 1 1 0,75 4 0 4,00 3 2 2,50 33 17 28,75 226,420 30956

14 4521 AYFER 12B 18 10 15,50 4 0 4,00 2 2 1,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 3 2,25 31 17 26,75 220,770 31627

15 4585 MÜKERREM KALKAN 12B 17 11 14,25 2 1 1,75 1 1 0,75 2 2 1,50 3 0 3,00 5 0 5,00 30 15 26,25 219,423 31773

16 4531 ERVA KAYA 12B 21 11 18,25 2 1 1,75 1 2 0,50 0 3 -0,75 3 0 3,00 3 1 2,75 30 18 25,50 216,638 32075

17 4535 ESMANUR KOÇYİĞİT 12B 16 16 12,00 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 0 4,00 2 1 1,75 29 20 24,00 212,920 32482

18 4528 FURKAN BEDİR 12A 14 14 10,50 2 3 1,25 3 2 2,50 1 0 1,00 4 1 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 28 22 22,50 208,615 32890

19 4558 ERENE RDOĞAN 12A 16 10 13,50 2 2 1,50 2 1 1,75 0 1 -0,25 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 27 18 22,50 208,225 32931

20 4512 ÖMER ARSLAN 12A 22 17 17,75 3 1 2,75 25 18 20,50 201,603 33499

21 4526 AHMET BERAT KURT 12A 14 17 9,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 3 3 2,25 26 27 19,25 198,868 33715

22 4595 EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 12A 15 14 11,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 3 1 2,75 23 20 18,00 194,865 34031

23 4530 SEMA NUR KOCA 12B 19 14 15,50 1 2 0,50 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 0 2 -0,50 23 20 18,00 194,345 34073

24 4559 ENES DEMİR 12A 11 22 5,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 1 2,75 3 1 2,75 0 1 -0,25 22 28 15,00 186,575 34605

25 4596 MEHMET CAN ÇENBER 12A 8 8 6,00 2 3 1,25 5 0 5,00 3 1 2,75 18 12 15,00 186,520 34613

26 4543 ELİF KABA 12B 12 20 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 2 0 2,00 18 24 12,00 177,330 35154

27 4556 MERYEM  KUMUŞ 12B 10 10 7,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 2 2 1,50 1 1 0,75 15 17 10,75 173,520 35399

28 4569 HABİBE KALP 12B 7 23 1,25 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 2 4 1,00 14 30 6,50 161,468 36008

29 4568 NESLİHAN AYDIN 12B 4 21 -1,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 6 27 -0,75 139,898 36983
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM) 29 88 2394 38159

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 25,61 9,58 23,21 2,92 1,51 2,54 2,38 1,14 2,09 2,30 1,25 1,99 3,34 0,76 3,15 0,00 0,00 0,00 12,66 3,01 11,91 1,76 0,74 1,57 2,71 1,45 2,34 2,11 1,06 1,85 2,25 1,13 1,97 58,0421,63 52,62 294,210

Okul Ortalaması 17,7913,59 14,40 2,45 1,55 2,06 1,76 1,10 1,48 1,31 0,76 1,12 3,45 0,62 3,29 0,00 0,00 0,00 3,10 1,69 2,68 0,00 0,03 -0,01 0,21 0,24 0,15 0,03 0,00 0,03 0,21 0,03 0,20 30,3119,61 25,40 216,870

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET BERAT KURT 4526 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,868 294,210 6 21 73 2259 33715
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 17 9,75 24 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,81 2,67 13,48

Toplam: 120 26 27 19,25 16 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe eaeEdC ea cd  A CabdbBACEeCdEDcdeEEE    

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal bAbdacDbAaC  A ED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik c  cD         a        BC               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 10 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİR ŞAHİN ÖZCÜ 4595 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,865 294,210 7 22 74 2270 34031
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 14 11,50 29 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,81 2,67 13,48

Toplam: 120 23 20 18,00 15 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe aDbAaCdcA  CcacaCaEBCCADEbB dcd  E      

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal cBbAdd         D dED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c  D  D             B                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 8 4 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES DEMİR 4559 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 186,575 294,210 8 24 76 2290 34605
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 22 5,50 14 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,81 2,67 13,48

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,39 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,20 1,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,61 0,38 6,16

Toplam: 120 22 28 15,00 13 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe aDcAaCAcA  dcacadDEceCA bbB d d eE cdcac

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BaCAbA a D     D dED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c  D  D             B                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen     c               

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 4 12 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERENE RDOĞAN 4558 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,225 294,210 4 19 71 2224 32931
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,81 2,67 13,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,39 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,20 1,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,61 0,38 6,16

Toplam: 120 27 18 22,50 19 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe  DAE C e  d   A CbbBbBbCbb   DaABEEE  Ba

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal eb BB D Aad    dDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik     D        E         a c              

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen     a A             

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 0 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 10 6 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN BEDİR 4528 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,615 294,210 3 18 70 2220 32890
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 14 10,50 26 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,81 2,67 13,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,39 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,22 0,20 1,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,61 0,38 6,16

Toplam: 120 28 22 22,50 19 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe aDcAaCAcA  dcaba DEcCCADbCB dcdA        

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eaCAbAeaCD C   DBdED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c  D  D             B                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen    Ec               

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 7 5 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET CAN ÇENBER 4596 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 186,520 294,210 9 25 77 2291 34613
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 8 6,00 15 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,81 2,67 13,48

Toplam: 120 18 12 15,00 13 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe eDAbdC        c  a  D A   C  DcdeE      

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal bAdBa          EDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik D  cD                  B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 5 3 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OKAN DOĞAN 4555 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,155 294,210 1 8 59 2118 30257
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 2,81 2,67 13,48

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,39 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,22 0,20 1,97

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,61 0,38 6,16

Toplam: 120 36 23 30,25 25 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe DabAaCA  B Cedc dacBCCdedb  E  d  AbEEcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAAAeaaDbCBA DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik    D  D            CB        E          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen   aEA b            C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 21 8 7 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
DALGALAR 2 1 0 50
ENERJİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER ARSLAN 4512 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,603 294,210 5 20 72 2253 33499
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 11,17 14,40 23,21

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,81 2,67 13,48

Toplam: 120 25 18 20,50 17 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe DDAEbCebBacdAaeaCDEBDBACEbC aDbAcEdbbEcD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Matematik D   D   d              B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA YILDIZ 4522 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,590 294,210 2 10 61 2127 30458
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 9 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 16 16,00 40 11,17 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,42 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,33 1,48 2,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,83 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,28 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 6,86 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,81 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,81 2,67 13,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,39 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 0,03 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,22 0,20 1,97

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,61 0,38 6,16

Toplam: 120 36 24 30,00 25 21,44 25,41 52,63

TYT Türkçe aDcAaCAdA  dcaAadDEBedADbbBBaDEAAEdEEc  

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eaCAbAaBCD CB  cBEEe     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c  D  D             B                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen    Ec              C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 1 0 50
ENERJİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİYE KARAKEPEN 4588 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,338 294,210 9 11 62 2139 30847
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 34 20 29,00 24 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe aDdbaCd A   eecDCaEBCCbDEbBdEDEdAEecEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eaCAAA aCD CBe DBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c                                       

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYFER 4521 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 220,770 294,210 12 14 65 2174 31627
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 31 17 26,75 22 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe  DbAaCA     cecDdcEBCCA EbeBaDEAAEA     

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCA dD aD Cc  DdEE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik B     D            da       bE          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 12 3 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 2 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ÜNAL 4597 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,143 294,210 6 6 57 2070 29456
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 37 17 32,75 27 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe  DAdCC DBadbA AEdDEeDBAdEbCdEaEdBE  AEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAcBaaDaACC  A EDeEc     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    BD                                   

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLEK ÇİÇEK 4537 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 270,175 294,210 2 2 49 1813 24209
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 8 20,00 50 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 2,61 2,67 13,48

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 0,15 2,34

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,05 0,03 1,85

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,19 0,20 1,97

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 0,28 0,38 6,16

Toplam: 120 46 11 43,25 36 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DDEACCAEABBC  c   E  CdbabcBEDEAAE db  D

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BBCAeADBdDa  ABDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik                 A  CBD     C            

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen          E    AE   C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 21 9 7 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF EKİCİ 4519 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,380 294,210 8 9 60 2121 30340
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 33 10 30,50 25 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe eDAdCC DB dCA c C EcDBbCEbCAEDaABE    BD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CA B  b dCC    ED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik                        B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 4 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KABA 4543 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 177,330 294,210 17 26 80 2315 35154
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 18 24 12,00 10 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe  aEeaCA   cdBecadaE  dbDEbB  cdAdddcEcBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal  aCc     D     DcbE      

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik       D            C                    

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 7 10 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERVA KAYA 4531 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 216,638 294,210 14 16 67 2188 32075
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 30 18 25,50 21 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe ecEAaCA A     A eDEBCCAaEbBd DbddEcEEEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BdC   a dD  dedDBE       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik  D    D            C       d            

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR KOÇYİĞİT 4535 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,920 294,210 15 17 68 2205 32482
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 29 20 24,00 20 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe D eb C  d ed  e dcbeDBAbEbCcbDEABEEcAcBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal C cBa D  CCd ABED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik     b               D  B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA VURAL 4523 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 226,420 294,210 11 13 64 2144 30956
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 33 17 28,75 24 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DeAEaCBDBd dAaAd aEea AbEbCd DEABEEccEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CA B  D  e     ED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik     D c b              BC               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 1 2 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA NUR AKTAŞ 4517 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 257,090 294,210 4 4 53 1920 26429
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 42 11 39,25 33 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DDeECCd   d A c CDEBDBACdCCAEDEbBEEEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABe D ACCe AB DcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    cD   e                               

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİBE KALP 4569 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 161,468 294,210 19 28 87 2343 36008
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 23 1,25 3 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 14 30 6,50 5 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe badaeC    d    cCbaeadAbbbCbbDabaEEbda  

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal C  ca     b    E DEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik Daa    eb              B                

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 5 14 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 1 0 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM  KUMUŞ 4556 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,520 294,210 18 27 82 2324 35399
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 10 7,50 19 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 4 1,00 5 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,61 2,67 13,48

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,04 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,03 1,85

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,19 0,20 1,97

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,28 0,38 6,16

Toplam: 120 15 17 10,75 9 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DDbAaCe    d  d C  eb  bE   E  d E   EcD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal  B  b c    d  a  E       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik   D       a      a   D                  

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen    E b              

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 21 5 5 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 1 1 8
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 1 1 50
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜKERREM KALKAN 4585 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 219,423 294,210 13 15 66 2177 31773
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 30 15 26,25 22 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DDAb C cB cCA c   EBDBceEb  EDE cE dcc D

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CA  dB   beBaA  D EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik                  A  D  BC   C           

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 2 0 67
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 0 33
PARAGRAF YORUMU 21 9 7 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 5 0 38
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NESLİHAN AYDIN 4568 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 139,898 294,210 20 29 88 2363 36983
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 21 -1,25 -3 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 6 27 -0,75 -1 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe babe      d a c    eaebe eaBc Ec EedcEce

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal  c              dbbD     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik        c  D  b                          

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 14 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEVA GÜNAY 4501 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 301,773 294,210 1 1 35 1420 18662
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 59 19 54,25 45 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DDEAdCAbAdBCBBADCDEBCaAbEbBBEDEAAEAEcEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal eBCAAAeBCbaCdeBDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik BD  BbcEDb EBA  A  dBe   B Ca           

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 3 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 3 2 1 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 2 31
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NUR ARSLAN 4550 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 227,190 294,210 10 12 63 2140 30866
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 2,61 2,67 13,48

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,03 1,85

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,19 0,20 1,97

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,28 0,38 6,16

Toplam: 120 36 29 28,75 24 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe abAdaCBec Ad ec dbEBDBbeEC AbDbAdE dcEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAbBBcDDACC  AdEDDEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik e  ee   A   E     eaD  a     C       d  

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

TYT Fen               c     

Cevap Anahtarı B EDECDEADCADEDBECADCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 0 3 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 2 3 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA NUR KOCA 4530 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 194,345 294,210 16 23 75 2271 34073
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 23 20 18,00 15 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe eDbddCd     B c CcEBCCbaEbeBEDEAbEAccEBD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal ca A     D  B  Dca       

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik e      d                                

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 1 0 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
ANADOLU'DA İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA C* ELEK 4594 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 236,535 294,210 7 7 58 2085 29700
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 2,61 2,67 13,48

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,04 0,15 2,34

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,05 0,03 1,85

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,19 0,20 1,97

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,28 0,38 6,16

Toplam: 120 37 20 32,00 27 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DedAdCb edBaB cDCcEBCCA E BdEDbA E aEacD

Cevap Anahtarı A DDEACCAEABBCBBADCDEBCCADECBBEDEAAEAEEEBD

TYT Sosyal BeCAcAc CD CBAeDBEED     

Cevap Anahtarı A BBCAAADBCDECBABDBEEDCCBEE

TYT Matematik c            b     CB                   

Cevap Anahtarı A BDDDBCDEDDDEBADEADBCBDABBBCCEEECDBDADEDA

TYT Fen                    C

Cevap Anahtarı A CEDEADEDAEDBCDAECEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 12 5 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 13 2 0 15
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
GENDEN PROTEİNE 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULENUR YILDIRIM 4554 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 243,298 294,210 5 5 56 2035 28704
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 39 18 34,50 29 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DDAbCCce  A Aac daEBaBACEbCdEDEABEcEAEBD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal aAcBB D dddBEABEDcEB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik    cD B                                 

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 3 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 1 0 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 13 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ ORİJİNAL YAYINLARI TYT DENEME - 2 (1.OTURUM)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZİŞAN KURT 4516 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 265,485 294,210 3 3 50 1851 25033
Puanı Hesaplanan: 29 88 2365 37093

Katılımlar: 20 29 88 2394 38159

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 15,85 14,40 23,21

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,35 2,06 2,54

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,55 1,48 2,09

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,25 1,12 1,99

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,30 3,29 3,15

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 8,45 7,96 9,78

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 2,62 2,68 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,01 -0,01 1,57

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 2,61 2,67 13,48

Toplam: 120 46 17 41,75 35 27,19 25,41 52,63

TYT Türkçe DDAdCC DedbCe A  aEcDBACEbCA DdABEEEcbcD

Cevap Anahtarı B DDAECCBDBBACABAECDEBDBACECCAEDEABEEEAEBD

TYT Sosyal CAABB D bCC  AdED EB     

Cevap Anahtarı B CAABBBDDACCBEABEDDEBECEBC

TYT Matematik  E cD B A   bED    DD  cC   C           

Cevap Anahtarı B DEDBDDBCAEEBEEDDDADDDBBBCABBCCEDBDADECDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 3 1 1 33
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 1 33
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
ANADOLU'DA İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
RASYONEL SAYILAR 2 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 3 2 0 67
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 13 4 1 31
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 3 0 0 0
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