
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI 36 36 1226 19805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik Fizik Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,18 7,67 16,26 16,00 7,39 14,15 7,93 5,39 6,58 13,46 6,80 11,76 55,57 27,25 48,75 286,890

Okul Ortalaması 8,86 9,69 6,44 7,94 8,03 5,94 2,11 4,00 1,11 3,94 6,39 2,35 22,85 28,11 15,84 188,850

KATILIMLAR

1 302 BUSE NUR İÇOĞLU  9P 21 7 19,25 22 6 20,50 6 5 4,75 11 8 9,00 60 26 53,50 300,679 8795

2 303 NAZLI ÇELİK  9P 19 8 17,00 18 8 16,00 3 2 2,50 15 6 13,50 55 24 49,00 287,624 10073

3 304 FİKRET EFE GÜNAY  9P 19 5 17,75 16 8 14,00 10 2 9,50 8 7 6,25 53 22 47,50 282,728 10514

4 307 ZEYNEP RAVZA ŞİMŞEK  9P 16 13 12,75 22 8 20,00 1 5 -0,25 10 6 8,50 49 32 41,00 263,929 12301

5 309 NURİYE DAMLA DÖKMETA 9P 16 7 14,25 19 5 17,75 1 2 0,50 10 9 7,75 46 23 40,25 261,449 12526

6 305 YAVUZ EFE BOLÜKBAŞI  9P 15 7 13,25 3 1 2,75 9 6 7,50 9 7 7,25 36 21 30,75 233,002 14876

7 303 HÜMEYRA SU UÇAR  9P 14 6 12,50 15 10 12,50 2 3 1,25 6 6 4,50 37 25 30,75 232,990 14879

8 314 MERVE DEMİRTAŞ  9P 13 9 10,75 17 12 14,00 3 9 0,75 5 11 2,25 38 41 27,75 224,109 15479

9 306 KÜBRA DİNÇ  9P 16 12 13,00 14 10 11,50 1 5 -0,25 3 7 1,25 34 34 25,50 217,013 15965

10 311 ELİF NUR EKİNCİ  9P 13 10 10,50 12 5 10,75 3 2 2,50 1 6 -0,50 29 23 23,25 210,505 16352

11 312 NURBANU ÜNVERDİ  9P 15 8 13,00 10 5 8,75 1 7 -0,75 4 9 1,75 30 29 22,75 208,767 16468

12 0 İBRAHİM ZOROĞLU  9P 14 8 12,00 9 5 7,75 1 2 0,50 2 1 1,75 26 16 22,00 206,642 16568

13 317 MELEK TEKİN  9P 14 5 12,75 7 8 5,00 5 10 2,50 26 23 20,25 201,314 16855

14 315 EZGİ DURAK  9P 10 12 7,00 10 9 7,75 3 7 1,25 5 14 1,50 28 42 17,50 193,755 17208

15 310 KADİR KOCA  9P 11 9 8,75 5 6 3,50 3 4 2,00 1 3 0,25 20 22 14,50 184,460 17624

16 217 MERVE NEVA YALÇIN  9P 8 7 6,25 4 2 3,50 1 5 -0,25 3 2 2,50 16 16 12,00 177,360 17900

17 316 DURMAZ  9P 9 17 4,75 9 15 5,25 3 9 0,75 3 11 0,25 24 52 11,00 174,459 18027

18 4914 ZEYNEP NUR KILINÇ   A 7 5 5,75 6 7 4,25 2 1 1,75 0 4 -1,00 15 17 10,75 173,527 18063

19 318 SAMET  9P 7 10 4,50 4 8 2,00 3 2 2,50 2 2 1,50 16 22 10,50 173,038 18083

20 4906 SENA UÇAR  9A 5 9 2,75 5 10 2,50 1 1 0,75 6 7 4,25 17 27 10,25 172,624 18099

21 4927 ZEKERİYA YAVUZ  9A 8 17 3,75 7 16 3,00 2 3 1,25 6 16 2,00 23 52 10,00 171,653 18146

22 4916 AVELİNA  9A 8 17 3,75 9 16 5,00 0 12 -3,00 6 11 3,25 23 56 9,00 168,697 18257

23 4901 BERKAY ÇELİK  9A 5 12 2,00 8 9 5,75 1 1 0,75 14 22 8,50 167,321 18309

24 4909 SAFA ŞİLEŞ  9A 5 6 3,50 4 3 3,25 2 5 0,75 1 5 -0,25 12 19 7,25 163,329 18472

25 4915 FURKAN KOCA  9A 4 9 1,75 4 6 2,50 1 7 -0,75 5 10 2,50 14 32 6,00 159,909 18612

26 4905 M TALHA ÇATALTEPE  9A 4 8 2,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 9 13 5,75 159,015 18644

27 4926 HALİL TOPÇUU   4 14 0,50 4 9 1,75 2 3 1,25 10 26 3,50 152,456 18919

28 4913 İBRAHİM ESİRKİŞ  9A 3 8 1,00 4 11 1,25 1 2 0,50 3 10 0,50 11 31 3,25 151,660 18946

29 4912 FATİH YİĞİT  9A 3 5 1,75 2 3 1,25 5 8 3,00 150,791 18979
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI 36 36 1226 19805

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Türkçe Sosyal Matematik Fen

Türkçe Tarih Matematik Fizik Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 18,18 7,67 16,26 16,00 7,39 14,15 7,93 5,39 6,58 13,46 6,80 11,76 55,57 27,25 48,75 286,890

Okul Ortalaması 8,86 9,69 6,44 7,94 8,03 5,94 2,11 4,00 1,11 3,94 6,39 2,35 22,85 28,11 15,84 188,850

KATILIMLAR

30 4924 OSMAN  ÜNVERDİ  9A 1 9 -1,25 3 10 0,50 3 4 2,00 7 23 1,25 146,000 19162

31 4921 SABRİ GÜNDÜZ  9A 2 3 1,25 0 5 -1,25 1 4 0,00 2 3 1,25 5 15 1,25 145,645 19177

32 4920 RÜZGAR EFE GÜL  9A 5 25 -1,25 4 15 0,25 6 13 2,75 2 14 -1,50 17 67 0,25 142,854 19284

33 4919 MERT BAŞEĞMEZ  9A 2 13 -1,25 1 7 -0,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 5 24 -1,00 139,217 19506

34 4918 MUSTAFABERATNAZİK  9A 1 10 -1,50 1 8 -1,00 1 5 -0,25 3 23 -2,75 133,929 19630

35 4925 MERVE TEKİN  9A 1 6 -0,50 1 12 -2,00 2 2 1,50 0 7 -1,75 4 27 -2,75 133,729 19637

36 4910 MUSTAFA KUMUŞ  9A 1 13 -2,25 2 7 0,25 1 7 -0,75 2 10 -0,50 6 37 -3,25 132,503 19652

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HALİL TOPÇUU 4926   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 152,456 286,890 1 27 27 1206 18919
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 1 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 14 0,50 2 0,50 6,44 16,26

Tarih 30 4 9 1,75 6 1,75 5,94 14,15

Matematik 30 2 3 1,25 4 1,25 1,11 6,58

Toplam: 120 10 26 3,50 3 3,50 15,83 48,75

Türkçe adcbceaCBdeCa  bcEbb          

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal cbdaBeDBedbCa                 

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik DadEc                         

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 14 13

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 9 13

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR KILINÇ 4914   A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,527 286,890 1 18 18 1189 18063
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 1 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 5 5,75 19 5,75 6,44 16,26

Tarih 30 6 7 4,25 14 4,25 5,94 14,15

Matematik 30 2 1 1,75 6 1,75 1,11 6,58

Fizik 30 0 4 -1,00 -3 -1,00 2,35 11,76

Toplam: 120 15 17 10,75 9 10,75 15,83 48,75

Türkçe eBbCECbCBBbb                  

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal EEAaBeeeeAcCb                 

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik c CE                          

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen  da  d e                      

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 7 5 23

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 6 7 20

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 1 7

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AVELİNA 4916  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 168,697 286,890 3 22 22 1197 18257
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 9 16 5,00 17 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 0 12 -3,00 -10 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 6 11 3,25 11 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 23 56 9,00 8 3,50 15,83 48,75

Türkçe a CabDdc cd eCb BbeBDbeEbe bdE

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal AAEaeCBaDbe ae BdbB cebadA  ea

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik ab  b e c b e  eb   c   d  a  

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen d CdbCBedB aa  B  E d d a  c  

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 8 17 27

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 9 16 30

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 0 12 0

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 6 11 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÇELİK 4901  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 167,321 286,890 4 23 23 1199 18309
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 12 2,00 7 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 8 9 5,75 19 1,53 5,94 14,15

Fizik 30 1 1 0,75 3 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 14 22 8,50 7 3,50 15,83 48,75

Türkçe dC  bbcE cbBB ecdcc  b       E

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal d Eae eD  eaa EB cBE   c AC   

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Fen    E               a          

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 12 17

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 8 9 27

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 1 3



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATİH YİĞİT 4912  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 150,791 286,890 9 29 29 1209 18979
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 5 1,75 6 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 2 3 1,25 4 1,53 5,94 14,15

Toplam: 120 5 8 3,00 3 3,50 15,83 48,75

Türkçe dB  b   B  b    D   cb        

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal       a              d C dB   

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 5 10

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KOCA 4915  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 159,909 286,890 6 25 25 1202 18612
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 9 1,75 6 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 4 6 2,50 8 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 1 7 -0,75 -3 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 5 10 2,50 8 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 14 32 6,00 5 3,50 15,83 48,75

Türkçe CBEdaCbecaba     c            

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal cabeaCDeBA                    

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik abaEeec          a            

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen acbeBdDaEdcbCDe               

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 9 13

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 6 13

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 7 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ESİRKİŞ 4913  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 151,660 286,890 8 28 28 1208 18946
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 8 1,00 3 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 4 11 1,25 4 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 1 2 0,50 2 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 3 10 0,50 2 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 11 31 3,25 3 3,50 15,83 48,75

Türkçe Cd         C     c    e cbaabA

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal abb B adcede           CaBaA  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik beC                           

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen cd  Bdee          EEcba    a b

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 8 10

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 11 13

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 2 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 10 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M TALHA ÇATALTEPE 4905  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 159,015 286,890 7 26 26 1203 18644
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 5 4 4,00 13 1,53 5,94 14,15

Fizik 30 0 1 -0,25 -1 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 9 13 5,75 5 3,50 15,83 48,75

Türkçe aCCabbdE e  eCb               

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal                     BCCdaAC ae

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Fen d                             

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 8 13

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 4 17

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT BAŞEĞMEZ 4919  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 139,217 286,890 13 33 33 1218 19506
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 13 -1,25 -4 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 1 7 -0,75 -3 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 0 2 -0,50 -2 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 2 2 1,50 5 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 5 24 -1,00 -1 3,50 15,83 48,75

Türkçe d Cdd  E    edd d ec  e e   bc

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal     D eae   a      b  dc      

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik                             db

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen dE    d            E          

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 13 7

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 7 3

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 0 2 0

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE TEKİN 4925  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 133,729 286,890 15 35 35 1222 19637
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 6 -0,50 -2 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 1 12 -2,00 -7 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 2 2 1,50 5 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 0 7 -1,75 -6 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 4 27 -2,75 -2 3,50 15,83 48,75

Türkçe beda Dd           e           

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal eAba ed    a a      ee aa e   

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik bDAc                          

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen cab bedb                      

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 6 3

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 12 3

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 0 7 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KUMUŞ 4910  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 132,503 286,890 16 36 36 1223 19652
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 13 -2,25 -8 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 2 7 0,25 1 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 1 7 -0,75 -3 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 2 10 -0,50 -2 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 6 37 -3,25 -3 3,50 15,83 48,75

Türkçe debe  d  e   b D  c eca   c  b

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal   E  b   a  C    d    ec b   a

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik b e c       d    b     e b   A

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen c C c  de  a  e   b   e e  e A

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 13 3

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 7 7

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 7 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 10 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFABERATNAZİK 4918  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 133,929 286,890 14 34 34 1220 19630
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 10 -1,50 -5 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 1 8 -1,00 -3 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 1 5 -0,25 -1 0,14 1,11 6,58

Toplam: 120 3 23 -2,75 -2 3,50 15,83 48,75

Türkçe a ad   aedbacBe               

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal abcdedcBa                     

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik abCdee                        

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 10 3

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 8 3

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 5 3



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OSMAN  ÜNVERDİ 4924  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 146,000 286,890 10 30 30 1211 19162
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 9 -1,25 -4 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 3 10 0,50 2 1,53 5,94 14,15

Fizik 30 3 4 2,00 7 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 7 23 1,25 1 3,50 15,83 48,75

Türkçe C  b    e d  edd be  c        

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal  b  a D dc b     b B a  Bdac  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Fen  Ba  e Cb           c      E  

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 9 3

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 10 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 4 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜZGAR EFE GÜL 4920  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 142,854 286,890 12 32 32 1213 19284
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 25 -1,25 -4 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 4 15 0,25 1 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 6 13 2,75 9 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 2 14 -1,50 -5 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 17 67 0,25 0 3,50 15,83 48,75

Türkçe bacbadebccCaeadbeaDeBAadecbecA

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal  Eb  aD ace  b Db de adadecA  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik beCEceeBadcbca   b  D  bD A   

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen cdaeBe e Ac a e   c   a d  a e

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 25 17

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 15 13

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 6 13 20

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 14 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SABRİ GÜNDÜZ 4921  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 145,645 286,890 11 31 31 1212 19177
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 3 1,25 4 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 0 5 -1,25 -4 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 1 4 0,00 0 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 2 3 1,25 4 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 5 15 1,25 1 3,50 15,83 48,75

Türkçe C      b      A   c       c   

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal d     b     a  c             c

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik      bB ee    d               

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen Ed C eb                       

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 0 5 0

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 4 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAFA ŞİLEŞ 4909  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 163,329 286,890 5 24 24 1200 18472
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 6 3,50 12 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 4 3 3,25 11 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 2 5 0,75 3 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 1 5 -0,25 -1 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 12 19 7,25 6 3,50 15,83 48,75

Türkçe dBE deD BB   d       e  b     

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal E b   DB    D      e         b

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik b  c    CA    d e          a  

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen  c  ce  c   e B               

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 6 17

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 3 13

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 5 7

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 5 3



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA UÇAR 4906  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 172,624 286,890 1 20 20 1193 18099
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 9 2,75 9 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 5 10 2,50 8 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 1 1 0,75 3 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 6 7 4,25 14 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 17 27 10,25 9 3,50 15,83 48,75

Türkçe dBaa  D  eCe     db   D    aEc

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal EE aaac  b aD          eBecA a

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik        Be                     

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen  deCBBcdd         EaA      Ec 

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 9 17

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 10 17

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 1 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 6 7 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEKERİYA YAVUZ 4927  9A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 171,653 286,890 2 21 21 1194 18146
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 16 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 17 3,75 13 0,97 6,44 16,26

Tarih 30 7 16 3,00 10 1,53 5,94 14,15

Matematik 30 2 3 1,25 4 0,14 1,11 6,58

Fizik 30 6 16 2,00 7 0,86 2,35 11,76

Toplam: 120 23 52 10,00 8 3,50 15,83 48,75

Türkçe daCcCbEabaCcaCda AAc  e e eDbc

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal A  baCBaeb cac adcBdeC d AC ae

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik C  aEcb                       

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen c bEaCe Ce D  CdcbaEb  c eacde

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 8 17 27

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 7 16 23

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 6 16 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE NUR İÇOĞLU 302  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,679 286,890 1 1 1 700 8795
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 21 7 19,25 64 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 22 6 20,50 68 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 6 5 4,75 16 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 11 8 9,00 30 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 60 26 53,50 45 27,76 15,83 48,75

Türkçe EdCBCDdECDCBaCCDBAABeDe a DDAa

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal AAECcCBDDbAbC EBBABEBCCd AdBcD

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik  ee  EC a   Aa  E   DC     a  

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen BEdEcCB     B Ca bb ABeADe e  

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 21 7 70

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 22 6 73

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 6 5 20

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 11 8 37



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURMAZ 316  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 174,459 286,890 17 17 17 1186 18027
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 17 4,75 16 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 9 15 5,25 18 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 3 9 0,75 3 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 3 11 0,25 1 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 24 52 11,00 9 27,76 15,83 48,75

Türkçe b EaECcdBBdbDeAeeac BAeeaa ca 

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal EEeacaaB eACbe    EacCddBcdA e

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik badEbdBaCcec                  

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen bc dBeaeEbbbCad               

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 9 17 30

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 9 15 30

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 9 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 11 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF NUR EKİNCİ 311  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,505 286,890 10 10 10 1142 16352
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 12 5 10,75 36 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 3 2 2,50 8 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 1 6 -0,50 -2 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 29 23 23,25 19 27,76 15,83 48,75

Türkçe ECCBbDcE aCBedde AAcDD   aD c 

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal  AEbD a  EA C       B CBBAdBae

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik       C  c D    E       c     

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen a  dce             a Bb       

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 13 10 43

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 12 5 40

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 6 3



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EZGİ DURAK 315  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,755 286,890 14 14 14 1169 17208
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 12 7,00 23 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 10 9 7,75 26 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 3 7 1,25 4 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 5 14 1,50 5 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 28 42 17,50 15 27,76 15,83 48,75

Türkçe e c E D da aDdACe DbcAc Dd DaA

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal c    CDeBd ac B  EE cCeCaBBb  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik    aDe  de  bb D            De

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen  dbdceb b  c ea D ace  B d EDA

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 10 12 33

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 10 9 33

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 7 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 14 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİKRET EFE GÜNAY 304  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,728 286,890 3 3 3 807 10514
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 5 17,75 59 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 16 8 14,00 47 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 10 2 9,50 32 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 8 7 6,25 21 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 53 22 47,50 40 27,76 15,83 48,75

Türkçe CBc ECaCBB CD ACDbDDBAaaD  DE 

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal EEdCBCDBBAbbcAcD EEBeC d d A  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik eC E AB C   E c AE      D  C  

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen  d CcB dE  a  B D   Ab e  a DA

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 19 5 63

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 16 8 53

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 10 2 33

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 8 7 27



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜMEYRA SU UÇAR 303  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 232,990 286,890 7 7 7 1089 14879
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 6 12,50 42 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 15 10 12,50 42 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 2 3 1,25 4 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 6 6 4,50 15 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 37 25 30,75 26 27,76 15,83 48,75

Türkçe cbCB  EE DCBaC DdAAc D    DcA 

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal cAEbDCB bbceCBEeed  BCC BACB b

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik   c        b      a DC        

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen  dC cCeA d         E Be     bA

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 14 6 47

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 15 10 50

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 6 6 20



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM ZOROĞLU 0  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,642 286,890 12 12 12 1148 16568
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 8 12,00 40 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 9 5 7,75 26 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 1 2 0,50 2 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 2 1 1,75 6 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 26 16 22,00 18 27,76 15,83 48,75

Türkçe CBd EdbCBa CD ACDbD cA    aDaA

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal EEAaaeDB AAa         C   d A  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik       a         A        e    

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen  B                  A       e 

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 14 8 47

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 9 5 30

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 2 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 1 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR KOCA 310  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 184,460 286,890 15 15 15 1177 17624
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 9 8,75 29 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 5 6 3,50 12 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 3 4 2,00 7 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 1 3 0,25 1 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 20 22 14,50 12 27,76 15,83 48,75

Türkçe bCbcCDdECc  B d   AcDD    DaAa

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal     aaa       EB b   C cdAC   

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik eed   C    D    c    C        

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen     c    d         bA         

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 11 9 37

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 6 17

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 4 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 3 3



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA DİNÇ 306  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 217,013 286,890 9 9 9 1129 15965
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 12 13,00 43 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 14 10 11,50 38 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 1 5 -0,25 -1 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 3 7 1,25 4 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 34 34 25,50 21 27,76 15,83 48,75

Türkçe dbCcdbEcCcCBBbdDBAAB DDEc DDca

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal cAEeeCa  EA ecEBBeedBCCd A B D

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik e de  C         c    d        

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen     eeBe d         ae      eEA

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 16 12 53

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 14 10 47

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 5 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 7 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK TEKİN 317  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,314 286,890 13 13 13 1162 16855
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 5 12,75 43 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 7 8 5,00 17 10,18 5,94 14,15

Fizik 30 5 10 2,50 8 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 26 23 20,25 17 27,76 15,83 48,75

Türkçe CBd E DCBBda    DcDDBA     DEb

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal cEA e  e b   dc   EB   a d ABD

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Fen  d  c  eEbD C     ac  De Ba cc

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 14 5 47

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 7 8 23

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 10 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE DEMİRTAŞ 314  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 224,109 286,890 8 8 8 1114 15479
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 9 10,75 36 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 17 12 14,00 47 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 3 9 0,75 3 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 5 11 2,25 8 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 38 41 27,75 23 27,76 15,83 48,75

Türkçe da BbDdEdaCBBC  eAAc D a  D AE

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal AAECDCaabEdcCdEcBAddBCCdBAC ae

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik   ce  e c dD      dEa e  b  A 

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen a  daC   B   D ac  a   dbaBeaA

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 13 9 43

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 17 12 57

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 9 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 5 11 17



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE NEVA YALÇIN 217  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 177,360 286,890 16 16 16 1184 17900
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 7 6,25 21 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 4 2 3,50 12 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 1 5 -0,25 -1 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 3 2 2,50 8 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 16 16 12,00 10 27,76 15,83 48,75

Türkçe CcdbEdDCBBC ed      cA        

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal                     eC C BdA  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik ee      Cd      d          d  

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen EB                       Be e 

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 8 7 27

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 2 13

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 5 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI ÇELİK 303  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,624 286,890 2 2 2 787 10073
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 19 8 17,00 57 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 18 8 16,00 53 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 3 2 2,50 8 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 15 6 13,50 45 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 55 24 49,00 41 27,76 15,83 48,75

Türkçe dCbBCDEECDCBBeCcdAcBDD d  DDdE

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal dcdeDbBD bA C Ec ABEBCCdBACBDD

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik   e   C         E   cC        

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen B CdD BAC DDcDa    EABdADe c A

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 19 8 63

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 18 8 60

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 15 6 50



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURBANU ÜNVERDİ 312  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 208,767 286,890 11 11 11 1144 16468
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 10 5 8,75 29 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 1 7 -0,75 -3 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 4 9 1,75 6 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 30 29 22,75 19 27,76 15,83 48,75

Türkçe CBc EbDCBB Cc A Dbb BA  DacDEc

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal  E  B    e Ce     EeDC e BBABe

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik     bed      a  da       d C  

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen  c    bdd   C     bb  Da  CbcA

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 15 8 50

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 10 5 33

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 7 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 9 13



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NURİYE DAMLA DÖKMETA 309  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 261,449 286,890 5 5 5 959 12526
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 7 14,25 48 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 19 5 17,75 59 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 1 2 0,50 2 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 10 9 7,75 26 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 46 23 40,25 34 27,76 15,83 48,75

Türkçe d CBCDbECDCBabaDBAAB b    Dc E

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal  AEeDCBaDEAcCd BB  EBCCBBA B b

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik       d    D  c               

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen    E C ebd DBDeaB aaABC   ac A

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 16 7 53

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 19 5 63

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 2 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 10 9 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SAMET 318  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,038 286,890 18 19 19 1191 18083
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 10 4,50 15 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 4 8 2,00 7 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 3 2 2,50 8 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 2 2 1,50 5 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 16 22 10,50 9 27,76 15,83 48,75

Türkçe CBEdb  C B d e   aD cA    bbdc

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal bde           e   d eCCb cBA  

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik  b      C       AE          e 

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen Ea  e         B               

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 7 10 23

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 4 8 13

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ EFE BOLÜKBAŞI 305  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 233,002 286,890 6 6 6 1088 14876
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 7 13,25 44 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 3 1 2,75 9 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 9 6 7,50 25 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 9 7 7,25 24 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 36 21 30,75 26 27,76 15,83 48,75

Türkçe cbCBCDdECaCBBba a AB D    D AE

Cevap Anahtarı A ECCBCDEECDCBBCCDBAABDDDEDCDDAE

Sosyal     D          Be B           

Cevap Anahtarı A AAECDCBDDEADCBEBBABEBCCBBACBDD

Matematik  bAB ECb  ED ae E  E C a    e 

Cevap Anahtarı A CDABEECABBEDAEADECCEDCDDBDCDAA

Fen aEdd deA d DB      EAB   c  EA

Cevap Anahtarı A BECEDCBACBDDBDCBBDEEABCADBBDEA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 15 7 50

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 3 1 10

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 9 6 30

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 9 7 30



SINAV SONUÇ BELGESİ 9. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP RAVZA ŞİMŞEK 307  9P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,929 286,890 4 4 4 946 12301
Puanı Hesaplanan: 36 36 1226 19805

Katılımlar: 18 36 36 1226 19805

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 16 13 12,75 43 11,67 6,44 16,26

Tarih 30 22 8 20,00 67 10,18 5,94 14,15

Matematik 30 1 5 -0,25 -1 1,93 1,11 6,58

Fizik 30 10 6 8,50 28 3,99 2,35 11,76

Toplam: 120 49 32 41,00 34 27,76 15,83 48,75

Türkçe CeEdECaCBBeCceACabDDBAa aEbbcA

Cevap Anahtarı B CBECECDCBBCCDBACDEDDBADCDEDDEA

Sosyal EEACBbDBBbACeAcbDEEBbCCbBcBABD

Cevap Anahtarı B EEACBCDBBAACDABDDEEBDCCCBBBABD

Matematik       a C    a  b       a  b  

Cevap Anahtarı B DCCEDABBCABEECEDAEEADBDCDAACDD

Fen E eCeBad A  C B b E      BCEa 

Cevap Anahtarı B EBCCBBDCEADDCDBBDBEEAADBBBCEDA

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR MAT FİZ
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
Türkçe

Türkçe S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 16 13 53

Sosyal

Tarih S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 22 8 73

Matematik

Matematik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 1 5 3

Fen

Fizik S D Y B%
ÜNİTE BELİRTİLMEMİŞ 30 10 6 33
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