
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI 39 39 1352 18240

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,63 9,71 10,21 6,36 3,85 5,40 4,90 4,05 3,88 2,68 1,82 2,22 12,25 4,72 11,07 1,80 2,97 1,06 2,02 2,86 1,30 2,49 2,44 1,88 0,00 0,00 0,00 45,13 32,42 37,02 252,130

Okul Ortalaması 8,21 11,38 5,36 3,87 5,23 2,56 2,72 4,26 1,65 1,21 2,33 0,62 2,79 5,08 1,53 0,51 2,49 -0,11 1,15 2,18 0,61 0,82 2,08 0,30 0,00 0,00 0,00 21,28 35,03 12,52 178,990

KATILIMLAR

1 201 ESMANUR VURAL 10P 6 12 3,00 9 2 8,50 5 2 4,50 3 2 2,50 9 1 8,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 4 0 4,00 36 24 30,00 231,900 10945

2 205 EFE ŞENOL 10P 12 10 9,50 7 4 6,00 2 6 0,50 1 1 0,75 11 4 10,00 2 2 1,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 37 31 29,25 228,791 11301

3 212 ASLI ÖZEN 10P 13 10 10,50 5 6 3,50 5 5 3,75 2 2 1,50 3 7 1,25 1 2 0,50 1 0 1,00 3 2 2,50 33 34 24,50 214,442 12951

4 206 TAHA ARSLAN 10P 11 10 8,50 4 7 2,25 3 5 1,75 4 2 3,50 6 5 4,75 3 2 2,50 1 2 0,50 32 33 23,75 212,408 13163

5 216 BERAT DALAKLIOĞLU 10P 6 6 4,50 7 5 5,75 4 5 2,75 1 2 0,50 6 5 4,75 3 1 2,75 1 2 0,50 28 26 21,50 206,174 13789

6 4806 FİRDEVS AKBAŞ 10A 12 15 8,25 6 6 4,50 4 6 2,50 2 4 1,00 3 3 2,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 4 0,00 30 41 19,75 200,346 14326

7 203 HATİCE EKİCİ 10P 6 6 4,50 6 2 5,50 4 0 4,00 1 0 1,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 22 11 19,25 199,271 14430

8 210 YAVUZ ÖZTÜRK 10P 13 13 9,75 5 7 3,25 4 5 2,75 2 4 1,00 2 4 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 3 1,25 30 43 19,25 198,658 14476

9 0 ESMANUR GÜREL 10A 12 2 11,50 3 4 2,00 3 1 2,75 1 0 1,00 2 3 1,25 1 3 0,25 22 13 18,75 196,878 14652

10 211 AHMET CAN GÜNEŞ 10P 10 13 6,75 6 5 4,75 4 6 2,50 2 2 1,50 5 8 3,00 0 4 -1,00 1 5 -0,25 2 4 1,00 30 47 18,25 195,972 14728

11 202 YUSUF DALAKLIOĞLU 10P 7 3 6,25 7 4 6,00 5 4 4,00 1 3 0,25 2 8 0,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 1 2 0,50 24 27 17,25 193,071 14996

12 0 SEMA ÖZKAN 10A 10 2 9,50 3 2 2,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 4 2,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 21 15 17,25 192,619 15036

13 208 ZAFER ÖZEN 10P 10 5 8,75 3 4 2,00 2 7 0,25 2 4 1,00 3 10 0,50 0 1 -0,25 3 3 2,25 1 3 0,25 24 37 14,75 185,291 15686

14 4810 MELİSA GÖNEŞ 10A 10 19 5,25 5 7 3,25 4 8 2,00 2 4 1,00 1 9 -1,25 1 5 -0,25 2 4 1,00 3 0 3,00 28 56 14,00 183,552 15813

15 4804 HANEN SHLASH 10A 12 10 9,50 2 8 0,00 2 5 0,75 2 4 1,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 23 38 13,50 181,356 15979

16 4805 AHUNUR EKİCİ 10A 8 16 4,00 7 3 6,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 1 5 -0,25 0 3 -0,75 22 37 12,75 179,777 16091

17 4724 EDA ÖZKAN 10A 9 11 6,25 4 6 2,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 2 0,50 1 4 0,00 1 1 0,75 19 26 12,50 178,793 16169

18 204 HÜSEYİN ÇINAR 10P 6 9 3,75 5 5 3,75 2 0 2,00 0 1 -0,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 16 17 11,75 176,823 16290

19 223 NİSANUR AYDIN 10P 11 14 7,50 3 6 1,50 1 5 -0,25 1 4 0,00 2 7 0,25 0 3 -0,75 1 5 -0,25 4 1 3,75 23 45 11,75 176,456 16310

20 213 GÜLŞEN DÖNMEZ 10P 10 11 7,25 4 3 3,25 1 4 0,00 1 1 0,75 2 5 0,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 19 29 11,75 176,368 16315

21 220 MERT DİNDAR 10P 7 15 3,25 5 5 3,75 5 5 3,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 20 37 10,75 173,862 16505

22 4815 NAZLI N R ALKAN 10A 13 15 9,25 3 7 1,25 2 8 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 1 3 0,25 22 45 10,75 173,172 16557

23 4814 ELİFS ARE YÖRÜR 10A 8 13 4,75 2 6 0,50 4 8 2,00 2 4 1,00 1 4 0,00 2 0 2,00 1 3 0,25 1 7 -0,75 21 45 9,75 170,751 16681

24 4812 EMEL SHLASH 10A 7 9 4,75 4 5 2,75 1 3 0,25 1 2 0,50 3 1 2,75 0 3 -0,75 0 2 -0,50 16 25 9,75 170,641 16686

25 4818 KARDELEN KALP 10A 11 14 7,50 2 6 0,50 1 8 -1,00 2 2 1,50 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 6 -0,50 20 43 9,25 168,841 16790

26 4715 EMRE CELEİ 10A 6 12 3,00 3 7 1,25 1 6 -0,50 1 2 0,50 2 7 0,25 2 3 1,25 3 2 2,50 1 4 0,00 19 43 8,25 166,560 16909

27 4730 EDA NUR SÖĞÜT 10A 11 19 6,25 4 8 2,00 4 8 2,00 1 5 -0,25 2 10 -0,50 0 4 -1,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 24 65 7,75 164,414 17015

28 222 OĞUZHAN AĞCA 10P 6 9 3,75 4 5 2,75 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 1 7 -0,75 0 2 -0,50 15 30 7,50 164,008 17028

29 4813 İCLAL KARADANE 10A 6 8 4,00 4 1 3,75 2 5 0,75 0 3 -0,75 1 3 0,25 0 3 -0,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 14 26 7,50 164,005 17029
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI 39 39 1352 18240

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 12,63 9,71 10,21 6,36 3,85 5,40 4,90 4,05 3,88 2,68 1,82 2,22 12,25 4,72 11,07 1,80 2,97 1,06 2,02 2,86 1,30 2,49 2,44 1,88 0,00 0,00 0,00 45,13 32,42 37,02 252,130

Okul Ortalaması 8,21 11,38 5,36 3,87 5,23 2,56 2,72 4,26 1,65 1,21 2,33 0,62 2,79 5,08 1,53 0,51 2,49 -0,11 1,15 2,18 0,61 0,82 2,08 0,30 0,00 0,00 0,00 21,28 35,03 12,52 178,990

KATILIMLAR

30 4809 RABİA SOYLU 10A 6 17 1,75 2 6 0,50 4 5 2,75 1 3 0,25 4 5 2,75 0 5 -1,25 2 4 1,00 0 3 -0,75 19 48 7,00 162,775 17096

31 4811 HATİCENUR DOĞANAY 10A 7 14 3,50 1 4 0,00 2 3 1,25 0 2 -0,50 3 5 1,75 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 16 36 7,00 162,627 17103

32 4742 NEZİHE MERVE KOCA 10A 7 12 4,00 3 4 2,00 1 4 0,00 3 2 2,50 0 6 -1,50 0 1 -0,25 14 29 6,75 161,701 17143

33 215 MUHAMMET CAN KAYA 10P 3 22 -2,50 5 7 3,25 5 5 3,75 1 7 -0,75 2 5 0,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 17 49 4,75 156,644 17364

34 4817 EYÜPEMİREKİNCİ 10A 4 9 1,75 1 4 0,00 3 4 2,00 1 1 0,75 1 5 -0,25 0 2 -0,50 1 0 1,00 11 25 4,75 156,071 17394

35 218 MERVEDÖNER 10P 4 17 -0,25 3 8 1,00 2 5 0,75 1 3 0,25 2 0 2,00 1 3 0,25 1 3 0,25 14 39 4,25 154,828 17441

36 4825 AIİEVRENBEKTAŞ 10A 4 8 2,00 1 6 -0,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 7 -0,75 2 3 1,25 1 0 1,00 1 3 0,25 12 31 4,25 154,616 17447

37 4816 ENES YİĞİT AKÇAY 10A 3 3 2,25 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 1 4 0,00 0 3 -0,75 0 1 -0,25 8 15 4,25 154,443 17458

38 214 İLAYDA SAĞLAM 10P 5 9 2,75 0 5 -1,25 1 3 0,25 1 3 0,25 2 8 0,00 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 3 0,25 11 37 1,75 146,893 17715

39 0 MERT ÖZCAN 10A 8 22 2,50 1 11 -1,75 1 7 -0,75 6 24 0,00 2 4 1,00 18 68 1,00 144,721 17786

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
10A 10P

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
10A 10P



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHUNUR EKİCİ 4805 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 179,777 252,130 6 16 16 1241 16091
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 16 4,00 13 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 7 3 6,25 52 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 10 9 7,75 26 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 1 3 0,25 3 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 11 -0,75 -3 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 22 37 12,75 11 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe eDbdacDaeCee  bcbE d CDBabBc  

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal eACB cA ACBb  c Bce DcC  a   d

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik d      B  D                   

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a  Cd b  dd  Ebdc  e   a  c  

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 2 33
MASAL/FABL 2 2 0 100
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 1 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 3 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 4 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 0 9
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 1 33
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 2 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AIİEVRENBEKTAŞ 4825 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 154,616 252,130 19 36 36 1303 17447
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 8 2,00 7 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 1 6 -0,50 -4 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 3 10 0,50 2 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 2 3 1,25 13 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 12 31 4,25 4 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cDEe   c   a  E ab c  e   B   

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal aeC   bbb  d     B  aA   b a d

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik a     e  D    d c  b    a d   

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen b d a E C       C     a D  e c

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 0 4 0
MASAL/FABL 2 0 1 0
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 1 0 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 1 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 4 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 1 33
ELEKTROSTATİK 2 1 0 50
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 0 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 0 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA NUR SÖĞÜT 4730 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 164,414 252,130 13 27 27 1286 17015
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 19 6,25 21 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 4 8 2,00 17 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 5 -0,25 -4 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 9 21 3,75 13 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 10 -0,50 -2 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 6 -1,50 -15 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 15 -1,75 -6 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 24 65 7,75 6 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cAeBaccdceDdedabEbaEacDCbBDBCd

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal daeCaeebDAdBCccaBaeBbeaAccdeaD

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik AeBa     d  ca b   bde  c     

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen   cbc  a    C dBbbbcdd c  bd c

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 3 3 50
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 2 0 100
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 1 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 3 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 7 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 2 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 9 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 1 0
ELEKTROSTATİK 2 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 1 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 3 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 3 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDA ÖZKAN 4724 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 178,793 252,130 7 17 17 1245 16169
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 11 6,25 21 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 4 6 2,50 21 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 1 1,75 15 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 5 0,75 3 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 19 26 12,50 10 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cADabAcbDeabe        AcC B aCE

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal baAbcCaAD d C         aA Ad   

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik   d    D   e                  

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen c   ab  cE      E e           

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 1 1 17
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 1 0 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 1 0 100
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 2 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 1 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 1 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 0 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 1 33
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 1 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİFS ARE YÖRÜR 4814 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 170,751 252,130 9 23 23 1268 16681
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 13 4,75 16 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 8 18 3,50 12 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 2 0 2,00 20 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 7 -0,75 -8 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 21 45 9,75 8 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cd B cc cBDCAdB d ca   CbeDad 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal  aeeBe   daBCeeEdaecDdaAcedeCD

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik    aE db         e            

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen        CB   bb    Cae Dde addc

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 0 3 0
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 0 2 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 2 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 7 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 2 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 1 0 50
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 0 33
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 0 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 2 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 3 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMEL SHLASH 4812 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 170,641 252,130 10 24 24 1269 16686
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 9 4,75 16 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 6 10 3,50 12 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 0 5 -1,25 -4 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 16 25 9,75 8 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe Db BEA Abecd c   c   b   aDB  

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal a ACBebc dC   b B     abaAb   

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik ADc    D                      

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen c   a  d       c e            

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 1 0
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 0 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 1 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 3 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 0 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE CELEİ 4715 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 166,560 252,130 12 26 26 1280 16909
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 12 3,00 10 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 1 6 -0,50 -4 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 5 15 1,25 4 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 2 3 1,25 13 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 19 43 8,25 7 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe  A  EcdbD  Cc  aEcac   b acBb 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal EacCBeab  dab Dca  ce  eaA  e 

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik e  C   c   D c d      b   c  d

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen  C adC  a  BCd dE   aBb  ec   

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 3 0
MASAL/FABL 2 0 1 0
ROMAN 2 0 2 0
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 4 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 1 0 50
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 0 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES YİĞİT AKÇAY 4816 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 154,443 252,130 20 37 37 1305 17458
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 3 2,25 8 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 2 3 1,25 10 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 0 1 -0,25 -2 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 0 2,00 33 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 4 4 3,00 10 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 0 4 -1,00 -3 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 8 15 4,25 4 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe Dc  E              E       ad 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal Ea C  b    c  a          A B  

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik d      e     E      d    b    

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen             b     aa       e  

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 0 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 0 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 2 0 33
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 2 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 3 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 0 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR GÜREL 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 196,878 252,130 2 9 9 1172 14652
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 2 11,50 38 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 1 3 0,25 3 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 1 3 0,25 1 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 22 13 18,75 16 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe aADBEAB     d   ED    DC   BC 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal baACd    Ad Cc      D  A A    

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik   d c  D  c            D      

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen Ae  a  a                      

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 0 17
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 1 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 1 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 0 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 0 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 1 33
ELEKTROSTATİK 2 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYÜPEMİREKİNCİ 4817 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 156,071 252,130 18 34 34 1299 17394
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 9 1,75 6 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 1 4 0,00 0 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 3 4 2,00 17 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 5 9 2,75 9 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 1 2 0,50 2 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 11 25 4,75 4 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cD caeD Bde ab     e C        

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal acCce         ce B  cACcA    a

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik cead    b            D        

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a      e C                   

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 0 1 0
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 3 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FİRDEVS AKBAŞ 4806 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 200,346 252,130 1 6 6 1153 14326
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 15 8,25 28 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 6 6 4,50 38 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 12 16 8,00 27 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 4 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 3 7 1,25 4 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 30 41 19,75 16 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cADBbeBee DaAdcEdc  deDCDaDBdb

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal baAbBbDADdCcCe EdeBB daecAbeeD

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik    a   DB        e  E     c   

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen     a       CCd    d ee   eAb 

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 2 17
MASAL/FABL 2 2 0 100
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 1 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 5 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 2 1 67
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0
CANLILAR DÜNYASI 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HANEN SHLASH 4804 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 181,356 252,130 5 15 15 1237 15979
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 2 8 0,00 0 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 6 17 1,75 6 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 7 0,25 1 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 23 38 13,50 11 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe DbDB AdA   dec  Eca EbDCDaDBd 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal dabbd cAeeC   c dD  DdaeaAbdeD

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik ADca   D         e        c   

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen c   a      aCd cE b        d  

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 2 33
MASAL/FABL 2 2 0 100
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 3 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 5 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 2 1 67
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 1 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 1 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCENUR DOĞANAY 4811 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,627 252,130 16 31 31 1291 17103
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 14 3,50 12 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 1 4 0,00 0 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 3 1,25 10 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 3 9 0,75 3 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 5 1,75 6 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 16 36 7,00 6 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe ADbAaA e dd  e cDaab bDeb B  d

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal adbB b        de    aAC    d c

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik  abeAD   D           b  a     

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a  d     CCd  dd   e   c  A a

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 4 17
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 0 2 0
TİYATRO 2 1 0 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 3 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 3 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 1 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İCLAL KARADANE 4813 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 164,005 252,130 14 29 29 1288 17029
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 8 4,00 13 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 4 1 3,75 31 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 3 -0,75 -13 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 6 9 3,75 13 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 14 26 7,50 6 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe ccEAe D ede  D e    DC    c   

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal CACBd       aEdae D a     ddb 

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik  a   D    e    b              

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a  a  c   C c          eb    

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 0 17
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 0 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 5 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 2 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KARDELEN KALP 4818 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 168,841 252,130 11 25 25 1276 16790
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 1 8 -1,00 -8 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 5 16 1,00 3 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 6 -0,50 -5 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 3 11 0,25 1 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 20 43 9,25 8 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cADBEAcAeaDaed dEc E baCb aBb 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal Eadb d b A a cebde cc aAcAE d 

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik    a  Ac                      

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen     a  d    CCb  de b eB ced b

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 2 33
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 0 1 0
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 3 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 1 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 7 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 1 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 3 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
CANLILAR DÜNYASI 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİSA GÖNEŞ 4810 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 183,552 252,130 4 14 14 1225 15813
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 19 5,25 18 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 8 2,00 17 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 11 19 6,25 21 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 9 -1,25 -4 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 1 5 -0,25 -3 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 3 0 3,00 30 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 6 9 3,75 13 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 28 56 14,00 12 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe AcbAcdDaabeceacDcEcAcCaBDCa ea

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal aAbdbabDACBaeEdeadDcaACcAdeCcd

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik da   Dc   e    b cd  b d      

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  ab acEc  d  dEC ca DBC       

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 1 0 100
ŞİİR 6 3 3 50
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 2 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 7 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 2 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5
VERİ 1 0 1 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 2 33
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 2 0 67
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 0 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
CANLILAR DÜNYASI 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT ÖZCAN 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 144,721 252,130 21 39 39 1318 17786
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 22 2,50 8 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 1 11 -1,75 -15 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 1 7 -0,75 -6 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 2 18 -2,50 -8 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 6 24 0,00 0 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 2 4 1,00 10 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 4 1,00 3 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 18 68 1,00 1 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe bbEAdbecaCcaaeEcecEeabDacbBaBa

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal dbdeaDbadaacbadbBdea          

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik BbaAebcabDbacaAaebdaeDbEbaabcb

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen acCaCa                        

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 5 17
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 0 2 0
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 1 0
MEKTUP/E -POSTA 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 3 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 3 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 7 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 18 18
VERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 6 0 6 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 0 33
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI N R ALKAN 4815 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,172 252,130 8 22 22 1260 16557
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 7 1,25 10 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 8 0,00 0 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 6 19 1,25 4 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 2 1,50 15 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 3 6 1,50 5 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 22 45 10,75 9 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe AcbAcdeDBbAd DbcbEc DCcBcCBdaE

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal a eeaDAbAd deade c caACebEcd c

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik  abedc                        

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a        CCd   d   e   e  A a

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 3 2 50
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 1 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 1 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 7 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 2 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 4 0
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 2 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEZİHE MERVE KOCA 4742 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 161,701 252,130 17 32 32 1292 17143
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 12 4,00 13 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 0 0 0,00 0 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 4 8 2,00 7 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 0 7 -1,75 -6 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 14 29 6,75 6 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe bDEcdAaDBaccec c   b   aD B   

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal a bB Dc dC              Ab eca

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik c    D  AD     e              

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen aab  dbc     c                

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 3 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 1 0
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 0 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 1 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 2 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 1 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA SOYLU 4809 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,775 252,130 15 30 30 1290 17096
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 17 1,75 6 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 2 6 0,50 4 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 7 14 3,50 12 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 2 4 1,00 10 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 12 -1,00 -3 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 19 48 7,00 6 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe cbeeEe Ab bdbe abebE eDCD  ab 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal dacCd b  A aCeeE ccB  eAd b Ca

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik AD aE  D d       eb a         

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen c  cab   b ebb  E Ca  a     db

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 3 2 50
MASAL/FABL 2 2 0 100
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 2 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 4 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 0 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 4 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 2 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 4 4 18
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 2 0 67
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 2 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEMA ÖZKAN 0 10A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 192,619 252,130 3 12 12 1185 15036
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 21 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 2 9,50 32 5,31 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 2 2,50 21 1,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 1,18 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,43 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 7 5 5,75 19 3,25 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 0,79 1,53 11,07

Fizik 10 1 3 0,25 3 -0,08 -0,11 1,06

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,64 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 -0,07 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 0,49 0,80 4,24

Toplam: 120 21 15 17,25 14 9,83 12,53 37,02

TYT Türkçe AbE B   B d   ED   AD    CB   

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal aA    b A B       D  ACcAa   c

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik d E      aaE      a  D        

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen a   a  Ae e                   

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 0 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ŞİİR 6 2 0 33
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 1 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 0 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 3 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 1 33
ELEKTROSTATİK 2 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET CAN GÜNEŞ 211 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,972 252,130 8 10 10 1176 14728
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 13 6,75 23 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 6 5 4,75 40 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 6 2,50 21 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 2 4 1,00 10 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 3 13 -0,25 -1 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 30 47 18,25 15 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe eDEAdcebBCbe  Eca ccDCad CB   

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal eACBe beAeBEabBed DdaAC Abe  B

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik ead eD B D     C dE   a  e b  

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  c  a db   e aEe b d  a  cCAad

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 3 17
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 0 1 0
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 1 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 6 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 2 0 67
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 3 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 3 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 1 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 2 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25
CANLILAR DÜNYASI 3 1 1 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ASLI ÖZEN 212 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 214,442 252,130 3 3 3 1074 12951
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 10 10,50 35 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 5 6 3,50 29 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 2 1,50 25 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 1 2 0,50 5 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 3 2 2,50 25 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 5 4 4,00 13 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 33 34 24,50 20 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe dD AdADcBCdc  Ec b ADCaabCB B 

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal aAbBeDbD bcEDEBe aDdb Ccb d DB

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik caEd e   ea E  Ca             

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a  d E          E   BC e   Bb

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 2 1 67
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 2 33
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 0 2 0
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 1 0 100
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 4 4 40
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 2 1 67
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 5 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 1 1 33
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
CANLILAR DÜNYASI 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT DALAKLIOĞLU 216 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 206,174 252,130 5 5 5 1127 13789
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 7 5 5,75 48 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 2 0,50 8 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 12 12 9,00 30 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 3 1 2,75 28 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 28 26 21,50 18 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe ADEA  Dadeed  E  b            

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal aACBCbbeACcEbEBD  D edbcA d  d

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik Be bbc   D      DA bDD        

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen           Cb B     BDd     d  

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 0 2 0
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 3 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 2 0 100
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 4 3 40
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 0 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ŞENOL 205 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 228,791 252,130 2 2 2 964 11301
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 12 10 9,50 32 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 6 0,50 4 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 10 11 7,25 24 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 11 4 10,00 33 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 2 2 1,50 15 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 6 2,50 8 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 37 31 29,25 24 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe DADBEAdcc DeA   Ecba   CbBbBd 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal aaACBacA ACBCc dde d  aABb    

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik  DB E  Dd  c E CECDbEbD       

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen A   a  b EC  b B  ea   d      

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 3 0
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 3 0 100
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 5 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 9 4 41
VERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 2 1 67
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR VURAL 201 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 231,900 252,130 1 1 1 947 10945
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 12 3,00 10 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 9 2 8,50 71 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 5 2 4,50 38 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 17 6 15,50 52 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 0 3 -0,75 -8 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 4 0 4,00 40 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 5 2,75 9 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 36 24 30,00 25 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe eAeeEcBd  cdb   Ee    D  Bbed 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal ECACBbD eACB cDEB   De ABbdB D

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik cDB EA DBB  E     D           

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen     a   e  d a    e   DBC   E 

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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80

TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 0 17
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 0 2 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 4 0 100
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 5 1 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 2 1 67
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 8 1 36
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 2 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 0 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 0 50
CANLILAR DÜNYASI 3 1 0 33



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLŞEN DÖNMEZ 213 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 176,368 252,130 13 20 20 1255 16315
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 11 7,25 24 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 4 3 3,25 27 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 1 4 0,00 0 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 1 0,75 13 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 6 8 4,00 13 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 1 0,75 8 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 3 -0,75 -8 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 1 5 -0,25 -1 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 19 29 11,75 10 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe DADdbeacaeD cd  ED   AcC B Be 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal EaAbBb   A  C  bce     eB  d  

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik   B    D     d   ba  b c      

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen c            C    e    e   ed 

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 1 17
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 1 0 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 1 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 0 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 0 4 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 0 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 1 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 0 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE EKİCİ 203 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,271 252,130 6 7 7 1160 14430
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 6 4,50 15 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 6 2 5,50 46 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 0 4,00 33 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 0 1,00 17 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 11 2 10,50 35 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 22 11 19,25 16 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe eA BbAddD   d   E        a  C 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal E AbB  b ACBC DE    D    A    

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik  DB    D        Eba E         

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen                   e           

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 0 1 0
TİYATRO 2 1 0 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 0 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 0 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 0 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 2 14
VERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN ÇINAR 204 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 176,823 252,130 11 18 18 1253 16290
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 0 2,00 17 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 1 -0,25 -4 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 7 6 5,50 18 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 0 1 -0,25 -1 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 16 17 11,75 10 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe ADEca bc dedBDac   A          

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal acCBeDbeAC    B  B      c     

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik BCE  e                        

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a                            

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 1 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 2 1 67
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 0 17
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 2 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 0 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 1 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA SAĞLAM 214 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 146,893 252,130 18 38 38 1315 17715
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 9 2,75 9 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 0 5 -1,25 -10 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 1 3 0,25 2 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 2 11 -0,75 -3 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 11 37 1,75 1 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe bD  Bb  a ec DE c a D  e  a   

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal ac   b   a d   a d e A  A a be

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik aC  b   d  b   b c  e C    c  

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen   dbb  c  d     dE   c  D  d a

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 1 2 17
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 0 1 0
TİYATRO 2 0 1 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 3 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 0 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 0 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 1 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 3 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 2 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 6 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 0 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT DİNDAR 220 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,862 252,130 14 21 21 1259 16505
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 15 3,25 11 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 5 5 3,75 31 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 3 1,25 21 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 12 13 8,75 29 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 5 -0,25 -3 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 20 37 10,75 9 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe eADeEbceaeDbeda Ec c   C  bBe 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal bbACBe b ACcCcDEce aDd ABAdd c

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik d e                           

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen c           d         D dc edb

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 2 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 2 0
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 0 1 0
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 2 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 4 4 40
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 2 1 67
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 1 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 1 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 3 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVEDÖNER 218 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 154,828 252,130 17 35 35 1302 17441
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 17 -0,25 -1 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 8 1,00 8 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 5 0,75 6 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 6 16 2,00 7 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 6 0,50 2 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 14 39 4,25 4 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe Dcceaecdba ded  cec   D  cDBd 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal aaeedece ACBCc b  ecD  ddc B e

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik   BC                          

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen            B b    ed  eBd  b  

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 2 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 1 17
MASAL/FABL 2 0 0 0
ROMAN 2 1 1 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 3 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 1 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 1 4 10
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 3 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 0 25
CANLILAR DÜNYASI 3 0 2 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMET CAN KAYA 215 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 156,644 252,130 16 33 33 1297 17364
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 3 22 -2,50 -8 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 5 5 3,75 31 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 10 12 7,00 23 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 2 5 0,75 8 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 3 8 1,00 3 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 17 49 4,75 4 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe cabcddbeadea Ddc b  eCaccbBaa 

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal eACBbaceAeBdDaBeBcDcDe        

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik cade b  ce    A               

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen ebCCb  b bCda       a         

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 3 0
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 0 2 0
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 1 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 1 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 5 5 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 5 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR AYDIN 223 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 176,456 252,130 12 19 19 1254 16310
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 6 1,50 13 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 1 5 -0,25 -2 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 4 0,00 0 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 5 15 1,25 4 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 3 -0,75 -8 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 4 1 3,75 38 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 5 9 2,75 9 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 23 45 11,75 10 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe bcEce DDeded DEcbE ADaDebCB  d

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal bAddbD a  cE   e d daeC bbB ad

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik  ab eD    bE     d   c    b   

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen c   ad    eb ad e  BDB  D   cE

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 0 2 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 1 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 1 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 4 1 67
MASAL/FABL 2 1 1 50
ROMAN 2 0 2 0
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 0 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 0 5 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 3 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 5 9
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 1 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 2 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 2 0 67
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 2 1 50
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
OĞUZHAN AĞCA 222 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 164,008 252,130 15 28 28 1287 17028
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 4 5 2,75 23 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 3 1 2,75 23 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 2 -0,50 -8 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 1 7 -0,75 -8 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 1 9 -1,25 -4 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 15 30 7,50 6 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe De BdA     dbc  Ec b   C   Bdc

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal EbACe bbeA  C D    c   A e  d 

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik cce    D            d         

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen cbbacaCe    d     a           

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
CÜMLEDE ANLAM 2 1 1 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 2 0
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 1 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 1 2 25
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 1 0 50
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 1 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 1 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 3 5
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 2 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAHA ARSLAN 206 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 212,408 252,130 4 4 4 1085 13163
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 4 7 2,25 19 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 3 5 1,75 15 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 2 3,50 58 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 11 14 7,50 25 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 0 0,00 0 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 3 2 2,50 25 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 4 3,00 10 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 32 33 23,75 20 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe DAaeEAcbD DCA  a cba  eC  DdC 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal EeAbcaD ecdBCeb d  cD aAcAaBCD

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik  DBe bb           DbEbDD      

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen            BCb Bc     Dd   d  

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 0 3 0
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 4 0
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 1 0 50
TİYATRO 2 1 1 50
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 3 1 75
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 0 1 0
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 0 2 0
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 4 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 2 1 67
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 5 4 23
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 0 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 0 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ ÖZTÜRK 210 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,658 252,130 7 8 8 1162 14476
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 13 9,75 33 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 5 7 3,25 27 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 4 5 2,75 23 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 11 16 7,00 23 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 10 1,50 5 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 30 43 19,25 16 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe DAaBEAdcD DbA cEEcba eDCDcbad 

Cevap Anahtarı B DADBEABADBDCABBEEDDEEADCDBDBCE

TYT Sosyal EadbBbDccAbBC bEdbdBD  edcaBCa

Cevap Anahtarı B ECACBCDADACBCDDEBDBBDBDABAEBCD

TYT Matematik  Dab             Cb d         

Cevap Anahtarı B ADBCEAADBBADEECCECDAEDDDBADBEA

TYT Fen b  Daa a    de    Ca eDB  b  c

Cevap Anahtarı B ACDDECCCBECBCCEBECCECBDBCADAEE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 2 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 1 0 33
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 4 17
MASAL/FABL 2 2 0 100
ROMAN 2 0 2 0
TİYATRO 2 0 2 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 1 0
GÜNLÜK/BLOG 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 2 2 50
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 1 2 33
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 3 5 30
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 0 3 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 2 2 9
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 2 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 1 0 33
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 2 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 1 25
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF DALAKLIOĞLU 202 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 193,071 252,130 9 11 11 1183 14996
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 3 6,25 21 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 7 4 6,00 50 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 5 4 4,00 33 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 1 3 0,25 4 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 13 11 10,25 34 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 2 5 0,75 3 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 24 27 17,25 14 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe ADEABcDa  e          C        

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal bAbBeDAbA BED Bed DdDeC bcd D 

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik e  bb    D     bab b a E      

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen  a         b B   a   d      Bb

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 3 1 1 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 0 0 0
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 3 1 75
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 2 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 4 4 40
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 1 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 1 7 5
VERİ 1 1 0 100
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 1 2 25
CANLILAR DÜNYASI 3 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 10. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZAFER ÖZEN 208 10P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 185,291 252,130 10 13 13 1220 15686
Puanı Hesaplanan: 39 39 1352 18240

Katılımlar: 18 39 39 1352 18240

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 5 8,75 29 5,42 5,36 10,21

Tarih-1 12 3 4 2,00 17 3,64 2,56 5,40

Coğrafya-1 12 2 7 0,25 2 2,21 1,65 3,88

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 2 4 1,00 17 0,85 0,62 2,22

TYT Sosyal 30 7 15 3,25 11 6,69 4,84 11,50

Matematik-1 30 3 10 0,50 2 2,39 1,53 11,07

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,14 -0,11 1,06

Kimya 10 3 3 2,25 23 0,57 0,61 1,30

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,74 0,30 1,88

Biyoloji 0 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Fen 30 4 7 2,25 8 1,17 0,80 4,24

Toplam: 120 24 37 14,75 12 15,67 12,53 37,02

TYT Türkçe ADE   DaBee  a   a A C  DCB   

Cevap Anahtarı A ADEABADDBCABBDEDDEEADCDBDCBEBE

TYT Sosyal bcbB  A A  bbbBe  D edbcbdBdDa

Cevap Anahtarı A CACBCDADACBEDEBDBBDBDACDAEBCDB

TYT Matematik ea b D  cD     babdbbD        

Cevap Anahtarı A BCEAADBBADDEECACDAEDDDCEDBEABA

TYT Fen      c    Cb Bc  a BDdd     a 

Cevap Anahtarı A DECCCBEACDCCEBECCECBDBCADECABE
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TÜR TAR1 COĞ1 DİN MAT1 FİZ KİM BİY BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
CÜMLEDE ANLAM 2 1 0 50
PARAGRAF YORUMU 3 1 0 33
ANLATIM BİÇİMLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 1 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
SÖZCÜK TÜRLERİ 3 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 1 0 0 0
ŞİİR 6 1 2 17
MASAL/FABL 2 1 0 50
ROMAN 2 1 0 50
TİYATRO 2 2 0 100
BİYOGRAFİ/OTOBİYOGRAFİ 1 0 0 0
MEKTUP/E -POSTA 1 0 0 0
GÜNLÜK/BLOG 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
TARİH VE ZAMAN 4 0 2 0
İNSANLIĞIN İLK DÖNEMLERİ 2 0 1 0
ORTA ÇAĞ'DA DÜNYA 1 1 0 100
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 3 2 0 67
İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 10 2 5 20
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
GENÇLİK VE DEĞERLER 3 1 2 33
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 22 3 8 14
VERİ 1 0 0 0
ÜÇGENLER 6 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 2 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
ELEKTROSTATİK 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 2 1 1 50
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 2 1 0 50
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 3 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 3 1 1 33
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 3 1 0 33
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 4 0 2 0
CANLILAR DÜNYASI 3 0 1 0
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