
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI 25 25 1335 14812

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,02 8,24 11,96 6,03 1,97 5,54 3,02 3,11 2,24 2,51 1,20 2,21 3,26 0,73 3,08 7,30 4,70 6,12 1,41 3,41 0,56 1,66 2,28 1,09 2,70 2,00 2,20 41,91 27,64 35,00 245,760

Okul Ortalaması 8,64 12,84 5,43 4,24 3,44 3,38 2,48 3,28 1,66 1,28 1,84 0,82 1,56 1,52 1,18 1,60 5,36 0,26 1,20 3,76 0,26 0,60 1,76 0,16 0,80 1,60 0,40 22,40 35,40 13,55 182,060

KATILIMLAR

1 121 YUSUF KAYA 11P 11 13 7,75 9 1 8,75 4 1 3,75 2 1 1,75 3 0 3,00 2 2 1,50 4 3 3,25 0 1 -0,25 35 22 29,50 229,790 8272

2 112 İLKBAL GÜLER 11P 11 8 9,00 5 3 4,25 4 2 3,50 3 1 2,75 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 2 0 2,00 32 18 27,50 223,555 8930

3 119 ESMANUR YILMAZ 11P 11 10 8,50 7 1 6,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 2 2 1,50 3 3 2,25 32 20 27,00 222,147 9062

4 122 NİSA NURDÖKMETAŞ 11P 14 9 11,75 7 2 6,50 3 4 2,00 1 3 0,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 6 -1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 31 31 23,25 210,322 10268

5 104 MUHAMMED SAMET 11P 10 6 8,50 8 2 7,50 1 2 0,50 1 2 0,50 2 1 1,75 2 2 1,50 24 15 20,25 201,767 11105

6 110 VEDATALP ÇETİNK* A 11P 11 8 9,00 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 2 2 1,50 1 1 0,75 0 2 -0,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 25 19 20,25 201,662 11115

7 116 ENDER CEYLAN 11P 11 14 7,50 9 1 8,75 3 6 1,50 0 2 -0,50 2 3 1,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 2 0,50 28 32 20,00 201,215 11149

8 106 BERAT KARAKOÇ 11P 15 8 13,00 3 3 2,25 1 1 0,75 1 1 0,75 2 3 1,25 3 4 2,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 0 1 -0,25 26 25 19,75 199,669 11289

9 4736 BERKAY ÇELİK 11A 9 9 6,75 7 2 6,50 4 0 4,00 2 1 1,75 22 12 19,00 198,237 11413

10 101 ZEHRA GÜNGÖR 11P 11 7 9,25 7 0 7,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 1 1 0,75 1 2 0,50 1 0 1,00 22 15 18,25 195,697 11630

11 4701 ABDULKERİM KURT 11A 7 16 3,00 6 4 5,00 4 5 2,75 1 1 0,75 2 2 1,50 0 3 -0,75 4 3 3,25 24 34 15,50 188,333 12260

12 102 M SAFA ÖZTÜRK 11P 13 15 9,25 1 2 0,50 2 0 2,00 4 14 0,50 3 6 1,50 2 0 2,00 25 37 15,75 188,282 12261

13 114 HASAN TALHA PİŞKİN 11P 10 20 5,00 2 2 1,50 2 4 1,00 0 1 -0,25 3 6 1,50 5 4 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 24 40 14,00 183,644 12615

14 4657 MUSTAFA KAYGUSUZ 11A 5 15 1,25 5 3 4,25 2 4 1,00 0 2 -0,50 2 2 1,50 1 0 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 2 3 1,25 22 34 13,50 182,619 12678

15 4704 ZEYNEP POLAT 11A 9 5 7,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 3 0,25 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 17 17 12,75 179,349 12919

16 4732 YAĞMUR DEMİRTAŞ 11A 9 6 7,50 5 4 4,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 3 1 2,75 0 5 -1,25 0 5 -1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 19 30 11,50 175,564 13176

17 4740 DURSUNE KARAKAŞ 11A 9 21 3,75 4 6 2,50 2 8 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 3 2 2,50 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 3 0,25 23 49 10,75 173,807 13289

18 4713 ALİME SARIKAYA 11A 6 9 3,75 2 1 1,75 2 2 1,50 1 0 1,00 0 3 -0,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 0 2 -0,50 1 2 0,50 13 23 7,25 163,286 13802

19 4745 MUHSİN GÖZÜTOK 11A 7 18 2,50 2 6 0,50 4 4 3,00 3 2 2,50 1 4 0,00 0 11 -2,75 1 8 -1,00 2 3 1,25 1 0 1,00 21 56 7,00 162,767 13820

20 4738 EMİRHAN KUMUŞ 11A 7 16 3,00 3 7 1,25 2 5 0,75 1 4 0,00 3 2 2,50 3 6 1,50 1 4 0,00 1 5 -0,25 0 7 -1,75 21 56 7,00 162,572 13830

21 4731 DİLARA SÖĞÜT 11A 8 10 5,50 0 4 -1,00 0 2 -0,50 1 1 0,75 1 0 1,00 0 4 -1,00 1 0 1,00 11 21 5,75 158,570 13986

22 4723 SİNEM UÇAR 11A 1 15 -2,75 2 5 0,75 5 4 4,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 1 6 -0,50 2 5 0,75 1 2 0,50 14 40 4,00 154,412 14148

23 4721 ESRA NUR SARIKAYA 11A 4 26 -2,50 2 8 0,00 6 4 5,00 2 3 1,25 1 3 0,25 4 26 -2,50 0 10 -2,50 2 8 0,00 4 6 2,50 25 94 1,50 146,834 14384

24 4733 ENES MALİK GÜRLER 11A 2 13 -1,25 3 7 1,25 0 5 -1,25 1 10 -1,50 1 9 -1,25 1 0 1,00 8 44 -3,00 133,135 14738

25 4734 ÇEŞMİNAZ ÖZİPEK 11A 5 24 -1,00 1 8 -1,00 2 8 0,00 0 5 -1,25 1 3 0,25 3 27 -3,75 1 9 -1,25 1 9 -1,25 2 8 0,00 16 101 -9,25 114,225 14809
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI 25 25 1335 14812

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 14,02 8,24 11,96 6,03 1,97 5,54 3,02 3,11 2,24 2,51 1,20 2,21 3,26 0,73 3,08 7,30 4,70 6,12 1,41 3,41 0,56 1,66 2,28 1,09 2,70 2,00 2,20 41,91 27,64 35,00 245,760

Okul Ortalaması 8,64 12,84 5,43 4,24 3,44 3,38 2,48 3,28 1,66 1,28 1,84 0,82 1,56 1,52 1,18 1,60 5,36 0,26 1,20 3,76 0,26 0,60 1,76 0,16 0,80 1,60 0,40 22,40 35,40 13,55 182,060

KATILIMLAR
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SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ABDULKERİM KURT 4701 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,333 245,760 2 11 11 1209 12260
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 4 5 2,75 28 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 13 12 10,00 33 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 4 3 3,25 33 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 4 3 3,25 11 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 24 34 15,50 13 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe BbdeDdac baa  D   eadEaA DbeaD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal aCDaEbDCbACeaabBd CAEe   aBDc 

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik a   b    d                    

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen CedCdED                       

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 2 0
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 3 17
ROMAN 2 2 0 100
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 2 5 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 5 0 1 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 2 2 0 100
OPTİK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALİME SARIKAYA 4713 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 163,286 245,760 7 18 18 1278 13802
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 6 9 3,75 13 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 2 1 1,75 18 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 3 -0,75 -15 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 5 6 3,50 12 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 0 2 -0,50 -5 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 13 23 7,25 6 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe Ee  ddD a eee D D    D  a  b D

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal A   a  D  C  e  Dc   E   c ac 

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik        B   da                 

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen   db          a   d  bcC      

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 1 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 0 20
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 1 17
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 2 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 1 0 17
FONKSİYONLAR 5 0 2 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKAY ÇELİK 4736 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 198,237 245,760 1 9 9 1149 11413
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 9 6,75 23 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 4 0 4,00 40 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 13 3 12,25 41 4,96 7,04 13,07

Toplam: 120 22 12 19,00 16 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe dB  bcDBC cDBdaBDd  dD     b  

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal ABCeaE DCC ACAE     AEc       

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 5 1 3 20
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 1 17
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 1 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 3 0 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇEŞMİNAZ ÖZİPEK 4734 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 114,225 245,760 14 25 25 1335 14809
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 24 -1,00 -3 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 1 8 -1,00 -10 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 4 24 -2,00 -7 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 3 27 -3,75 -13 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 1 9 -1,25 -13 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 2 8 0,00 0 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 4 26 -2,50 -8 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 16 101 -9,25 -8 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe E caeAaeaceDdbacDbcaeDebacdaae

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal A bebaaceeeeacbebBaEccadceaB* 

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik aabadeaecabcaadBEacedAdeabdecb

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen BeaeebedabeaecaeAaceCaDaebabda

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 5 0
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 5 17
ROMAN 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 2 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 3 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 2 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 2 6 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 6 0
FONKSİYONLAR 5 0 5 0
POLİNOMLAR 7 1 6 14
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 2 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 6 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 2 0 2 0
OPTİK 3 1 2 33
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 4 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 1 2 33
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA SÖĞÜT 4731 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 158,570 245,760 10 21 21 1290 13986
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 8 10 5,50 18 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 0 4 -1,00 -10 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 0 2 -0,50 -5 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 2 7 0,25 1 4,96 7,04 13,07

Fizik 10 0 4 -1,00 -10 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 4 0,00 0 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 11 21 5,75 5 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe de  d D C cD CDBca   Da bd d D

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal b b a d   a    d     Ec    B  

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Fen   d ce   b             C      

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 0 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 5 3 2 60
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 1 17
ROMAN 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 1 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 2 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
DURSUNE KARAKAŞ 4740 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 173,807 245,760 6 17 17 1254 13289
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 21 3,75 13 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 4 6 2,50 25 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 8 0,00 0 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 10 20 5,00 17 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 3 0,25 3 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 6 -0,50 -2 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 23 49 10,75 9 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe EBcdbdeBdacDBCbBDeeadDedadbcca

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal dcCDaEecCbeAdcbceeCcAEebcdeBDa

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik        d  CeE  B              

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen       bd       d     a d    Be

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 3 40
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 5 17
ROMAN 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 2 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 7 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 1 0
FONKSİYONLAR 5 1 1 20
POLİNOMLAR 7 2 0 29
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 1 1 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİRHAN KUMUŞ 4738 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,572 245,760 9 20 20 1282 13830
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 16 3,00 10 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 5 0,75 8 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 9 18 4,50 15 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 1 4 0,00 0 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 1 5 -0,25 -3 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 7 -1,75 -18 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 2 16 -2,00 -7 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 21 56 7,00 6 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe BEdeadCB eadBbea  bD  d cea aD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal dbecEabdCACb eD aba EcdacCBcdA

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik bC  a a  c    E cD          e 

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen Cc   d b e b bAec d  aeca d bc

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 3 20
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 1 2 17
ROMAN 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 1 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 3 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 2 4 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 1 2 17
FONKSİYONLAR 5 0 2 0
POLİNOMLAR 7 1 1 14
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 0 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 0 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 3 0 2 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 2 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 2 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 2 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 4 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES MALİK GÜRLER 4733 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 133,135 245,760 13 24 24 1330 14738
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 2 13 -1,25 -4 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 3 7 1,25 13 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 0 5 -1,25 -13 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 3 12 0,00 0 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 1 10 -1,50 -5 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 1 9 -1,25 -13 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 1 0 1,00 10 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 2 9 -0,25 -1 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 8 44 -3,00 -3 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe BaddcabeabaCeba               

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal BaaEcabCbcecbea               

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik daEccecaaea                   

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen eacdaceAcbA                   

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 2 20
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 0 0
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANI (HATIRA) 1 0 0 0
HABER METNİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 2 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 0 5 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 1 5 17
FONKSİYONLAR 5 0 4 0
POLİNOMLAR 7 0 1 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 2 0 2 0
OPTİK 3 1 2 33
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRA NUR SARIKAYA 4721 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 146,834 245,760 12 23 23 1309 14384
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 4 26 -2,50 -8 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 2 8 0,00 0 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 6 4 5,00 50 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 3 0,25 5 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 11 18 6,50 22 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 4 26 -2,50 -8 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 0 10 -2,50 -25 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 2 8 0,00 0 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 4 6 2,50 25 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 6 24 0,00 0 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 25 94 1,50 1 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe cecbecDBbeaaeebdeaaceDeaCdbbae

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal ccecaEbeeCCeCAEBDeabAEdaacbBa 

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik badcbbbdeaeBaebeEaceaAeeadeeDc

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen aeeceedabbaecadAeBccdDbbeDeDBe

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 0 5 0
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 4 33
ROMAN 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 3 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 5 3 63
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 6 0
FONKSİYONLAR 5 1 4 20
POLİNOMLAR 7 0 7 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 2 2 50
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 5 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 2 0 2 0
OPTİK 3 0 3 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 3 25
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 3 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 2 1 67
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 2 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 1 3 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHSİN GÖZÜTOK 4745 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 162,767 245,760 8 19 19 1280 13820
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 7 18 2,50 8 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 2 6 0,50 5 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 4 4 3,00 30 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 10 16 6,00 20 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 0 11 -2,75 -9 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 1 8 -1,00 -10 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 2 3 1,25 13 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 4 11 1,25 4 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 21 56 7,00 6 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe cecbbAa acBbd eBb  ebDBaCAdd a

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal caaDcbaD  CedAEe B dcEBaDeCaac

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik dcb d b    eb a   caa         

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen dee abdbDbcC b  Ad     C      

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 2 1 40
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 3 33
ROMAN 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 1 0 100
HABER METNİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 2 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 2 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 2 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 3 3 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 4 0
FONKSİYONLAR 5 0 2 0
POLİNOMLAR 7 0 4 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 2 1 1 50
OPTİK 3 0 3 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 1 1 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUSTAFA KAYGUSUZ 4657 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 182,619 245,760 3 14 14 1231 12678
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 5 15 1,25 4 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 9 11 6,25 21 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 4 2 3,50 35 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 1 3 0,25 3 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 2 3 1,25 13 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 7 8 5,00 17 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 22 34 13,50 11 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe Bd Ae a cD CecDbced  ba da   e

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal BbDEaC  bA c eDe dC de   aBe A

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik      B                        

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen C B C cA d   Ae  c eaC   b  De

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 0 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 5 1 3 20
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 0 5 0
ROMAN 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 1 0 1 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANI (HATIRA) 1 0 0 0
HABER METNİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 0 67
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 4 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 1 0 17
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 0 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 0 67
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 3 1 1 33
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 1 1 33
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 1 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SİNEM UÇAR 4723 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 154,412 245,760 11 22 22 1298 14148
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 1 15 -2,75 -9 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 2 5 0,75 8 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 5 4 4,00 40 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 9 10 6,50 22 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 1 6 -0,50 -5 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 2 5 0,75 8 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 4 13 0,75 3 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 14 40 4,00 3 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe edbd eacdbdaBbe ac            

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal cecEdb   ACcdB BaEdAEc  A     

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik               d              a

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen dDeddc   eA eAc b ddaCe       

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 0 2 0
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 1 2 20
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 2 0
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 0 0
ANI (HATIRA) 1 0 0 0
HABER METNİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 3 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 2 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 4 3 50
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 0 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 3 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 3 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 2 1 50
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 2 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR DEMİRTAŞ 4732 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 175,564 245,760 5 16 16 1249 13176
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 6 7,50 25 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 5 4 4,00 40 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 1 3 0,25 3 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 9 12 6,00 20 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 0 5 -1,25 -4 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 0 5 -1,25 -13 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 7 -0,75 -3 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 19 30 11,50 10 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe BddeDB   DdCBcD    D      bD  

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal BC abbDbCAb b    a Aadba CBc A

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik b    a   a b             a    

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen    bbc dd       b    C  d     

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 2 1 40
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 0 17
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 0 0 0
HABER METNİ 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 3 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 2 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 0 3 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 5 0 2 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 2 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 3 0 2 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP POLAT 4704 11A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 179,349 245,760 4 15 15 1241 12919
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 14 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 9 5 7,75 26 2,66 5,43 11,96

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 1,95 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 3 2 2,50 25 1,64 1,66 2,24

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,61 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,77 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 7 9 4,75 16 4,96 7,04 13,07

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,57 0,26 6,12

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 -0,23 0,26 0,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,05 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,50 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 1 0,75 3 0,32 0,82 3,85

Toplam: 120 17 17 12,75 11 7,38 13,55 34,98

TYT Türkçe BadcDBC   B B D    D      b aD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal    a  D bACe   a  CAE bcd Bc c

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik b a                           

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen        c             C        

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 5 1 0 20
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 1 0 17
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 1 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 2 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERAT KARAKOÇ 106 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,669 245,760 8 8 8 1140 11289
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 15 8 13,00 43 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 1 1 0,75 8 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 7 8 5,00 17 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 1 2 0,50 5 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 5 -0,25 -1 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 26 25 19,75 16 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe BEAcDB B  eCBDDb  ADa acE dDaD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal    aE DCbe    e    AEc   aBccA

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik c ab a E  E               C   

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen        c e     ed B  e        

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 3 2 60
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 2 1 33
ROMAN 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 1 1 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 2 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 4 0
FONKSİYONLAR 5 2 0 40
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 0 2 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 1 33
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENDER CEYLAN 116 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,215 245,760 7 7 7 1133 11149
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 14 7,50 25 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 3 6 1,50 15 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 14 12 11,00 37 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 2 2 1,50 15 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 2 0,50 5 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 3 5 1,75 6 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 28 32 20,00 17 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe cEdeDBb  aBCBabbecADe  bEaE Be

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal BCeEECDCCAdedaDcd CAdd   aBcbA

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik                             e 

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen b   a   BC      d    b e    D 

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 3 40
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 2 33
ROMAN 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 1 1 0 100
TİYATRO 2 1 0 50
ANI (HATIRA) 1 1 0 100
HABER METNİ 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 6 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 0 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 2 0 67
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 1 1 33
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMANUR YILMAZ 119 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 222,147 245,760 3 3 3 963 9062
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 10 8,50 28 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 7 1 6,75 68 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 2 1,50 15 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 16 5 14,75 49 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 3 3 2,25 23 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 3 3 2,25 8 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 32 20 27,00 23 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe Ea  bcDB  BDcCDBDe BdD  ad d c

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal AB DaE DCC Ab E c   AEcCeACBD 

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik b    A a                   C  

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen BbdcBC                        

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 3 1 60
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 2 2 33
ROMAN 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 1 0 100
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 2 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 1 0 14
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 0 67
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 1 1 33
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN TALHA PİŞKİN 114 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 183,644 245,760 11 13 13 1229 12615
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 20 5,00 17 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 2 2 1,50 15 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 4 1,00 10 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 4 7 2,25 8 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 5 4 4,00 40 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 2 1 1,75 18 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 2 -0,50 -5 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 7 7 5,25 18 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 24 40 14,00 12 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe ceDbbADcbecDBCbaedceADBdacEbec

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal e C aE    Cc d cD a   d       

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik dEac  aB E  bc                

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen BbeDBCaE c    C A c    a    d 

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 3 40
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 4 33
ROMAN 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 3 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 2 4 33
FONKSİYONLAR 5 1 2 20
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 2 1 0 50
OPTİK 3 1 2 33
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 1 0 25
KARIŞIMLAR 2 1 0 50
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKBAL GÜLER 112 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 223,555 245,760 2 2 2 955 8930
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 4 2 3,50 35 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 15 7 13,25 44 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 0 1 -0,25 -3 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 2 0 2,00 20 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 2 2 1,50 5 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 32 18 27,50 23 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe aEbADBa  D  aDDd  bc    E cDBD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal BC aEbDb ACeE Da   AE bDACBc A

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik                          DCEaD

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen         c b           C     D 

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 0 0
HİKÂYE 5 1 2 20
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 0 2 0
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 1 0 100
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 1 0 100
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 3 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 1 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 3 2 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 0 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 3 0 50
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 1 0 33
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 1 0 25



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
M SAFA ÖZTÜRK 102 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 188,282 245,760 10 12 12 1210 12261
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 13 15 9,25 31 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 2 0 2,00 20 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 3 2 2,50 8 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 4 14 0,50 2 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 3 6 1,50 15 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 2 0 2,00 20 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 0 0,00 0 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 5 6 3,50 12 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 25 37 15,75 13 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe EeDEbeDB aaDBCbaDCccbDa CcEdca

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal e C a     CA                  

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik a abbe e E    bcd eaC dDB d  b

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen BbeDaCad cBC                  

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 5 2 3 40
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 2 3 33
ROMAN 2 0 2 0
DESTAN/EFSANE 1 1 0 100
TİYATRO 2 0 2 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 0 1 0
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 0 0 0
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 4 0
FONKSİYONLAR 5 1 0 20
POLİNOMLAR 7 0 6 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 1 1 25
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 2 17
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 1 2 33
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 3 1 2 33
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 1 0 33
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED SAMET 104 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,767 245,760 5 5 5 1128 11105
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 10 6 8,50 28 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 1 2 0,50 5 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 12 7 10,25 34 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,32 0,26 6,12

Toplam: 120 24 15 20,25 17 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe BEbcDBb   e BDD    b      bDBD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal BCeEECDbCAb       CcEca   Bc A

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik c    a E  E                   

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 1 0 100
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 1 50
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 2 0 40
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 0 1 0
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 1 0 100
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 1 67
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 5 2 0 40
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NURDÖKMETAŞ 122 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 210,322 245,760 4 4 4 1054 10268
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 14 9 11,75 39 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 7 2 6,50 65 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 3 4 2,00 20 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 14 11 11,25 38 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 0 6 -1,50 -15 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 1 0,75 8 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 8 -1,00 -3 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 31 31 23,25 19 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe daD deaBa eDcCDBDC BAD E A E c

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal ABCDaE DCe cCcb De EdEeb ACBcd

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik b     a               d    C E

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen  eee a d c    e      D a      

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 4 0 80
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 4 0 67
ROMAN 2 1 0 50
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 3 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 1 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 3 3 38
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 2 0 33
UZAY GEOMETRİ 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 2 0 1 0
OPTİK 3 0 2 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 1 0 33
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
VEDATALP ÇETİNK* A 110 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 201,662 245,760 6 6 6 1130 11115
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 8 9,00 30 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 3 1 2,75 28 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 13 6 11,50 38 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 0 2 -0,50 -5 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 0 1 -0,25 -3 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 0 4 -1,00 -3 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 25 19 20,25 17 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe dcbdDB a  eCBDDC   D  C   bDeD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal B  EE Dbb C   b   CAEdCDAeBc A

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik     b                      E  

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen     b  c  d         e         

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 0 1 0
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 1 0 50
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 4 0 80
GEZİ YAZISI 1 1 0 100
ŞİİR 6 2 0 33
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 1 1 50
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 1 0 33
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 1 1 33
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 1 1 13
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 1 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 1 0 17
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 1 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 1 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KAYA 121 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 229,790 245,760 1 1 1 900 8272
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 13 7,75 26 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 4 1 3,75 38 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 18 3 17,25 58 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 4 3 3,25 33 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 0 1 -0,25 -3 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 4 4 3,00 10 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 35 22 29,50 25 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe EeDbbbDBC cDeCbaeCceADB     ec

Cevap Anahtarı B EBDEAADBCBBDBCDBDCBBADBECAEEDD

TYT Sosyal ABCeEECDCCCACA     aAEc  A BD 

Cevap Anahtarı B ABCDEECDCCCACAEBDBCEAEBCDACBDE

TYT Matematik b    A a               D      

Cevap Anahtarı B EECEAADBDECBEDCBECDDCACDBCBCDE

TYT Fen BbeDBCa                    c  

Cevap Anahtarı B BCCDBCCEDABCAECAABEBCDDCCDCDBC

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 1 1 50
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 2 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 0 1 0
HİKÂYE 5 3 2 60
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 2 2 33
ROMAN 2 0 1 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 0 1 0
ANI (HATIRA) 1 0 1 0
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 1 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 3 0 100
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 2 0 100
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 2 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 2 1 25
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 2 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 1 0 14
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 1 1 50
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 2 1 67
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 1 1 33
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ 11. SINIF HAZIR BULUNUŞLUK DENEME SINAVI

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEHRA GÜNGÖR 101 11P

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 195,697 245,760 9 10 10 1169 11630
Puanı Hesaplanan: 25 25 1335 14812

Katılımlar: 11 25 25 1335 14812

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 30 11 7 9,25 31 8,95 5,43 11,96

Tarih-1 10 7 0 7,00 70 5,20 3,38 5,54

Coğrafya-1 10 0 3 -0,75 -8 1,68 1,66 2,24

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,09 0,82 2,21

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,70 1,18 3,08

TYT Sosyal 30 9 6 7,50 25 9,68 7,04 13,07

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 1,32 0,26 6,12

Fizik 10 0 0 0,00 0 0,89 0,26 0,56

Kimya 10 0 0 0,00 0 0,30 0,16 1,09

Biyoloji 10 1 0 1,00 10 0,27 0,40 2,20

TYT Fen 30 1 0 1,00 3 1,45 0,82 3,85

Toplam: 120 22 15 18,25 15 21,41 13,55 34,98

TYT Türkçe aEbAaBb  DB BDaCe  b       DBD

Cevap Anahtarı A BEAADBCBEDBCBDDCBBADBECAEDEDBD

TYT Sosyal BC EE DC A e    a  cE ba  Bc  

Cevap Anahtarı A BCDEECDCCACAEBDBCECAEBCDACBDEA

TYT Matematik                           b aD

Cevap Anahtarı A ECEEDBDECBEDCBECDDCAAABCBDCECD

TYT Fen                            C  

Cevap Anahtarı A CDBCCEDABCAECAABEBBCDCCDCDCCDB

Soru No 123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 1 1 0 100
CÜMLEDE ANLAM 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 2 2 0 100
SES, YAZIM, NOKTALAMA 2 0 2 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ 1 1 0 100
HİKÂYE 5 3 0 60
GEZİ YAZISI 1 0 1 0
ŞİİR 6 0 2 0
ROMAN 2 0 0 0
DESTAN/EFSANE 1 0 0 0
TİYATRO 2 1 0 50
ANI (HATIRA) 1 1 0 100
HABER METNİ 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 3 2 0 67
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 3 2 0 67
DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SAVAŞÇILAR VE ASKERLER 2 1 0 50
KLASİK ÇAĞDA OSMANLI TOPLUM DÜZENİ 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 2 1 0 50
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 8 0 2 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYMA VE OLASILIK 6 0 0 0
FONKSİYONLAR 5 0 0 0
POLİNOMLAR 7 0 0 0
İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER 4 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 6 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 3 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
OPTİK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 4 0 0 0
KARIŞIMLAR 2 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 3 0 0 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 3 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 3 1 0 33
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 4 0 0 0

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

