
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025 31 146 297 5742

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,6 10,3 23,06 10,5 5,3 9,15 13,7 3,7 12,73 3,7 4,5 2,56 53,5 23,8 47,50 281,770

Okul Ortalaması 13,9 13,4 10,56 6,7 6,0 5,14 3,1 2,5 2,50 1,8 3,5 0,98 25,5 25,4 19,18 188,890

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 28 8 26,00 13 6 11,50 16 0 16,00 4 3 3,25 61 17 56,75 310,135 1 1 21 103 1820

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 27 8 25,00 11 3 10,25 16 2 15,50 4 2 3,50 58 15 54,25 302,725 2 2 27 117 2067

3 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 12B 32 7 30,25 10 7 8,25 9 2 8,50 3 4 2,00 54 20 49,00 286,128 3 3 36 143 2670

4 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 26 7 24,25 10 4 9,00 1 0 1,00 2 2 1,50 39 13 35,75 246,873 4 4 62 194 4108

5 4622 KADİR YALÇIN 12B 18 15 14,25 13 7 11,25 3 1 2,75 5 7 3,25 39 30 31,50 235,408 5 5 69 205 4416

6 4658 MERVE YILDIZ 12B 23 12 20,00 8 6 6,50 3 1 2,75 1 2 0,50 35 21 29,75 229,265 6 6 75 215 4574

7 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 23 12 20,00 6 9 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 33 23 27,25 221,725 7 7 83 225 4770

8 4642 ENES KILIÇ 12B 15 19 10,25 11 9 8,75 4 0 4,00 4 1 3,75 34 29 26,75 221,603 8 8 84 226 4774

9 4603 ECRAL BERA YILMAZ 12B 24 10 21,50 7 10 4,50 2 4 1,00 33 24 27,00 220,745 9 9 86 228 4792

10 4645 KEREM EFE ÖZTEKİN 12B 15 15 11,25 12 8 10,00 3 0 3,00 3 5 1,75 33 28 26,00 219,128 10 10 87 229 4838

11 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 20 18 15,50 11 6 9,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 34 33 25,75 217,710 11 11 89 231 4872

12 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 18 20 13,00 11 7 9,25 1 4 0,00 3 4 2,00 33 35 24,25 213,625 12 12 92 234 4960

13 4608 MERVE KUMUŞ 12B 19 14 15,50 7 8 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 29 24 23,00 209,475 13 13 94 237 5038

14 4641 YASİN ÇAKIR 12B 11 21 5,75 13 7 11,25 3 1 2,75 3 3 2,25 30 32 22,00 207,783 14 14 97 241 5067

15 4621 HASAN KURUM 12A 19 12 16,00 7 4 6,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 27 23 21,25 204,035 1 15 100 244 5130

16 4636 AHMET KURUM 12A 16 19 11,25 7 8 5,00 2 3 1,25 25 30 17,50 193,388 2 16 107 252 5292

17 4646 RESUL  KARAKAŞ 12B 9 14 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 1 0,75 17 19 12,25 178,310 15 17 114 263 5462

18 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 10 8 8,00 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 14 11,50 175,670 3 18 115 264 5491

19 4625 TUĞÇE KALP 12A 9 17 4,75 6 5 4,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 25 9,75 170,808 4 19 117 267 5533

20 4640 SEYİT BULUT 12A 10 18 5,50 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 26 9,50 169,955 5 20 118 268 5538

21 4610 Gİ *M ÇELEBİ 12A 8 6 6,50 4 7 2,25 1 0 1,00 1 7 -0,75 14 20 9,00 168,305 6 21 120 270 5549

22 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 5 8 3,00 3 5 1,75 1 0 1,00 2 6 0,50 11 19 6,25 160,505 7 22 126 276 5600

23 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 5 7 3,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 9 12 6,00 159,708 8 23 127 277 5605

24 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 5 11 2,25 3 9 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 11 21 5,75 159,143 9 24 129 279 5607

25 4606 FURKAN ÇAĞRI KRDN 12A 5 6 3,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 6 0,50 9 15 5,25 157,420 10 25 131 282 5619

26 4632 ARDA GÜREL 12A 8 20 3,00 2 11 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 14 36 5,00 156,810 11 26 132 283 5625

27 4634 BURAK AKKOY N 12A 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 6 4 5,00 156,678 12 27 133 284 5626

28 4647 HAMZA EKİNCİ 12 5 16 1,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 10 26 3,50 152,450 1 28 135 286 5645

29 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 5 17 0,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 9 -0,25 11 33 2,75 150,198 16 29 137 288 5661

30 4637 YASİN BAYAR 12B 7 33 -1,25 8 12 5,00 7 33 -1,25 7 13 3,75 29 91 6,25

31 4623 BATUHAN BAYKAL 12A 2 14 -1,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 6 29 -1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025 31 146 297 5742

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,6 10,3 23,06 10,5 5,3 9,15 13,7 3,7 12,73 3,7 4,5 2,56 53,5 23,8 47,50 281,770

Okul Ortalaması 13,9 13,4 10,56 6,7 6,0 5,14 3,1 2,5 2,50 1,8 3,5 0,98 25,5 25,4 19,18 188,890
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2 4602 MERYEM SAYAN 12B 27 8 25,00 11 3 10,25 16 2 15,50 4 2 3,50 58 15 54,25 302,725 2 2 27 117 2067

3 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 12B 32 7 30,25 10 7 8,25 9 2 8,50 3 4 2,00 54 20 49,00 286,128 3 3 36 143 2670

4 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 26 7 24,25 10 4 9,00 1 0 1,00 2 2 1,50 39 13 35,75 246,873 4 4 62 194 4108

5 4622 KADİR YALÇIN 12B 18 15 14,25 13 7 11,25 3 1 2,75 5 7 3,25 39 30 31,50 235,408 5 5 69 205 4416

6 4658 MERVE YILDIZ 12B 23 12 20,00 8 6 6,50 3 1 2,75 1 2 0,50 35 21 29,75 229,265 6 6 75 215 4574

7 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 23 12 20,00 6 9 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 33 23 27,25 221,725 7 7 83 225 4770

8 4642 ENES KILIÇ 12B 15 19 10,25 11 9 8,75 4 0 4,00 4 1 3,75 34 29 26,75 221,603 8 8 84 226 4774

9 4603 ECRAL BERA YILMAZ 12B 24 10 21,50 7 10 4,50 2 4 1,00 33 24 27,00 220,745 9 9 86 228 4792

10 4645 KEREM EFE ÖZTEKİN 12B 15 15 11,25 12 8 10,00 3 0 3,00 3 5 1,75 33 28 26,00 219,128 10 10 87 229 4838

11 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 20 18 15,50 11 6 9,50 3 5 1,75 0 4 -1,00 34 33 25,75 217,710 11 11 89 231 4872

12 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 18 20 13,00 11 7 9,25 1 4 0,00 3 4 2,00 33 35 24,25 213,625 12 12 92 234 4960

13 4608 MERVE KUMUŞ 12B 19 14 15,50 7 8 5,00 2 1 1,75 1 1 0,75 29 24 23,00 209,475 13 13 94 237 5038

14 4641 YASİN ÇAKIR 12B 11 21 5,75 13 7 11,25 3 1 2,75 3 3 2,25 30 32 22,00 207,783 14 14 97 241 5067

15 4621 HASAN KURUM 12A 19 12 16,00 7 4 6,00 1 1 0,75 0 6 -1,50 27 23 21,25 204,035 1 15 100 244 5130

16 4636 AHMET KURUM 12A 16 19 11,25 7 8 5,00 2 3 1,25 25 30 17,50 193,388 2 16 107 252 5292

17 4646 RESUL  KARAKAŞ 12B 9 14 5,50 4 2 3,50 3 2 2,50 1 1 0,75 17 19 12,25 178,310 15 17 114 263 5462

18 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 10 8 8,00 4 4 3,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 15 14 11,50 175,670 3 18 115 264 5491

19 4625 TUĞÇE KALP 12A 9 17 4,75 6 5 4,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 25 9,75 170,808 4 19 117 267 5533

20 4640 SEYİT BULUT 12A 10 18 5,50 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 26 9,50 169,955 5 20 118 268 5538

21 4610 Gİ *M ÇELEBİ 12A 8 6 6,50 4 7 2,25 1 0 1,00 1 7 -0,75 14 20 9,00 168,305 6 21 120 270 5549

22 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 5 8 3,00 3 5 1,75 1 0 1,00 2 6 0,50 11 19 6,25 160,505 7 22 126 276 5600

23 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 5 7 3,25 1 1 0,75 2 1 1,75 1 3 0,25 9 12 6,00 159,708 8 23 127 277 5605

24 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 5 11 2,25 3 9 0,75 1 0 1,00 2 1 1,75 11 21 5,75 159,143 9 24 129 279 5607

25 4606 FURKAN ÇAĞRI KRDN 12A 5 6 3,50 1 3 0,25 1 0 1,00 2 6 0,50 9 15 5,25 157,420 10 25 131 282 5619

26 4632 ARDA GÜREL 12A 8 20 3,00 2 11 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 14 36 5,00 156,810 11 26 132 283 5625

27 4634 BURAK AKKOY N 12A 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 6 4 5,00 156,678 12 27 133 284 5626

28 4647 HAMZA EKİNCİ 12 5 16 1,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 10 26 3,50 152,450 1 28 135 286 5645

29 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 5 17 0,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 9 -0,25 11 33 2,75 150,198 16 29 137 288 5661

30 4637 YASİN BAYAR 12B 7 33 -1,25 8 12 5,00 7 33 -1,25 7 13 3,75 29 91 6,25

31 4623 BATUHAN BAYKAL 12A 2 14 -1,50 2 3 1,25 1 7 -0,75 1 5 -0,25 6 29 -1,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025 31 146 297 5742

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel
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7 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 23 12 20,00 6 9 3,75 3 1 2,75 1 1 0,75 33 23 27,25 221,725 7 7 83 225 4770

8 4642 ENES KILIÇ 12B 15 19 10,25 11 9 8,75 4 0 4,00 4 1 3,75 34 29 26,75 221,603 8 8 84 226 4774

9 4603 ECRAL BERA YILMAZ 12B 24 10 21,50 7 10 4,50 2 4 1,00 33 24 27,00 220,745 9 9 86 228 4792
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20 4640 SEYİT BULUT 12A 10 18 5,50 5 5 3,75 1 1 0,75 0 2 -0,50 16 26 9,50 169,955 5 20 118 268 5538
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26 4632 ARDA GÜREL 12A 8 20 3,00 2 11 -0,75 1 3 0,25 3 2 2,50 14 36 5,00 156,810 11 26 132 283 5625

27 4634 BURAK AKKOY N 12A 4 3 3,25 1 0 1,00 1 1 0,75 6 4 5,00 156,678 12 27 133 284 5626

28 4647 HAMZA EKİNCİ 12 5 16 1,00 1 5 -0,25 3 2 2,50 1 3 0,25 10 26 3,50 152,450 1 28 135 286 5645

29 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 5 17 0,75 4 6 2,50 0 1 -0,25 2 9 -0,25 11 33 2,75 150,198 16 29 137 288 5661

30 4637 YASİN BAYAR 12B 7 33 -1,25 8 12 5,00 7 33 -1,25 7 13 3,75 29 91 6,25
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(31)
10,56 0,86 1,81 1,16 1,31 2,56 -0,06 0,47 0,49 0,02 19,18 188,890

İlçe
(146)

17,75 (3) 1,15 (3) 2,08 (3) 1,45 (3) 1,95 (3) 6,41 (3) 0,68 (4) 0,43 (2) 0,66 (2) 0,37 (3) 32,93 (3) 235,180
İl

(297)
21,92 (4) 1,76 (4) 2,54 (4) 2,04 (4) 2,18 (4) 11,02 (4) 1,79 (5) 0,97 (3) 1,32 (3) 0,58 (4) 46,12 (4) 276,570

Genel
(5742)

23,06 (67) 1,92 (53) 2,76 (58) 2,15 (50) 2,33 (53) 11,01 (63) 1,72 (58) 0,79 (35) 1,18 (50) 0,58 (54) 47,50 (67) 281,770
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12
(1)

1,00 0,25 -0,50 2,50 1,00 -0,50 -0,25 3,50 152,450
12A
(13)

5,29 0,52 1,13 0,33 0,31 0,87 -0,06 0,06 0,27 -0,21 8,51 156,340
12B
(17)

15,15 1,16 2,43 1,90 2,15 3,87 -0,07 0,75 0,72 0,21 28,27 215,930

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ okulunda 31 3

ZARA ilçesinde 146 15 4
SİVAS ilinde 297 26 5 2

Genelde 5742 440 69 51 29

DERECELER

Genelde sınava 69 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 66. oldu

SİVAS ilinde sınava 5 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 4. oldu

ZARA ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 3. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 2,00 1,74 40

[-] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0,84 1,23 28

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,19 0,52 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,03 0,39 3

[-] SES BİLGİSİ 1 0 0,58 0

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,19 1,19 10

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0,45 0,87 23

[-] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,48 0,32 48

[-] PARAGRAFIN YAPISI 4 1,00 1,68 25

[-] PARAGRAF YORUMU 20 8,71 4,87 44

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,26 0,58 26

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,10 0,65 10

[-] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,48 0,19 48

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,32 0,23 32

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,23 0,45 23

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1,94 0,48 48

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,06 0,29 6

Felsefe
[-] FELSEFEYİ TANIMA 3 1,23 0,81 41

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0,35 0,87 18

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] BİLGİ VE İNANÇ 3 1,06 0,84 35

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0,61 0,65 31

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] PROBLEMLER 8 0,35 0,35 4

[-] SAYILAR 7 1,35 0,71 19

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0,23 0,32 8

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,03 0,03 3

[-] RASYONEL SAYILAR 2 0,29 0,06 15

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 0,35 0,32 9

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0,39 0,10 10

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,06 0,10 6

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0,06 0

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0 0,06 0

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0 0,03 0

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0,06 0,16 2

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0,19 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,29 0,45 29

[-] ENERJİ 1 0,19 0,16 19

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,06 0,19 3

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,06 0,32 6

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,19 0 19

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0,39 0

[-] OPTİK 1 0,06 0,26 6

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 1 0,45 0,35 45

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

2 0 0,06 0

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,03 0,10 3

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,10 0,03 10

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,03 0 3

[-] KARIŞIMLAR 1 0,06 0,06 6

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,16 0

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,10 0,13 10

[-] HÜCRE 1 0 0,10 0

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,06 0,48 6

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,10 0,03 10

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0 0,26 0

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,06 0,23 6



12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12B
(17)

15,15 1,16 2,43 1,90 2,15 3,87 -0,07 0,75 0,72 0,21 28,27 215,930

Okul
(31)

10,56 (1) 0,86 (1) 1,81 (1) 1,16 (1) 1,31 (1) 2,56 (1) -0,06 (3) 0,47 (2) 0,49 (1) 0,02 (1) 19,18 (1) 188,890
İlçe
(146)

17,75 (8) 1,15 (7) 2,08 (5) 1,45 (4) 1,95 (6) 6,41 (7) 0,68 (8) 0,43 (4) 0,66 (5) 0,37 (5) 32,93 (7) 235,180
İl

(297)
21,92 (18) 1,76 (13) 2,54 (11) 2,04 (8) 2,18 (10) 11,02 (16) 1,79 (15) 0,97 (10) 1,32 (12) 0,58 (12) 46,12 (17) 276,570

Genel
(5742)

23,06 (298) 1,92 (144) 2,76 (112) 2,15 (111) 2,33 (85) 11,01 (287) 1,72 (209) 0,79 (96) 1,18 (125) 0,58 (119) 47,50 (328) 281,770
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12B şubesinde 17

Okulunuzda 31 3
ZARA ilçesinde 146 15 4

SİVAS ilinde 297 26 5 2
Genelde 5742 440 69 51 29

DERECELER

Genelde sınava 440 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 375. oldu

SİVAS ilinde sınava 26 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 18. oldu

ZARA ilçesinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 8. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 1. oldu
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12B ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 2,47 1,82 49

[-] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1,29 1,29 43

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,29 0,41 29

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,06 0,29 6

[-] SES BİLGİSİ 1 0 0,59 0

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,29 1,35 15

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0,71 0,88 35

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,71 0,24 71

[-] PARAGRAFIN YAPISI 4 1,53 2,00 38

[+] PARAGRAF YORUMU 20 11,47 5,82 57

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,41 0,53 41

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,12 0,82 12

[+] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,59 0,29 59

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,24 0,35 24

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,41 0,41 41

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2,59 0,53 65

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,06 0,35 6

Felsefe
[+] FELSEFEYİ TANIMA 3 1,82 0,76 61

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0,59 1,29 29

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 3 1,71 0,82 57

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0,82 0,71 41

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] PROBLEMLER 8 0,47 0,47 6

[-] SAYILAR 7 1,76 0,82 25

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0,29 0,41 10

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,06 0,06 6

[-] RASYONEL SAYILAR 2 0,47 0,12 24

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 0,65 0,47 16

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0,71 0,12 18

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,12 0,18 12

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0,12 0

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0 0,12 0

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0 0,06 0

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0,12 0,24 3

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0,24 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,41 0,41 41

[-] ENERJİ 1 0,35 0,18 35

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0 0,35 0

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,12 0,29 12

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,29 0 29

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0,47 0

[-] OPTİK 1 0 0,41 0

Kimya
[+] KİMYA BİLİMİ 1 0,59 0,29 59

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

2 0 0,12 0

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,06 0,06 6

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,12 0,06 12

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,06 0 6

[-] KARIŞIMLAR 1 0,06 0,12 6

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,06 0

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,18 0,24 18

[-] HÜCRE 1 0 0,12 0

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,06 0,53 6

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,18 0,06 18

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0 0,18 0

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,12 0,18 12



12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12A
(13)

5,29 0,52 1,13 0,33 0,31 0,87 -0,06 0,06 0,27 -0,21 8,51 156,340

Okul
(31)

10,56 (2) 0,86 (2) 1,81 (2) 1,16 (2) 1,31 (2) 2,56 (3) -0,06 (2) 0,47 (3) 0,49 (2) 0,02 (2) 19,18 (2) 188,890
İlçe
(146)

17,75 (12) 1,15 (9) 2,08 (12) 1,45 (10) 1,95 (11) 6,41 (13) 0,68 (7) 0,43 (6) 0,66 (6) 0,37 (11) 32,93 (12) 235,180
İl

(297)
21,92 (23) 1,76 (16) 2,54 (19) 2,04 (15) 2,18 (17) 11,02 (23) 1,79 (14) 0,97 (13) 1,32 (13) 0,58 (18) 46,12 (23) 276,570

Genel
(5742)

23,06 (342) 1,92 (175) 2,76 (173) 2,15 (188) 2,33 (159) 11,01 (337) 1,72 (208) 0,79 (149) 1,18 (164) 0,58 (152) 47,50 (390) 281,770
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12A şubesinde 13

Okulunuzda 31 3
ZARA ilçesinde 146 15 4

SİVAS ilinde 297 26 5 2
Genelde 5742 440 69 51 29

DERECELER

Genelde sınava 440 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 426. oldu

SİVAS ilinde sınava 26 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 23. oldu

ZARA ilçesinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 12. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 2. oldu
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12A ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 2,00 1,73 40

[-] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0,87 1,20 29

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,20 0,53 20

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,03 0,40 3

[-] SES BİLGİSİ 1 0 0,60 0

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,20 1,20 10

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0,47 0,87 23

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,50 0,30 50

[-] PARAGRAFIN YAPISI 4 1,03 1,67 26

[-] PARAGRAF YORUMU 20 8,90 4,80 45

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,27 0,57 27

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,10 0,63 10

[-] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,47 0,20 47

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,33 0,23 33

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,23 0,43 23

Coğrafya-1
[+] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2,00 0,50 50

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,07 0,30 7

Felsefe
[-] FELSEFEYİ TANIMA 3 1,27 0,77 42

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0,37 0,90 18

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] BİLGİ VE İNANÇ 3 1,10 0,87 37

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0,63 0,67 32

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] PROBLEMLER 8 0,33 0,33 4

[-] SAYILAR 7 1,37 0,73 20

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0,20 0,30 7

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,03 0,03 3

[-] RASYONEL SAYILAR 2 0,30 0,07 15

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 0,37 0,33 9

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0,40 0,10 10

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,07 0,10 7

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0,07 0

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0 0,07 0

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0 0,03 0

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0,07 0,17 2

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0,20 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,27 0,47 27

[-] ENERJİ 1 0,20 0,17 20

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,07 0,20 3

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,07 0,33 7

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,20 0 20

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0,40 0

[-] OPTİK 1 0,07 0,27 7

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 1 0,47 0,33 47

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

2 0 0,07 0

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,03 0,07 3

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,10 0,03 10

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,03 0 3

[-] KARIŞIMLAR 1 0,07 0,07 7

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,17 0

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,10 0,13 10

[-] HÜCRE 1 0 0,10 0

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,07 0,47 7

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,10 0,03 10

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0 0,27 0

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,07 0,23 7



12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
12
(1)

1,00 0,25 -0,50 2,50 1,00 -0,50 -0,25 3,50 152,450

Okul
(31)

10,56 (3) 0,86 (3) 1,81 (3) 1,16 (3) 1,31 (3) 2,56 (2) -0,06 (1) 0,47 (1) 0,49 (3) 0,02 (3) 19,18 (3) 188,890
İlçe
(146)

17,75 (15) 1,15 (13) 2,08 (15) 1,45 (15) 1,95 (12) 6,41 (8) 0,68 (6) 0,43 (3) 0,66 (15) 0,37 (12) 32,93 (15) 235,180
İl

(297)
21,92 (26) 1,76 (21) 2,54 (24) 2,04 (20) 2,18 (18) 11,02 (18) 1,79 (13) 0,97 (9) 1,32 (24) 0,58 (19) 46,12 (26) 276,570

Genel
(5742)

23,06 (348) 1,92 (186) 2,76 (183) 2,15 (204) 2,33 (162) 11,01 (307) 1,72 (203) 0,79 (77) 1,18 (198) 0,58 (153) 47,50 (398) 281,770
Yukarıdaki tabloda şube isminin yazdığı satırda yazan değerler şubenize ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, şube ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. Okul, ilçe, il ve genel satırlarında ise; okulunuza, ilçenize, ilinize ve genele ait
ortalama gösterilir.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
12 şubesinde 1

Okulunuzda 31 3
ZARA ilçesinde 146 15 4

SİVAS ilinde 297 26 5 2
Genelde 5742 440 69 51 29

DERECELER

Genelde sınava 440 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 427. oldu

SİVAS ilinde sınava 26 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 24. oldu

ZARA ilçesinde sınava 15 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 13. oldu

Okulunuzda sınava 3 şube katıldı, şubeniz [TYT] puanında 3. oldu

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 ŞUBE KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025
Bu sayfada şubenizdeki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[-] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

5 2,00 1,74 40

[-] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0,84 1,23 28

[-] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,19 0,52 19

[-] AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0,03 0,39 3

[-] SES BİLGİSİ 1 0 0,58 0

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,19 1,19 10

[-] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0,45 0,87 23

[-] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,48 0,32 48

[-] PARAGRAFIN YAPISI 4 1,00 1,68 25

[-] PARAGRAF YORUMU 20 8,71 4,87 44

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,26 0,58 26

[-] TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE
İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ

1 0,10 0,65 10

[-] DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN
DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ

1 0,48 0,19 48

[-] MİLLİ MÜCADELE 1 0,32 0,23 32

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,23 0,45 23

Coğrafya-1
[-] DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1,94 0,48 48

[-] ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0,06 0,29 6

Felsefe
[-] FELSEFEYİ TANIMA 3 1,23 0,81 41

[-] FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0,35 0,87 18

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[-] BİLGİ VE İNANÇ 3 1,06 0,84 35

[-] ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0,61 0,65 31

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[-] PROBLEMLER 8 0,35 0,35 4

[-] SAYILAR 7 1,35 0,71 19

[-] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0,23 0,32 8

[-] ÇARPANLARA AYIRMA VE
ÖZDEŞLİKLER

1 0,03 0,03 3

[-] RASYONEL SAYILAR 2 0,29 0,06 15

[-] BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE
EŞİTSİZLİKLER

4 0,35 0,32 9

[-] ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0,39 0,10 10

[-] MUTLAK DEĞER 1 0,06 0,10 6

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0,06 0

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0 0,06 0

[-] ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI
İLİŞKİLERİ

1 0 0,03 0

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0,06 0,16 2

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0,19 0

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,29 0,45 29

[-] ENERJİ 1 0,19 0,16 19

[-] HAREKET VE KUVVET 2 0,06 0,19 3

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,06 0,32 6

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,19 0 19

[-] ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0,39 0

[-] OPTİK 1 0,06 0,26 6

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 1 0,45 0,35 45

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

2 0 0,06 0

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,03 0,10 3

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,10 0,03 10

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,03 0 3

[-] KARIŞIMLAR 1 0,06 0,06 6

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0,16 0

Biyoloji
[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,10 0,13 10

[-] HÜCRE 1 0 0,10 0

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,06 0,48 6

[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,10 0,03 10

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0 0,26 0

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,06 0,23 6



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA EKİNCİ 4647 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
152,450 281,770 1 28 135 286 5645

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 1 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 16 1,00 3 1,00 10,56 23,06

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,25 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 1,81 2,76

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 1 5 -0,25 -1 -0,25 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 2,50 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 2,50 2,50 12,73

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 0,47 0,79

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,25 0,98 2,56

Toplam: 120 10 26 3,50 3 3,50 19,17 47,51

TYT Türkçe ce Ba e    ed a   a  bdc d Ea Eb c D  Ea

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal ecE d     d b       

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik b  CD       b       B                   

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen A      e a      a   

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 7 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 1 1 13
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KURUM 4636 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
193,388 281,770 2 16 107 252 5292

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 19 11,25 28 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 0,81 2,50 12,73

Toplam: 120 25 30 17,50 15 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe eC  aa Bc  baaEcAbdAeeAABBCaEaaAAeaDcbEC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal ecECdE  Dce  c BcdDE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik C                    ed  B            b 

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 11 9 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 2 1 25
SAYILAR 7 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜREL 4632 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,810 281,770 11 26 132 283 5625

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 20 3,00 8 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 2 11 -0,75 -4 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 14 36 5,00 4 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe BAecb d ca  aea E cbA D a Bed aEDa eda b

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal dA cadba a Adaec    

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik    a  c  a A                            

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen    B    A    Bd    a

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 5 9 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 4 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 1 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 2 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ ÖZGEN 4650 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,708 281,770 8 23 127 277 5605

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 7 3,25 8 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 1 1 0,75 4 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 9 12 6,00 5 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe BAa  acCce   d    d                   AD

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal  e       D          

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C         b  D                          

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen          D       bad

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 2 0 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 0 25
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN BAYKAL 4623 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 14 -1,50 -4 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 7 -0,75 -2 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 6 29 -1,25 -1 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe ccae ae  a  c  ba   A    e e        cCe 

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal CeD      a      e   

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C    a e b        a        e         e c

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen a b  E e   a     e  

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 2 4 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 1 0
SAYILAR 7 1 2 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AKKOY N 4634 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
156,678 281,770 12 27 133 284 5626

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 3 3,25 8 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,81 2,50 12,73

Toplam: 120 6 4 5,00 4 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe           b                     AD  EccC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal      E              

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik   cC                                    

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 4 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 0 25
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR POLAT 4609 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
159,143 281,770 9 24 129 279 5607

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 11 2,25 6 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 5 -1,25 -25 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 3 9 0,75 4 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 11 21 5,75 5 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe caBBCa ec e a    a              e   EccC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal    Cd    BA bbdaabcd

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen A      e        B   

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 2 3 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 3 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN ÇAĞRI KRDN 4606 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
157,420 281,770 10 25 131 282 5619

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 6 3,50 9 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 1 3 0,25 1 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 9 15 5,25 4 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe BAae a   e   d  a                 E   AD

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal  ec      D        c 

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen dd  E    D c     bac

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 0 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 0 25
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
Gİ *M ÇELEBİ 4610 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,305 281,770 6 21 120 270 5549

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 6 6,50 16 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 7 -0,75 -4 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 14 20 9,00 8 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe A  Bb  a dDb  E                 AD  EccC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal ecECdE  Dce     cd  

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen d  d e D     b  c ba

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 0 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 20 4 2 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KURUM 4621 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
204,035 281,770 1 15 100 244 5130

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 12 16,00 40 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 27 23 21,25 18 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe Aa BCddec edaCdBAEBADDcABcC   EAAD    aC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal eeEC E  Dc      DaDE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C          c                         

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen cd b aaa            

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 2 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 0 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDANUR DÖNER 4616 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
160,505 281,770 7 22 126 276 5600

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 8 3,00 8 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 3 5 1,75 9 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 11 19 6,25 5 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe BAa  a   e   d ba d               Ec  AD

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal Cec Ee   D        cd

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen dd  E    D c     bac

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 20 3 1 15

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 1 25
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT BULUT 4640 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
169,955 281,770 5 20 118 268 5538

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 18 5,50 14 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 16 26 9,50 8 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe  ca  ecCcae  daba d  c ebABAd  ED EaaCAD

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal  e    E  DeA aDa E b

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C               c                       

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  c       a          

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 9 6 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE UÇAR 4624 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
175,670 281,770 3 18 115 264 5491

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 8 8,00 20 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 15 14 11,50 10 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe Aa dda   d  a    E  D  AB  d  E AD  E aC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal     aE  D   aDe  b E

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C                                    

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen c      a            

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 20 8 2 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KALP 4625 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
170,808 281,770 4 19 117 267 5533

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 13 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 17 4,75 12 5,29 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 0,52 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,13 1,81 2,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 0,33 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 0,31 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 2,29 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,06 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,81 2,50 12,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,06 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,27 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,12 0,98 2,56

Toplam: 120 16 25 9,75 8 8,50 19,17 47,51

TYT Türkçe Aa dda e dadaaE  a bDeeABd d    AD  E aC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal     aE  D AEaDea  eE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C          c                         

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen c      a            

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 20 7 5 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 2 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL ŞENEL 4607 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
217,710 281,770 11 11 89 231 4872

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 5 1,75 4 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 0 4 -1,00 -5 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 34 33 25,75 21 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe BcCeA caaBAEcdb caEbAebcCAdbEEaEDeEDECAD

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal bdDEE E BDeAdDeBDE d

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C   a  a   cC    A      b           e   

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  bd      c        e 

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 0 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 2 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZTÜRK 4644 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
150,198 281,770 16 29 137 288 5661

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 17 0,75 2 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 11 33 2,75 2 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe AC  ac    cbabEec e DD   c  a ace ce  a 

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal Aa  bEC    aec    bE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik      a                                  

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen da b ebD  d     eceD

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 2 7 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 2 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRAL BERA YILMAZ 4603 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
220,745 281,770 9 9 86 228 4792

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 3,79 2,50 12,73

Toplam: 120 33 24 27,00 23 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe AdBBCa     baCEaAEeAeDAABBC EBbAAacDEDEC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal eea aEC D cEDbeaDbDb

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik   DCc                    a         b   c

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 15 4 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 0 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 1 0
SAYILAR 7 2 0 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KILIÇ 4642 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,603 281,770 8 8 84 226 4774

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 19 10,25 26 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 34 29 26,75 22 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe BAa  deCacdEcbadaadbADDBCAebb  b  EDECAa

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal bAaaEeECcDaAdDDBeEcC

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C  B      C  D                          

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  AE  E   D         c

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 1 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 1 2 33
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 2 0 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR YALÇIN 4622 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,408 281,770 5 5 69 205 4416

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 39 30 31,50 26 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe   e CaAa  a aaEBAE AeDAAdBCbEBbbADeeEaaC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal AeEbEECcDcAEDDadDaDE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C a     D         D                  

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen dE dE aD  A   cdcE c

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 20 12 8 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 1 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM EFE ÖZTEKİN 4645 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,128 281,770 10 10 87 229 4838

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 15 11,25 28 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 3 5 1,75 9 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 33 28 26,00 22 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe ACddaa e  a E dBA     AAdBCbEBbbADeeEaaC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal beEbEECcDcAEDDadDaDE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C         C  B                       

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen dE dE bD    e a     

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 20 10 7 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 1 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KUMUŞ 4608 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,475 281,770 13 13 94 237 5038

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 29 24 23,00 19 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe cCadCE a dea  EaeE ADeAAeaC EcEdAD DEDEC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal eea  EC D AdcbaBc DE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C         C        a                 

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen        D        a   

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 13 5 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 0 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 1 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILDIZ 4658 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
229,265 281,770 6 6 75 215 4574

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 35 21 29,75 25 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe BAaB B aaBAEddDbE dAAc aCAdAE BEeDEDECAa

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal  eeaE Eb  aAdDDBD D 

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C  B      d  D                          

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  A       c         c

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 14 4 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 1 25
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 3 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 2 0 29
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAYAN 4602 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
302,725 281,770 2 2 27 117 2067

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 58 15 54,25 45 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe BcCBAB CE AEa Ddc EAADacCABAEEB aDEDcCAD

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal CAe E E  DaAED aDED 

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik CDCBDDDBBcCACD  EAB       a             

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  A     d D     EBa  

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 16 3 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 0 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 1 0 13
SAYILAR 7 7 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 1 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL  KARAKAŞ 4646 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
178,310 281,770 15 17 114 263 5462

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 14 5,50 14 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 17 19 12,25 10 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe BcCaAcBC BAbc beE   A bcd  bb   cb      

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal b     EC Da  D      

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C   e     C       B                   c 

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  b       D          

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 2 5 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 0 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 0 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA UÇAR 4630 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
221,725 281,770 7 7 83 225 4770

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 33 23 27,25 23 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe BACBA cCEcAEddedECEAAeDaCABbbEBb    aCAD

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal  dcba ECaDa ab BDEc 

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C        DC        a                    

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen          D         a

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 12 5 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 0 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 1 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 1 0 33
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA YİĞİT 4601 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
310,135 281,770 1 1 21 103 1820

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 61 17 56,75 47 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe ACBBCEbB bDdECEB EcADDeAcBCbEBEA  bDEDEC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal dDECEECcD AdDaaBDeDE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik CB C D  DA DD EAB    DBEBB              

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen AEeC b b      B     

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 5 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 20 13 4 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 1 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 3 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 3 0 38
SAYILAR 7 5 0 71
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 2 0 67
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL YILDIZ 4611 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
213,625 281,770 12 12 92 234 4960

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 20 13,00 33 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 33 35 24,25 20 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe ac BeBeeacA adbbEaEAADDcCcBAbaBbeaEDECAa

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal CAbEdcbC DBAEe aDEDa

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C      c c                c    a        

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  AE b a      a  a  B

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 20 14 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 2 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 1 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 2 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 1 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BAYAR 4637 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

Netler çok düşük olduğu için herhangi bir puan hesaplanmamıştır.

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 33 -1,25 -3 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 2 8 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 7 33 -1,25 -3 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 4 3 3,25 46 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 29 91 6,25 5 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe baadbdbcccedcbddAdccebeABBedcecAADeadeba

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal deECbbCADcbdDeBaceDa

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik aeadcbdacbeaebdAcCbdecBacBebeBdecadDAebc

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen eadbEadbdCADBeBdaEce

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 20 6 14 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 1 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 1 2 33
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 1 2 33
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 3 5 38
SAYILAR 7 0 7 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 3 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 4 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 2 50
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 2 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 2 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÇAKIR 4641 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
207,783 281,770 14 14 97 241 5067

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 30 32 22,00 18 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe Ab aaabe ccCEdEBdbdeecA d CEbcbb    EeEC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal AeEbEECcDcAEDDadDaDE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik    C a       C  B                       

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen dE dE bD            

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 20 6 10 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 1 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 1 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 1 0 25
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM İLBAŞ 4631 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
246,873 281,770 4 4 62 194 4108

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 39 13 35,75 30 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe BcC A  CaBAEd   E EAADecCABAEEBEeDEDECAb

Cevap Anahtarı B BACBABBCEBAEBADCECEAADDBCABAEEBEDDEDECAD

TYT Sosyal  AeEE E  DcAEDaB E e

Cevap Anahtarı B CADEEAECBDBAEDDBDEDC

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CDCBDDDBBDCACDCDEABBBBDDEEBBBADBCABEDCEA

TYT Fen  A       e        Dc

Cevap Anahtarı B CAEBEECCADEDDBCEBDDB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 17 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 0 50
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 2 1 67
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 1 0 33
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 0 0 0
SAYILAR 7 1 0 14
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 1. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR ÖZEN 4604 12B

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
286,128 281,770 3 3 36 143 2670

Puanı Hesaplanan: 29 142 293 5709

Katılımlar: 17 31 146 297 5742

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 15,15 10,56 23,06

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,16 0,86 1,92

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,43 1,81 2,76

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,90 1,16 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,15 1,31 2,33

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 7,63 5,14 9,15

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 3,87 2,56 11,01

Geometri 10 0 0 0,00 0 -0,07 -0,06 1,72

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 3,79 2,50 12,73

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,75 0,47 0,79

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,72 0,49 1,18

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,21 0,02 0,58

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 1,68 0,98 2,56

Toplam: 120 54 20 49,00 41 28,25 19,17 47,51

TYT Türkçe ACBBCEAB dDdEeEaAEeADDAABBCEEBEAADbbEDEC

Cevap Anahtarı A ACBBCEABBADCECEBAEBADDAABBCEEBEAADDDEDEC

TYT Sosyal eec aEC D AEDDaaDeDE

Cevap Anahtarı A ADECEECADBAEDDBBDCDE

TYT Matematik CB C  B    D e AB    c EB               

Cevap Anahtarı A CBDCDDBBDACDDCEABCDBBDBEBBDEABBCDBEDAACE

TYT Fen A eC  bD      d c   

Cevap Anahtarı A AEBCECEDECADBDBCBEDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 20 19 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
DEVRİMLER ÇAĞI'NDA DEĞİŞEN DEVLET-TOPLUM İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 3 0 75
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 3 3 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 2 1 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 3 2 1 67
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

PROBLEMLER 8 1 0 13
SAYILAR 7 3 0 43
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 3 0 0 0
ÇARPANLARA AYIRMA VE ÖZDEŞLİKLER 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 4 2 0 50
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ELEKTRİK AKIMI VE MANYETİZMA 3 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
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