
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-202532 138 276 11738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,3 8,6 23,16 10,7 4,7 9,49 10,2 3,8 9,24 3,5 3,6 2,59 49,7 20,7 44,48 271,340

Okul Ortalaması 14,2 11,4 11,30 8,2 4,9 6,95 2,3 3,2 1,51 0,9 2,5 0,28 25,6 22,1 20,04 196,670

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 25 8 23,00 15 4 14,00 14 5 12,75 8 1 7,75 62 18 57,50 312,970 1 1 30 50 3106

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 30 6 28,50 14 2 13,50 11 6 9,50 5 1 4,75 60 15 56,25 308,360 2 2 34 56 3308

3 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 12B 29 10 26,50 13 5 11,75 4 6 2,50 5 7 3,25 51 28 44,00 271,565 3 3 54 122 5542

4 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 30 6 28,50 14 5 12,75 4 5 2,75 48 16 44,00 271,175 4 4 55 123 5570

5 4658 MERVE YILDIZ 12B 29 7 27,25 15 1 14,75 1 3 0,25 1 2 0,50 46 13 42,75 267,583 5 5 59 129 5811

6 4622 KADİR YALÇIN 12B 26 11 23,25 13 4 12,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 41 18 36,50 249,188 6 6 72 169 7147

7 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 19 13 15,75 15 3 14,25 1 2 0,50 35 18 30,50 232,063 7 7 81 196 8326

8 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 19 10 16,50 13 5 11,75 1 2 0,50 33 17 28,75 226,680 8 8 85 206 8660

9 4608 MERE  KUMUŞ 12B 20 10 17,50 11 6 9,50 1 1 0,75 32 17 27,75 223,530 9 9 86 208 8833

10 4640 SEYİT BULUT 12A 18 17 13,75 8 3 7,25 3 3 2,25 1 1 0,75 30 24 24,00 212,723 1 10 92 219 9424

11 4645 KEREM ÖZTEKİN 12B 15 22 9,50 11 6 9,50 1 2 0,50 27 30 19,50 199,655 10 11 98 227 10008

12 4642 ENES  ILIÇ 12B 15 20 10,00 10 6 8,50 1 2 0,50 26 28 19,00 198,080 11 12 99 228 10067

13 4621 HASAN KURUM 12A 16 16 12,00 8 7 6,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 25 29 17,75 193,995 2 13 101 231 10222

14 4625 TUĞÇE KALP 12A 16 17 11,75 8 8 6,00 0 1 -0,25 24 26 17,50 193,313 3 14 102 232 10245

15 4636 AHMET KURUM 12A 12 11 9,25 7 10 4,50 3 1 2,75 22 22 16,50 190,628 4 15 104 234 10344

16 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 16 10 13,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 15 16,25 189,340 5 16 106 236 10401

17 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 10 9 7,75 10 4 9,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 22 24 16,00 189,253 6 17 107 237 10407

18 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 11 6 9,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 18 8 16,00 189,075 7 18 108 238 10414

19 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 18 14 14,50 4 11 1,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 188,425 8 19 109 239 10443

20 4641 YASİN ÇAKIR 12B 13 22 7,50 9 7 7,25 1 2 0,50 23 31 15,25 187,080 12 20 110 240 10483

21 4614 EDANUR ÇENBER 12A 11 13 7,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 21 14,75 185,558 9 21 111 241 10525

22 4646 RESUL  KARAKAŞ 12B 10 9 7,75 5 0 5,00 15 9 12,75 179,498 13 22 113 244 10731

23 4638 SALİH BİLGİ 12A 9 10 6,50 4 7 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 16 23 10,25 172,160 10 23 119 251 10929

24 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 8 11 5,25 2 2 1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 13 21 7,75 164,673 11 24 120 252 11120

25 4634 BURAK AKKOYUN 12A 2 3 1,25 6 5 4,75 2 2 1,50 10 10 7,50 164,488 12 25 121 253 11126

26 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 8 6 6,50 161,458 13 26 123 256 11182

27 4606 FURKAN Ç KAR DANE 12A 3 6 1,50 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 10 14 6,50 161,405 14 27 124 257 11185

28 4637 YASİN BAYAR 12B 9 21 3,75 6 14 2,50 9 25 2,75 2 18 -2,50 26 78 6,50 161,043 14 28 125 258 11193

29 4623 BATUHAN  BAYKAL 12A 2 5 0,75 5 2 4,50 1 1 0,75 1 4 0,00 9 12 6,00 160,023 15 29 126 259 11223

30 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 6 17 1,75 5 9 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 13 32 5,00 156,873 15 30 128 261 11294

31 4647   A 1 9 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 3 26 -3,50 131,533 1 31 136 272 11561

32 4632 ARDA GÜREL 12A 3 13 -0,25 2 7 0,25 1 5 -0,25 6 25 -0,25

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
  A 12A 12B

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
  A 12A 12B

                                                1 / 1



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-202532 138 276 11738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,3 8,6 23,16 10,7 4,7 9,49 10,2 3,8 9,24 3,5 3,6 2,59 49,7 20,7 44,48 271,340

Okul Ortalaması 14,2 11,4 11,30 8,2 4,9 6,95 2,3 3,2 1,51 0,9 2,5 0,28 25,6 22,1 20,04 196,670

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 25 8 23,00 15 4 14,00 14 5 12,75 8 1 7,75 62 18 57,50 312,970 1 1 30 50 3106

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 30 6 28,50 14 2 13,50 11 6 9,50 5 1 4,75 60 15 56,25 308,360 2 2 34 56 3308

3 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 12B 29 10 26,50 13 5 11,75 4 6 2,50 5 7 3,25 51 28 44,00 271,565 3 3 54 122 5542

4 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 30 6 28,50 14 5 12,75 4 5 2,75 48 16 44,00 271,175 4 4 55 123 5570

5 4658 MERVE YILDIZ 12B 29 7 27,25 15 1 14,75 1 3 0,25 1 2 0,50 46 13 42,75 267,583 5 5 59 129 5811

6 4622 KADİR YALÇIN 12B 26 11 23,25 13 4 12,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 41 18 36,50 249,188 6 6 72 169 7147

7 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 19 13 15,75 15 3 14,25 1 2 0,50 35 18 30,50 232,063 7 7 81 196 8326

8 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 19 10 16,50 13 5 11,75 1 2 0,50 33 17 28,75 226,680 8 8 85 206 8660

9 4608 MERE  KUMUŞ 12B 20 10 17,50 11 6 9,50 1 1 0,75 32 17 27,75 223,530 9 9 86 208 8833

10 4640 SEYİT BULUT 12A 18 17 13,75 8 3 7,25 3 3 2,25 1 1 0,75 30 24 24,00 212,723 1 10 92 219 9424

11 4645 KEREM ÖZTEKİN 12B 15 22 9,50 11 6 9,50 1 2 0,50 27 30 19,50 199,655 10 11 98 227 10008

12 4642 ENES  ILIÇ 12B 15 20 10,00 10 6 8,50 1 2 0,50 26 28 19,00 198,080 11 12 99 228 10067

13 4621 HASAN KURUM 12A 16 16 12,00 8 7 6,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 25 29 17,75 193,995 2 13 101 231 10222

14 4625 TUĞÇE KALP 12A 16 17 11,75 8 8 6,00 0 1 -0,25 24 26 17,50 193,313 3 14 102 232 10245

15 4636 AHMET KURUM 12A 12 11 9,25 7 10 4,50 3 1 2,75 22 22 16,50 190,628 4 15 104 234 10344

16 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 16 10 13,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 15 16,25 189,340 5 16 106 236 10401

17 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 10 9 7,75 10 4 9,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 22 24 16,00 189,253 6 17 107 237 10407

18 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 11 6 9,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 18 8 16,00 189,075 7 18 108 238 10414

19 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 18 14 14,50 4 11 1,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 188,425 8 19 109 239 10443

20 4641 YASİN ÇAKIR 12B 13 22 7,50 9 7 7,25 1 2 0,50 23 31 15,25 187,080 12 20 110 240 10483

21 4614 EDANUR ÇENBER 12A 11 13 7,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 21 14,75 185,558 9 21 111 241 10525

22 4646 RESUL  KARAKAŞ 12B 10 9 7,75 5 0 5,00 15 9 12,75 179,498 13 22 113 244 10731

23 4638 SALİH BİLGİ 12A 9 10 6,50 4 7 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 16 23 10,25 172,160 10 23 119 251 10929

24 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 8 11 5,25 2 2 1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 13 21 7,75 164,673 11 24 120 252 11120

25 4634 BURAK AKKOYUN 12A 2 3 1,25 6 5 4,75 2 2 1,50 10 10 7,50 164,488 12 25 121 253 11126

26 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 8 6 6,50 161,458 13 26 123 256 11182

27 4606 FURKAN Ç KAR DANE 12A 3 6 1,50 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 10 14 6,50 161,405 14 27 124 257 11185

28 4637 YASİN BAYAR 12B 9 21 3,75 6 14 2,50 9 25 2,75 2 18 -2,50 26 78 6,50 161,043 14 28 125 258 11193

29 4623 BATUHAN  BAYKAL 12A 2 5 0,75 5 2 4,50 1 1 0,75 1 4 0,00 9 12 6,00 160,023 15 29 126 259 11223

30 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 6 17 1,75 5 9 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 13 32 5,00 156,873 15 30 128 261 11294

31 4647   A 1 9 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 3 26 -3,50 131,533 1 31 136 272 11561

32 4632 ARDA GÜREL 12A 3 13 -0,25 2 7 0,25 1 5 -0,25 6 25 -0,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-202532 138 276 11738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,3 8,6 23,16 10,7 4,7 9,49 10,2 3,8 9,24 3,5 3,6 2,59 49,7 20,7 44,48 271,340

Okul Ortalaması 14,2 11,4 11,30 8,2 4,9 6,95 2,3 3,2 1,51 0,9 2,5 0,28 25,6 22,1 20,04 196,670

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 25 8 23,00 15 4 14,00 14 5 12,75 8 1 7,75 62 18 57,50 312,970 1 1 30 50 3106

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 30 6 28,50 14 2 13,50 11 6 9,50 5 1 4,75 60 15 56,25 308,360 2 2 34 56 3308

3 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 12B 29 10 26,50 13 5 11,75 4 6 2,50 5 7 3,25 51 28 44,00 271,565 3 3 54 122 5542

4 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 30 6 28,50 14 5 12,75 4 5 2,75 48 16 44,00 271,175 4 4 55 123 5570

5 4658 MERVE YILDIZ 12B 29 7 27,25 15 1 14,75 1 3 0,25 1 2 0,50 46 13 42,75 267,583 5 5 59 129 5811

6 4622 KADİR YALÇIN 12B 26 11 23,25 13 4 12,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 41 18 36,50 249,188 6 6 72 169 7147

7 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 19 13 15,75 15 3 14,25 1 2 0,50 35 18 30,50 232,063 7 7 81 196 8326

8 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 19 10 16,50 13 5 11,75 1 2 0,50 33 17 28,75 226,680 8 8 85 206 8660

9 4608 MERE  KUMUŞ 12B 20 10 17,50 11 6 9,50 1 1 0,75 32 17 27,75 223,530 9 9 86 208 8833

10 4640 SEYİT BULUT 12A 18 17 13,75 8 3 7,25 3 3 2,25 1 1 0,75 30 24 24,00 212,723 1 10 92 219 9424

11 4645 KEREM ÖZTEKİN 12B 15 22 9,50 11 6 9,50 1 2 0,50 27 30 19,50 199,655 10 11 98 227 10008

12 4642 ENES  ILIÇ 12B 15 20 10,00 10 6 8,50 1 2 0,50 26 28 19,00 198,080 11 12 99 228 10067

13 4621 HASAN KURUM 12A 16 16 12,00 8 7 6,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 25 29 17,75 193,995 2 13 101 231 10222

14 4625 TUĞÇE KALP 12A 16 17 11,75 8 8 6,00 0 1 -0,25 24 26 17,50 193,313 3 14 102 232 10245

15 4636 AHMET KURUM 12A 12 11 9,25 7 10 4,50 3 1 2,75 22 22 16,50 190,628 4 15 104 234 10344

16 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 16 10 13,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 15 16,25 189,340 5 16 106 236 10401

17 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 10 9 7,75 10 4 9,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 22 24 16,00 189,253 6 17 107 237 10407

18 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 11 6 9,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 18 8 16,00 189,075 7 18 108 238 10414

19 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 18 14 14,50 4 11 1,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 188,425 8 19 109 239 10443

20 4641 YASİN ÇAKIR 12B 13 22 7,50 9 7 7,25 1 2 0,50 23 31 15,25 187,080 12 20 110 240 10483

21 4614 EDANUR ÇENBER 12A 11 13 7,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 21 14,75 185,558 9 21 111 241 10525

22 4646 RESUL  KARAKAŞ 12B 10 9 7,75 5 0 5,00 15 9 12,75 179,498 13 22 113 244 10731

23 4638 SALİH BİLGİ 12A 9 10 6,50 4 7 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 16 23 10,25 172,160 10 23 119 251 10929

24 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 8 11 5,25 2 2 1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 13 21 7,75 164,673 11 24 120 252 11120

25 4634 BURAK AKKOYUN 12A 2 3 1,25 6 5 4,75 2 2 1,50 10 10 7,50 164,488 12 25 121 253 11126

26 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 8 6 6,50 161,458 13 26 123 256 11182

27 4606 FURKAN Ç KAR DANE 12A 3 6 1,50 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 10 14 6,50 161,405 14 27 124 257 11185

28 4637 YASİN BAYAR 12B 9 21 3,75 6 14 2,50 9 25 2,75 2 18 -2,50 26 78 6,50 161,043 14 28 125 258 11193

29 4623 BATUHAN  BAYKAL 12A 2 5 0,75 5 2 4,50 1 1 0,75 1 4 0,00 9 12 6,00 160,023 15 29 126 259 11223

30 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 6 17 1,75 5 9 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 13 32 5,00 156,873 15 30 128 261 11294

31 4647   A 1 9 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 3 26 -3,50 131,533 1 31 136 272 11561

32 4632 ARDA GÜREL 12A 3 13 -0,25 2 7 0,25 1 5 -0,25 6 25 -0,25
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  A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-202532 138 276 11738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,3 8,6 23,16 10,7 4,7 9,49 10,2 3,8 9,24 3,5 3,6 2,59 49,7 20,7 44,48 271,340

Okul Ortalaması 14,2 11,4 11,30 8,2 4,9 6,95 2,3 3,2 1,51 0,9 2,5 0,28 25,6 22,1 20,04 196,670

SINIF:   A

KATILIMLAR

1 4647   A 1 9 -1,25 0 6 -1,50 2 5 0,75 0 6 -1,50 3 26 -3,50 131,533 1 31 136 272 11561
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12A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-202532 138 276 11738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,3 8,6 23,16 10,7 4,7 9,49 10,2 3,8 9,24 3,5 3,6 2,59 49,7 20,7 44,48 271,340

Okul Ortalaması 14,2 11,4 11,30 8,2 4,9 6,95 2,3 3,2 1,51 0,9 2,5 0,28 25,6 22,1 20,04 196,670

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 4640 SEYİT BULUT 12A 18 17 13,75 8 3 7,25 3 3 2,25 1 1 0,75 30 24 24,00 212,723 1 10 92 219 9424

2 4621 HASAN KURUM 12A 16 16 12,00 8 7 6,25 1 1 0,75 0 5 -1,25 25 29 17,75 193,995 2 13 101 231 10222

3 4625 TUĞÇE KALP 12A 16 17 11,75 8 8 6,00 0 1 -0,25 24 26 17,50 193,313 3 14 102 232 10245

4 4636 AHMET KURUM 12A 12 11 9,25 7 10 4,50 3 1 2,75 22 22 16,50 190,628 4 15 104 234 10344

5 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 16 10 13,50 3 1 2,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 15 16,25 189,340 5 16 106 236 10401

6 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 10 9 7,75 10 4 9,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 22 24 16,00 189,253 6 17 107 237 10407

7 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 11 6 9,50 7 1 6,75 0 1 -0,25 18 8 16,00 189,075 7 18 108 238 10414

8 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 18 14 14,50 4 11 1,25 1 2 0,50 1 5 -0,25 24 32 16,00 188,425 8 19 109 239 10443

9 4614 EDANUR ÇENBER 12A 11 13 7,75 8 4 7,00 0 2 -0,50 1 2 0,50 20 21 14,75 185,558 9 21 111 241 10525

10 4638 SALİH BİLGİ 12A 9 10 6,50 4 7 2,25 1 3 0,25 2 3 1,25 16 23 10,25 172,160 10 23 119 251 10929

11 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 8 11 5,25 2 2 1,50 3 3 2,25 0 5 -1,25 13 21 7,75 164,673 11 24 120 252 11120

12 4634 BURAK AKKOYUN 12A 2 3 1,25 6 5 4,75 2 2 1,50 10 10 7,50 164,488 12 25 121 253 11126

13 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 2 3 1,25 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 8 6 6,50 161,458 13 26 123 256 11182

14 4606 FURKAN Ç KAR DANE 12A 3 6 1,50 7 2 6,50 0 3 -0,75 0 3 -0,75 10 14 6,50 161,405 14 27 124 257 11185

15 4623 BATUHAN  BAYKAL 12A 2 5 0,75 5 2 4,50 1 1 0,75 1 4 0,00 9 12 6,00 160,023 15 29 126 259 11223

16 4632 ARDA GÜREL 12A 3 13 -0,25 2 7 0,25 1 5 -0,25 6 25 -0,25
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-202532 138 276 11738

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,3 8,6 23,16 10,7 4,7 9,49 10,2 3,8 9,24 3,5 3,6 2,59 49,7 20,7 44,48 271,340

Okul Ortalaması 14,2 11,4 11,30 8,2 4,9 6,95 2,3 3,2 1,51 0,9 2,5 0,28 25,6 22,1 20,04 196,670

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 25 8 23,00 15 4 14,00 14 5 12,75 8 1 7,75 62 18 57,50 312,970 1 1 30 50 3106

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 30 6 28,50 14 2 13,50 11 6 9,50 5 1 4,75 60 15 56,25 308,360 2 2 34 56 3308

3 4604 ZEYNEP NUR ÖZEN 12B 29 10 26,50 13 5 11,75 4 6 2,50 5 7 3,25 51 28 44,00 271,565 3 3 54 122 5542

4 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 30 6 28,50 14 5 12,75 4 5 2,75 48 16 44,00 271,175 4 4 55 123 5570

5 4658 MERVE YILDIZ 12B 29 7 27,25 15 1 14,75 1 3 0,25 1 2 0,50 46 13 42,75 267,583 5 5 59 129 5811

6 4622 KADİR YALÇIN 12B 26 11 23,25 13 4 12,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 41 18 36,50 249,188 6 6 72 169 7147

7 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 19 13 15,75 15 3 14,25 1 2 0,50 35 18 30,50 232,063 7 7 81 196 8326

8 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 19 10 16,50 13 5 11,75 1 2 0,50 33 17 28,75 226,680 8 8 85 206 8660

9 4608 MERE  KUMUŞ 12B 20 10 17,50 11 6 9,50 1 1 0,75 32 17 27,75 223,530 9 9 86 208 8833

10 4645 KEREM ÖZTEKİN 12B 15 22 9,50 11 6 9,50 1 2 0,50 27 30 19,50 199,655 10 11 98 227 10008

11 4642 ENES  ILIÇ 12B 15 20 10,00 10 6 8,50 1 2 0,50 26 28 19,00 198,080 11 12 99 228 10067

12 4641 YASİN ÇAKIR 12B 13 22 7,50 9 7 7,25 1 2 0,50 23 31 15,25 187,080 12 20 110 240 10483

13 4646 RESUL  KARAKAŞ 12B 10 9 7,75 5 0 5,00 15 9 12,75 179,498 13 22 113 244 10731

14 4637 YASİN BAYAR 12B 9 21 3,75 6 14 2,50 9 25 2,75 2 18 -2,50 26 78 6,50 161,043 14 28 125 258 11193

15 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 6 17 1,75 5 9 2,75 1 2 0,50 1 4 0,00 13 32 5,00 156,873 15 30 128 261 11294
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SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
4647   A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 9 -1,25 -3 -1,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 0 6 -1,50 -8 -1,50 6,95 9,49

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,75 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,14 1,62

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,75 1,51 9,24

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,21 0,84

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 -1,50 0,28 2,59

Toplam: 120 3 26 -3,50 -3 -3,50 20,05 44,47

TYT Türkçe e bd    b d  bc  E c  c                 

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal d  e a  d   b d     

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik C  E b     c   e b  d                   

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen d   d  a    d b   c 

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 2 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KURUM 4636 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 11 9,25 23 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 7 10 4,50 23 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 0,72 1,51 9,24

Toplam: 120 22 22 16,50 14 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe BB caaB     aA  cbCB  dAa  cA ac  DC  DD

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal AdEDa ee  cbDCceEaeB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik    E          b      A     C            

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 21 7 5 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 1 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜREL 4632 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 13 -0,25 -1 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 0,72 1,51 9,24

Toplam: 120 6 25 -0,25 0 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe de A c a d  a   a e a  A E a   d d     a

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal  d a  E d a D a d  a

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik    a b    a    c    A     b             

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 2 5 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 0 25
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 3 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ ÖZGEN 4650 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 8 6 6,50 5 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe           C  e   c E   e                

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal dACED               

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik                   aD  A                 

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen                a    

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 21 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 0 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  BAYKAL 4623 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 5 0,75 2 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 9 12 6,00 5 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe e c aD  b    cA                         

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDBdd             

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik e                 D                     

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen bDd a           e   

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AKKOYUN 4634 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,72 1,51 9,24

Toplam: 120 10 10 7,50 6 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe  B     D  b    a     c                  

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDBc  c eaD  b    

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik  d     B          D  c                  

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR POLAT 4609 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 4 11 1,25 6 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 1 1 0,75 11 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 24 32 16,00 13 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe EBcABDaDedCdaeAec  EC cAE   bAbaDa  DDCE

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal addE abBda  b  adBbE

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik d                           d          A

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen dabb    Ea          

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 5 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 3 25
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 2 0
OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÇENBER 4614 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 13 7,75 19 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 20 21 14,75 12 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe BBdb cd dabdCAADcbCB cdA c AA           

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDa e     bC  EBdB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik   e           b                         

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen  D             a  d 

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 4 3 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR GÜNALTAY 4649 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 6 -1,50 -8 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 22 24 16,00 13 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe dBBd a eb a    ADB  C  A  A   a DdAe    

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal BACcD cBA b  D BdB E

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik dE  a   C    a e    b                   

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen b  a  e    c    a  d

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 5 3 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 1 25
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN Ç KAR DANE 4606 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 6 1,50 4 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 10 14 6,50 5 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe  B  Db bd  a   a aC                     

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDB   b    C cE   

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik   d    d   c                            

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen    c   d c          

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇELEBİ 4610 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 10 13,50 34 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 20 15 16,25 14 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe BB dDDB   bdCAA BEC acdAad AAbaD E      

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal  C             DdB  

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik   e           b                         

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen  D             a  d 

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 5 7 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KURUM 4621 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 16 12,00 30 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 25 29 17,75 15 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe BeecDDBe  abCAeDeECB cd d  cAEeDeEad  DD

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal AbEDa a cA  D bDdaCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik    E    d                               

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen    ce          dae  

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 7 8 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDANUR DÖNER 4616 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 11 5,25 13 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 13 21 7,75 6 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe dBcd D  Cdadb  ADeacC  A d   A          

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal   C          D  da  

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik   b  A       D  dA  d                   

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen  a c   c        dc  

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 2 3 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 1 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BİLGİ 4638 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 10 6,50 16 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 16 23 10,25 9 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe dBBdd D   CA deA B E   ccd d A e        

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal   dEa  cc b  a BbB E

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik     c  a Db                             

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen b    EB c a         

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 21 2 5 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 1 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 2 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 2 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT BULUT 4640 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 4,64 6,95 9,49

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 0,66 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,06 0,14 1,62

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 0,72 1,51 9,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 30 24 24,00 20 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe aBBeB DDdC  bc A BbECBDeEdAdabEaaCccDbCc

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal  A Ea   A  BD  BeBDd

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik  E                 bA Aec               

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen  D b                

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 9 12 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 1 0 14
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 2 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE UÇAR 4624 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 6 9,50 24 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 4,64 6,95 9,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 18 8 16,00 13 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe BBbd  B   C CA DeE Bb d d    E        D 

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal           BcD E EBCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Fen               b     

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 3 3 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KALP 4625 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 17 11,75 29 7,25 11,30 23,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,28 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,16 0,30 1,00

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,73 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,47 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 4,64 6,95 9,49

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,11 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,23 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,17 0,28 2,59

Toplam: 120 24 26 17,50 15 12,44 20,05 44,47

TYT Türkçe aB  DDB  aC aAebaECdCbc bBDdbEaDCEcdA aa

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal AeaDd    AdbDaEaEBaB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Fen                 c   

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 8 11 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL ŞENEL 4607 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 2,40 1,51 9,24

Toplam: 120 48 16 44,00 37 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe dBBABDDD  C  BAAcBCECdDAEdAaDAEBDCABDaCE

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal BACEDcd dCbBDDCaCBDE

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik BEC dc E a     dc                       

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 2 25
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 2 2 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MANTIK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZTÜRK 4644 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 17 1,75 4 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,40 1,51 9,24

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,37 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,37 0,13 1,06

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 0,15 -0,06 0,69

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,88 0,28 2,59

Toplam: 120 13 32 5,00 4 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe daBde a e a  ebAeaCcd    Eebb E  a     E

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal aAdE ca c ac DCab  E

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik B    e   a                              

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen               Bb cdc

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 5 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES  ILIÇ 4642 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 20 10,00 25 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,40 1,51 9,24

Toplam: 120 26 28 19,00 16 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe BBdceDB b bC  ADBbCdCddACaeccaeb EcedBcD

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal dCEDBdb bA DD  bdBCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik   B e        a                          

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 6 14 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 3 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR YALÇIN 4622 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 2,40 1,51 9,24

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,37 0,21 0,84

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,37 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,15 -0,06 0,69

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,88 0,28 2,59

Toplam: 120 41 18 36,50 30 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe cBBABaaDd Cb BAeDBCECBDAEEAbDAEecCeBDc E

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal BdCEDe  AaEB DCBCBDd

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik dE          A                           

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen    b            d   

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÖZTEKİN 4645 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 22 9,50 24 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,40 1,51 9,24

Toplam: 120 27 30 19,50 16 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe cBdceDBcAabCe AcBbdcCbEACaDccaeb  cCdBcD

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDBdb bA DaC bdBCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik   B e        a                          

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 8 11 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 3 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERE  KUMUŞ 4608 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 10 17,50 44 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 2,40 1,51 9,24

Toplam: 120 32 17 27,75 23 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe EBBABDDDCbC  BA bB cCBecEcdCD c cC e   E

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal BAeED b AbbBcDCaCB E

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik B    e                                  

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 7 7 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILDIZ 4658 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 2,40 1,51 9,24

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,37 0,21 0,84

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,37 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,15 -0,06 0,69

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,88 0,28 2,59

Toplam: 120 46 13 42,75 36 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe BBAEDDB   CC AADBECBbEEAaBDAdEdDCEaCAaDc

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDB    ABDDCEDdBCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik C d e        a                          

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen  e D   a            

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 2 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAYAN 4602 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 11 6 9,50 24 2,40 1,51 9,24

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,37 0,21 0,84

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,37 0,13 1,06

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,15 -0,06 0,69

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 0,88 0,28 2,59

Toplam: 120 60 15 56,25 47 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe EBBABDDDCbb  BAeDB ECBDAEEAdDbEBaCABD CE

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal BACED E c EBD CBCBDd

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik BEeCBc E aD e BB   D  A Dbb             

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen A      Bd   D  D  C 

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 1 0 25
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 3 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 7 2 1 29
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 1 0 33
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 2 2 0 100
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL  KARAKAŞ 4646 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 9 7,75 19 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 5 0 5,00 25 9,98 6,95 9,49

Toplam: 120 15 9 12,75 11 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe BBAEDDe   db   ec bB  E b  A        e Db

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACE B    A          

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 3 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 3 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 0 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA UÇAR 4630 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 13 15,75 39 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,40 1,51 9,24

Toplam: 120 35 18 30,50 25 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe cBBcBDaDbCCdEdAAD CECBDccdACbbb aC      

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal BAeED b AbEBDDCBCBDE

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik B    e   a                              

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 6 7 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA YİĞİT 4601 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 4 1 3,75 38 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 14 5 12,75 32 2,40 1,51 9,24

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,37 0,21 0,84

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,37 0,13 1,06

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 0,15 -0,06 0,69

TYT Fen 20 8 1 7,75 39 0,88 0,28 2,59

Toplam: 120 62 18 57,50 48 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe BB aDbBD ECCCAADcECBbEcA BDAbEBcCEaC    

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDBBbeEABD eEDdBCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik C BEd EBA  B aD      A    c eEDBcB  C   

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen ED   D BDB    D  Ca 

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 11 5 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 2 2 50
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 3 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
MANTIK 1 1 0 100
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
PROBLEMLER 7 2 0 29
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 2 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 1 0 33
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 2 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 1 0 100
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BAYAR 4637 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 21 3,75 9 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 9 20 4,00 13 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 9 25 2,75 7 2,40 1,51 9,24

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,37 0,21 0,84

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 0,37 0,13 1,06

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 0,15 -0,06 0,69

TYT Fen 20 2 18 -2,50 -13 0,88 0,28 2,59

Toplam: 120 26 78 6,50 5 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe BeAceceaeaCaeAdaaEecabaeCeDeAE          

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal daEcBdabdAceeaEaEaaB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik abBEebaedccebaeaAbDbEA AEEaebceacec     

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC

TYT Fen daAaabcaaeEacdcbeada

Cevap Anahtarı A EDADBDEBDBECBEDCBCEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 4 7 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 4 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 5 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
MANTIK 1 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
PROBLEMLER 7 3 4 43
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 2 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 2 0 100
OPTİK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
DALGALAR 2 0 2 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 2 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÇAKIR 4641 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 22 7,50 19 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,40 1,51 9,24

Toplam: 120 23 31 15,25 13 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe BBdceDB b bC  AccbCdCddACaeccaeb EcedBcD

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal dCEDBdbebA D   bdBCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik   B e        a                          

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 6 14 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 4 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM İLBAŞ 4631 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 10 16,50 41 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 2,40 1,51 9,24

Toplam: 120 33 17 28,75 24 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe BBAceDB        cBECB EEAC DAbEdb EcedBcD

Cevap Anahtarı A BBAEDDBDAECCCAADBECBCEEACBDAAEBDCEDCABDD

TYT Sosyal ACEDBdb bABDDC bdBCB

Cevap Anahtarı A ACEDBBCDEABDDCEDEBCB

TYT Matematik   B e        a                          

Cevap Anahtarı A CCBEACEBADBBCDDBADDAEACAEEDCDEDBABEDCEAC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 11 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 3 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 0 67
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 1 1 17
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ORDİNAT YAYINLARI TYT 2. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP NUR ÖZEN 4604 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 16,47 11,30 23,16

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,95 2,98 3,37

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 0,30 1,00

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,65 1,59 2,33

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,88 2,09 2,78

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,98 6,95 9,49

Matematik-1 30 3 6 1,50 5 2,17 1,37 7,62

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,23 0,14 1,62

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 2,40 1,51 9,24

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,37 0,21 0,84

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,37 0,13 1,06

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,15 -0,06 0,69

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 0,88 0,28 2,59

Toplam: 120 51 28 44,00 37 29,73 20,05 44,47

TYT Türkçe EBBAB DaCdCAaBAAaBbECBDAbEACDbbBDCbaDDCE

Cevap Anahtarı B EBBABDDDCCCAEBAADBCECBDAEEACDAEBDCABDDCE

TYT Sosyal BdCEDa  AabBDDeBCBDE

Cevap Anahtarı B BACEDDEBACEBDDCBCBDE

TYT Matematik daC  A   abd  a            E         D  

Cevap Anahtarı B BECCBACECDDBADBBAADDAEACDEEECDBEDCEACDBA

TYT Fen AD e  aBb e D  Dd bd

Cevap Anahtarı B ADEDDEBBECBEDBBDCBCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 4 0 2 0
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 6 2 1 33
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
PROBLEMLER 7 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 3 0 0 0
FONKSİYONLARIN UYGULAMALARI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
Geometri S D Y B%
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 3 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 2 2 0 100
OPTİK 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
DALGALAR 2 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 2 0 2 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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