
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ BAY TYT 11252 TG 33 165 165 64737

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 19,2 13,8 15,73 8,7 4,6 7,58 10,2 4,1 9,16 3,2 3,9 2,24 41,3 26,5 34,71 244,210

Okul Ortalaması 10,7 14,9 7,02 6,1 5,4 4,78 2,2 1,9 1,75 0,8 2,0 0,27 19,8 24,0 13,82 176,400

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 24 10 21,50 13 4 12,00 10 2 9,50 4 5 2,75 51 21 45,75 279,167 1 1 31 31 16377

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 23 6 21,50 10 3 9,25 12 5 10,75 2 4 1,00 47 18 42,50 269,239 2 2 45 45 19876

3 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 24 11 21,25 10 6 8,50 0 3 -0,75 34 20 29,00 229,351 3 3 74 74 36519

4 4622 KADİR YALÇIN 12B 18 12 15,00 12 6 10,50 1 0 1,00 1 5 -0,25 32 23 26,25 221,546 4 4 80 80 39667

5 0 ZEYNEP ÖZEN 12B 20 14 16,50 11 5 9,75 1 6 -0,50 2 7 0,25 34 32 26,00 220,892 5 5 81 81 40087

6 4658 MERVE YILDIZ 12B 20 12 17,00 6 5 4,75 2 0 2,00 1 0 1,00 29 17 24,75 217,337 6 6 83 83 41777

7 4603 ECRAL BERA YILMAZ 12B 15 17 10,75 12 7 10,25 2 2 1,50 29 26 22,50 210,701 7 7 92 92 45087

8 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 15 13 11,75 7 1 6,75 22 14 18,50 198,942 8 8 102 102 50556

9 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 17 18 12,50 7 9 4,75 0 3 -0,75 24 30 16,50 192,889 9 9 107 107 52445

10 0 BURAK AKKOYUN 12A 6 11 3,25 10 4 9,00 2 0 2,00 1 0 1,00 19 15 15,25 189,828 1 10 112 112 53737

11 4608 MERVE KUMUŞ 12B 14 16 10,00 3 3 2,25 2 1 1,75 1 0 1,00 20 20 15,00 188,905 10 11 114 114 53983

12 4642 ENES KILIÇ 12B 11 21 5,75 8 10 5,50 2 2 1,50 1 1 0,75 22 34 13,50 184,570 11 12 116 116 55616

13 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 12 25 5,75 8 5 6,75 2 6 0,50 1 2 0,50 23 38 13,50 184,529 12 13 117 117 55618

14 4621 HASAN KURUM 12A 12 20 7,00 6 7 4,25 1 0 1,00 1 0 1,00 20 27 13,25 183,859 2 14 119 119 55908

15 4641 YASİN ÇAKIR 12B 11 16 7,00 8 8 6,00 19 24 13,00 182,925 13 15 121 121 56107

16 4606 FURKAN Ç KARADANE 12A 7 12 4,00 7 8 5,00 2 0 2,00 16 20 11,00 177,114 3 16 128 128 57957

17 4646 RESUL  KA AKAŞ 12B 7 7 5,25 5 4 4,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 15 16 11,00 177,025 14 17 129 129 57969

18 4645 KEREM ÖZTEK N 12B 12 17 7,75 3 3 2,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 16 21 10,75 176,232 15 18 130 130 58177

19 4625 TUĞÇE KALP 12A 10 12 7,00 3 6 1,50 1 0 1,00 1 0 1,00 15 18 10,50 175,783 4 19 133 133 58257

20 4636 AHMET KURUM 12A 8 15 4,25 4 6 2,50 2 1 1,75 1 0 1,00 15 22 9,50 172,916 5 20 135 135 58858

21 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 7 15 3,25 8 5 6,75 0 1 -0,25 0 1 -0,25 15 22 9,50 172,702 6 21 136 136 58942

22 46550 BAKİ ÖZGEN 12A 7 8 5,00 2 2 1,50 3 1 2,75 0 1 -0,25 12 12 9,00 171,151 7 22 142 142 59188

23 4638 SALİH BİLGİ 12A 5 14 1,50 5 3 4,25 3 6 1,50 1 0 1,00 14 23 8,25 169,326 8 23 143 143 59518

24 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 8 22 2,50 4 8 2,00 1 0 1,00 1 2 0,50 14 32 6,00 162,589 9 24 152 152 60768

25 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 6 15 2,25 1 4 0,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 11 22 5,50 160,886 10 25 153 153 61299

26 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 5 8 3,00 1 3 0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 8 11 5,25 160,478 11 26 154 154 61331

27 4640 SEYİT BULUT 12A 6 15 2,25 1 2 0,50 3 2 2,50 10 19 5,25 160,271 12 27 155 155 61336

28 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 5 17 0,75 4 7 2,25 2 0 2,00 11 24 5,00 159,585 16 28 156 156 61458

29 4623 BATUHAN  BAYKAL 12A 3 16 -1,00 5 5 3,75 3 3 2,25 0 1 -0,25 11 25 4,75 158,845 13 29 157 157 61631

30 4632 ARDA GÜREL 12A 6 11 3,25 2 5 0,75 2 6 0,50 1 4 0,00 11 26 4,50 158,063 14 30 158 158 61857

31 4614 EDANUR ÇENBER 12A 2 18 -2,50 4 5 2,75 4 0 4,00 0 5 -1,25 10 28 3,00 153,517 15 31 161 161 62573

32 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 3 11 0,25 7 4 6,00 1 4 0,00 1 0 1,00 12 19 7,25

33 4637 YASİNBAYAR 12B 5 35 -3,75 5 14 1,50 0 8 -2,00 3 17 -1,25 13 74 -5,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
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SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KURUM 4636 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 15 4,25 11 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 6 2,50 13 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 15 22 9,50 8 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe bcaE E   Cd E  cCd  a  dbbdBAca bA b    

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal  BEa acb  Bc     Bb      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik     C        B                  d       

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 1 8 6
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 0 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜREL 4632 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 5 0,75 4 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 1 2 0,50 7 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 11 26 4,50 4 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe cbbe  E  a d  A deEB Dc ac    A         

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal aaE  b   a  c   A        

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C    c  dBc  a   a   a                  

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen  a B b       b  a   

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 2 3 12
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 2 9
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ ÖZGEN 46550 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 2 1,50 8 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 3 1 2,75 7 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 12 12 9,00 8 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe   bC  E  a d  A deEB Dc ac    A         

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal aaE             A        

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C  E    dB                              

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen              b      

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 1 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 2 3 12
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 1 0 25
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  BAYKAL 4623 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 16 -1,00 -3 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 2 0 2,00 40 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 5 3,75 19 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 3 3 2,25 6 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 11 25 4,75 4 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe a adbEd Aedeb c b     c  b       Adbd   

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal c  Dae   aB E  aCB       

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik  E  Cd a     B            b             

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        b            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 0 4 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 1 0 25
RASYONEL SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AKKOYUN 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 11 3,25 8 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 19 15 15,25 13 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe bac          eA  b d      b    ECBBaeEcd

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal aDEBcE  cC  dDB ABC      

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C        B                              

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen              C      

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 5 4 29
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR POLAT 4609 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 22 2,50 6 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 8 2,00 10 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 14 32 6,00 5 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe EaeaceEa beaCAe dbdeDeDbae eB A be b    

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal  abecE  ed     EAdCc     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen         e    C  d   

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 5 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 3 7 18
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÇENBER 4614 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 18 -2,50 -6 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 4 0 4,00 10 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 5 -1,25 -6 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 10 28 3,00 3 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe d c  cd  dee  cc    b bddc A  Ab  dbd   

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal aD    B  e bEaB    a     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C  ED    B                              

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen  ed        c bb     

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 0 8 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 2 0 50
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR GÜNALTAY 4649 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 11 0,25 1 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 4 0,00 0 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 12 19 7,25 6 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe aead d   CBeb c  a   e           A     c

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal caED Ce  a     DCBA      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik    eC        e               d  b       

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 4 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN Ç KARADANE 4606 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 12 4,00 10 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 1,67 1,75 9,16

Toplam: 120 16 20 11,00 9 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe bEDa eb  d cd A be BaDaCEd              

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal CDE b  Aab bbea ABCb     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C        B                              

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 4 3 24
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 3 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇELEBİ 4610 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 15 3,25 8 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 0 1 -0,25 -1 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 15 22 9,50 8 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe a EEdE   dced  ba   cBdEbD    d   caBd  

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal EB cC c   BebC cCBA      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik                              e          

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 3 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 4 6 24
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KURUM 4621 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 20 7,00 18 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 20 27 13,25 11 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe aeEECba  dded abadADDeBEbb cAbc bA Da  E

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal aBE CCee c     ebBAc     

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik     C                                   

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 5 8 29
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDANUR DÖNER 4616 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 4 1 3,75 9 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 11 22 5,50 5 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe a  E aa  daed EDe c   ed   a  eC A b  Ba

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal cc  C        d a         

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik DE  C        B    e                     

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen     d  b            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 1 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 3 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 1 5 6
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 2 0 50
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BİLGİ 4638 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 14 1,50 4 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 3 6 1,50 4 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 14 23 8,25 7 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe bcE ad  c  ed b b e  dBaac          B BE

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal        b  BaE  aCBA      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik e   C    c  eB   E    e c  b            

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 0 2 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 3 4 18
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 3 18
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT BULUT 4640 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 15 2,25 6 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 2 0,50 3 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 3 2 2,50 6 1,67 1,75 9,16

Toplam: 120 10 19 5,25 4 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe bdea cd  EDeCA  e      b  cAa c  B b  ad

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal aa B                     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C   cb                               A C

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 2 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 1 4 6
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE UÇAR 4624 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 8 3,00 8 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 3 0,25 1 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 8 11 5,25 4 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe a  E b    c      dAeDeeE D    e         

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal c          D b    c      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik     C                                   

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 1 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 0 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 3 4 18
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KALP 4625 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 12 7,00 18 2,83 7,02 15,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,09 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,12 0,61 1,41

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,53 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,42 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 6 1,50 8 3,17 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,67 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,02 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,38 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,05 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,31 0,27 2,24

Toplam: 120 15 18 10,50 9 7,98 13,81 34,71

TYT Türkçe EEba cd  Ee  dAde aeaDDCEe  B A         

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal CaaB      bddaB          

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C                                       

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen              C      

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 5 3 29
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 3 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL ŞENEL 4607 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 6,29 4,78 7,58

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 34 20 29,00 24 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe CeaECEe   Bed dDC ADcBBECDCcAcBCEABDBdBd

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal cBEaaCed EBDa   CBAE     

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Fen c      a           e

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 5 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 12 5 71
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZTÜRK 4644 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 17 0,75 2 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 1,82 1,75 9,16

Toplam: 120 11 24 5,00 4 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe  cda aa   Bed dDb AeDdacdeddA           

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal caED  c  EacEe   d       

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik     C    B                              

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 1 60
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 1 8 6
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRAL BERA YILMAZ 4603 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 17 10,75 27 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,82 1,75 9,16

Toplam: 120 29 26 22,50 19 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe baeC e e a B  A CeEBDDcbbadcBCAEeBBeBd d

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal CadBEEd eCACbDBaABCb     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik     D  e e   B                          

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 3 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 9 8 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 1 0 25
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KILIÇ 4642 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 21 5,75 14 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 2 1,50 4 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 22 34 13,50 11 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe cdcC aE  bc a e ee ecDDbEBAABbAba Bedbcd

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal bacBcEBA CbbbDaEedC      

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik CB  e                       e           

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen              Cb     

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 4 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 7 9 41
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 4 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 1 1 25
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR YALÇIN 4622 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 12 15,00 38 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 32 23 26,25 22 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe CeEEaEBe e     cC AD B  ecbBAcBCbABDBdBc

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal cBEaCCDAeE DbC DCdAd     

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik     C                                   

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen cb ed  C          d 

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 7 7 41
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÖZTEK N 4645 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 17 7,75 19 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 0 1,00 3 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 16 21 10,75 9 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe CedECbaaedeDd a a AD eB  ad A BC eBba  E

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal ce             eCBA      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik     C                                   

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen                   a 

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 6 4 35
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KUMUŞ 4608 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 16 10,00 25 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 1 1,75 4 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 20 20 15,00 13 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe C dbCEea  dDE dee AD BBdCadcAdBCbeBb    

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal ce             eCBA      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik D  dC                                   

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        C            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 2 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 7 6 41
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 1 1 25
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILDIZ 4658 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 5 4,75 24 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 0 2,00 5 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 29 17 24,75 21 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe EEeC BE EbD   A Cc c DcCdcAAcbcbCBBDBEBd

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal   bBc   c  CbeB ABC      

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik   D   E                                 

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen              C      

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 1 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 8 8 47
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 1 0 25
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAYAN 4602 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 12 5 10,75 27 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 47 18 42,50 35 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe EE C BECdd B  A CccBDDcCEBA BC  CB eB BE

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal  aEBEE   C CbDBaAB       

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C bccDEC B  EBA  bDcBC      C           

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen   de        DC a   a

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 4 0 80
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 2 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 13 1 76
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 3 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 5 0 45
MANTIK 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL  KA AKAŞ 4646 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 7 5,25 13 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 3 4 2,00 5 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 15 16 11,00 9 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe         b B            b   cAbBb A aBcBE

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal EBEad c         aBA      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik e   C       eB   E    e    b            

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 1 0 20
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 1 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 3 5 18
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 3 18
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA UÇAR 4630 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 18 12,50 31 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 6,29 4,78 7,58

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 24 30 16,50 14 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe CcEECEeb   cb dDC AcaBBdCedBeAeCbcBeBdcE

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal EBEaaecA ceDb  cCB d     

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Fen db     a            

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 2 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 3 2 60
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 9 8 53
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 2 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA YİĞİT 4601 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 10 2 9,50 24 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 2 3 1,25 18 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 51 21 45,75 38 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe EdcCDBECEEDB AAcaDdBcDDC BAecbAECB eB   

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal CaaBEEB D  CbDBaABCD     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik C DEcDE  B   B   E          Cc   A      

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen  CcBab       C e  cB

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 2 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 10 3 59
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 2 1 50
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 1 0 25
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL YILDIZ 4611 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 25 5,75 14 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 2 6 0,50 1 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 23 38 13,50 11 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe dEeaDaEC bea  AdabEdcDedaebABebbbcBacEBc

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal  aEBE      CbDBdbBCe     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik Ca  b d     b    E   e    a             

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen              Cb   c 

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 4 13 24
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 2 0
MANTIK 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÇAKIR 4641 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 16 7,00 18 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,29 4,78 7,58

Toplam: 120 19 24 13,00 11 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe EcDec E  EDBd A dbbecceaEa AB A    e ae 

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal  aEBcaeecC CbD E BCc     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 2 3 40
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 2 7 12
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİNBAYAR 4637 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 35 -3,75 -9 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 14 1,50 8 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 0 8 -2,00 -5 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 3 17 -1,25 -6 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 13 74 -5,50 -5 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe ebacbEeacCaedabcaaAabcdbabbcdAadaAacecac

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal aBEadb daaeaEeADeaed     

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA

TYT Matematik abecadeb                                

Cevap Anahtarı A DEDBCACEDBEADBDECEABACBDAEACECEBACACCDAE

TYT Fen dbceEbaabeDAecdcabee

Cevap Anahtarı A ADEBECDCDDDACEBBDECA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 0 5 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 1 4 20
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 1 16 6
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 4 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM İLBAŞ 4631 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 13 11,75 29 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 1 6,75 34 6,29 4,78 7,58

Toplam: 120 22 14 18,50 15 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe CeEEdEe        cC ADDBeadcdBAdcCc BDBb  

Cevap Anahtarı A CDEECEBDACBDEEEDCBADDBBECDCBAABCEABDBEBE

TYT Sosyal EBE C D  E  b     A      

Cevap Anahtarı A EBEDCCDABEBDECADCBAECDEBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 4 1 80
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 17 7 9 41
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ BAY TYT 11252 TG

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 0 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 14 16,50 41 10,96 7,02 15,73

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,75 1,43 2,17

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,06 0,61 1,41

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,35 0,95 1,72

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,13 1,79 2,27

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,29 4,78 7,58

Matematik-1 40 1 6 -0,50 -1 1,82 1,75 9,16

Fizik 7 1 3 0,25 4 -0,07 -0,05 0,45

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,53 0,45 1,43

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 -0,24 -0,14 0,37

TYT Fen 20 2 7 0,25 1 0,22 0,27 2,24

Toplam: 120 34 32 26,00 22 19,29 13,81 34,71

TYT Türkçe EEbCDBECd ee bAdbDcBcDDCEBAcBbbbCB eB   

Cevap Anahtarı B EEDCDBECEEDBCAABCDEBDDDCEBAABCAECBBDBEBE

TYT Sosyal  aEBE  Ab eCbDBaABCD     

Cevap Anahtarı B CDEBEEBADCACEDBEABCDABEDC

TYT Matematik  eeac E    eb                           

Cevap Anahtarı B CBDEDDECABDAEBAECEDDBCABCAEACEBECACAEADC

TYT Fen baE b        Ccd c c

Cevap Anahtarı B DCEBEDAECADDDCACEDBB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 5 3 1 60
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 5 2 3 40
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 17 11 3 65
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (10.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
GÜNCEL DİNÎ MESELELER 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 4 0 4 0
RASYONEL SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
DÖRTGENLER VE ÇOKGENLER 4 0 0 0
ÜÇGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
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