
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025 29 142 354 14457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,5 9,8 23,04 10,8 4,6 9,63 9,1 4,3 8,01 4,4 3,9 3,43 49,8 22,6 44,11 269,070

Okul Ortalaması 14,7 10,8 12,00 7,2 4,3 6,09 0,9 1,9 0,43 0,7 1,9 0,24 23,5 18,9 18,76 186,720

KATILIMLAR

1 4602 MERYEM SAYAN 12B 32 6 30,50 12 4 11,00 10 5 8,75 1 3 0,25 55 18 50,50 290,555 1 1 43 134 5521

2 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 30 7 28,25 13 4 12,00 9 3 8,25 1 1 0,75 53 15 49,25 287,093 2 2 44 140 5769

3 4604 ZEYNEP ÖZEN 12B 29 8 27,00 12 5 10,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 43 20 38,00 253,270 3 3 67 224 8540

4 4603 ECRAL BERA YILMAZ 12B 27 10 24,50 11 8 9,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,485 4 4 80 247 9483

5 4621 HASAN KURUM 12A 24 14 20,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 20 28,00 223,965 1 5 89 267 10733

6 4630 RUMEYSA   23 13 19,75 8 4 7,00 31 17 26,75 220,218 1 6 92 270 10984

7 4658 MERVE YILDIZ 12B 23 14 19,50 8 10 5,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,465 5 7 94 273 11213

8 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 21 6 19,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 12 25,00 214,945 2 8 96 275 11309

9 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 23 16 19,00 8 8 6,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 27 24,25 212,755 6 9 97 277 11459

10 4625 TUĞÇE KALP 12A 18 15 14,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 29 26 22,50 208,098 3 10 101 282 11705

11 4608 MERVE KUMUŞ 12B 20 12 17,00 5 4 4,00 25 16 21,00 203,210 7 11 102 284 11942

12 4636 AHMET KURUM 12A 13 11 10,25 11 2 10,50 0 1 -0,25 24 14 20,50 202,578 4 12 104 286 11977

13 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 20 17 15,75 6 8 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 27 33 18,75 196,568 5 13 107 292 12251

14 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 11 3 10,25 9 2 8,50 0 1 -0,25 20 6 18,50 196,528 8 14 108 293 12255

15 4640 SEYİT BULUT 12A 13 8 11,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 12 15,00 185,900 6 15 114 305 12739

16 909 FURKAN Ç KARADANE 12 16 15 12,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 19 19 14,25 183,443 1 16 115 306 12820

17 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 9 6 7,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 16 12 13,00 180,345 7 17 116 308 12943

18 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 9 12 6,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 17 17 12,75 179,755 8 18 117 309 12967

19 4647 HAMZA EKİNCI 12A 5 6 3,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 10 12,50 179,325 9 19 119 311 12986

20 4632 ARDA GÜREL 12A 4 6 2,50 11 1 10,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 12 12,00 177,885 10 20 120 312 13055

21 4645 KEREM ÖZTEKİN 12 9 12 6,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 15 14 11,50 175,940 2 21 121 314 13121

22 0 BATUHAN  BAYKAL 12A 8 8 6,00 5 6 3,50 1 1 0,75 14 15 10,25 172,205 11 22 122 315 13262

23 4614 EDANUR ÇENBER 12A 8 12 5,00 5 6 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 15 20 10,00 171,570 12 23 123 316 13283

24 4638 SALİH BİLGİ 12A 6 16 2,00 9 2 8,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 16 25 9,75 171,195 13 24 124 317 13297

25 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 8 12 5,00 4 7 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 14 23 8,25 166,295 14 25 126 323 13452

26 0 BAKİ ÖZGEN 12A 7 9 4,75 0 6 -1,50 3 8 1,00 10 23 4,25 154,258 15 26 131 335 13798

27 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 8 15 4,25 0 7 -1,75 8 22 2,50 148,998 9 27 132 336 13915

28 4634 BURAK AKKOYUN 12A 0 3 -0,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 11 9 8,75

29 4637 YASİN BAY* 12B 2 20 -3,00 2 7 0,25 2 8 0,00 2 9 -0,25 8 44 -3,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025 29 142 354 14457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,5 9,8 23,04 10,8 4,6 9,63 9,1 4,3 8,01 4,4 3,9 3,43 49,8 22,6 44,11 269,070

Okul Ortalaması 14,7 10,8 12,00 7,2 4,3 6,09 0,9 1,9 0,43 0,7 1,9 0,24 23,5 18,9 18,76 186,720

KATILIMLAR

1 4602 MERYEM SAYAN 12B 32 6 30,50 12 4 11,00 10 5 8,75 1 3 0,25 55 18 50,50 290,555 1 1 43 134 5521

2 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 30 7 28,25 13 4 12,00 9 3 8,25 1 1 0,75 53 15 49,25 287,093 2 2 44 140 5769

3 4604 ZEYNEP ÖZEN 12B 29 8 27,00 12 5 10,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 43 20 38,00 253,270 3 3 67 224 8540

4 4603 ECRAL BERA YILMAZ 12B 27 10 24,50 11 8 9,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,485 4 4 80 247 9483

5 4621 HASAN KURUM 12A 24 14 20,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 20 28,00 223,965 1 5 89 267 10733

6 4630 RUMEYSA   23 13 19,75 8 4 7,00 31 17 26,75 220,218 1 6 92 270 10984

7 4658 MERVE YILDIZ 12B 23 14 19,50 8 10 5,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,465 5 7 94 273 11213

8 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 21 6 19,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 12 25,00 214,945 2 8 96 275 11309

9 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 23 16 19,00 8 8 6,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 27 24,25 212,755 6 9 97 277 11459

10 4625 TUĞÇE KALP 12A 18 15 14,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 29 26 22,50 208,098 3 10 101 282 11705

11 4608 MERVE KUMUŞ 12B 20 12 17,00 5 4 4,00 25 16 21,00 203,210 7 11 102 284 11942

12 4636 AHMET KURUM 12A 13 11 10,25 11 2 10,50 0 1 -0,25 24 14 20,50 202,578 4 12 104 286 11977

13 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 20 17 15,75 6 8 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 27 33 18,75 196,568 5 13 107 292 12251

14 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 11 3 10,25 9 2 8,50 0 1 -0,25 20 6 18,50 196,528 8 14 108 293 12255

15 4640 SEYİT BULUT 12A 13 8 11,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 12 15,00 185,900 6 15 114 305 12739

16 909 FURKAN Ç KARADANE 12 16 15 12,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 19 19 14,25 183,443 1 16 115 306 12820

17 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 9 6 7,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 16 12 13,00 180,345 7 17 116 308 12943

18 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 9 12 6,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 17 17 12,75 179,755 8 18 117 309 12967

19 4647 HAMZA EKİNCI 12A 5 6 3,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 10 12,50 179,325 9 19 119 311 12986

20 4632 ARDA GÜREL 12A 4 6 2,50 11 1 10,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 12 12,00 177,885 10 20 120 312 13055

21 4645 KEREM ÖZTEKİN 12 9 12 6,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 15 14 11,50 175,940 2 21 121 314 13121

22 0 BATUHAN  BAYKAL 12A 8 8 6,00 5 6 3,50 1 1 0,75 14 15 10,25 172,205 11 22 122 315 13262

23 4614 EDANUR ÇENBER 12A 8 12 5,00 5 6 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 15 20 10,00 171,570 12 23 123 316 13283

24 4638 SALİH BİLGİ 12A 6 16 2,00 9 2 8,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 16 25 9,75 171,195 13 24 124 317 13297

25 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 8 12 5,00 4 7 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 14 23 8,25 166,295 14 25 126 323 13452

26 0 BAKİ ÖZGEN 12A 7 9 4,75 0 6 -1,50 3 8 1,00 10 23 4,25 154,258 15 26 131 335 13798

27 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 8 15 4,25 0 7 -1,75 8 22 2,50 148,998 9 27 132 336 13915

28 4634 BURAK AKKOYUN 12A 0 3 -0,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 11 9 8,75

29 4637 YASİN BAY* 12B 2 20 -3,00 2 7 0,25 2 8 0,00 2 9 -0,25 8 44 -3,00
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025 29 142 354 14457

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 25,5 9,8 23,04 10,8 4,6 9,63 9,1 4,3 8,01 4,4 3,9 3,43 49,8 22,6 44,11 269,070

Okul Ortalaması 14,7 10,8 12,00 7,2 4,3 6,09 0,9 1,9 0,43 0,7 1,9 0,24 23,5 18,9 18,76 186,720

KATILIMLAR

1 4602 MERYEM SAYAN 12B 32 6 30,50 12 4 11,00 10 5 8,75 1 3 0,25 55 18 50,50 290,555 1 1 43 134 5521

2 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 30 7 28,25 13 4 12,00 9 3 8,25 1 1 0,75 53 15 49,25 287,093 2 2 44 140 5769

3 4604 ZEYNEP ÖZEN 12B 29 8 27,00 12 5 10,75 1 5 -0,25 1 2 0,50 43 20 38,00 253,270 3 3 67 224 8540

4 4603 ECRAL BERA YILMAZ 12B 27 10 24,50 11 8 9,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 39 20 34,00 241,485 4 4 80 247 9483

5 4621 HASAN KURUM 12A 24 14 20,50 7 4 6,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 33 20 28,00 223,965 1 5 89 267 10733

6 4630 RUMEYSA   23 13 19,75 8 4 7,00 31 17 26,75 220,218 1 6 92 270 10984

7 4658 MERVE YILDIZ 12B 23 14 19,50 8 10 5,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 32 26 25,50 216,465 5 7 94 273 11213

8 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 21 6 19,50 7 3 6,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 28 12 25,00 214,945 2 8 96 275 11309

9 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 23 16 19,00 8 8 6,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 31 27 24,25 212,755 6 9 97 277 11459

10 4625 TUĞÇE KALP 12A 18 15 14,25 10 5 8,75 0 2 -0,50 1 4 0,00 29 26 22,50 208,098 3 10 101 282 11705

11 4608 MERVE KUMUŞ 12B 20 12 17,00 5 4 4,00 25 16 21,00 203,210 7 11 102 284 11942

12 4636 AHMET KURUM 12A 13 11 10,25 11 2 10,50 0 1 -0,25 24 14 20,50 202,578 4 12 104 286 11977

13 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 20 17 15,75 6 8 4,00 0 3 -0,75 1 5 -0,25 27 33 18,75 196,568 5 13 107 292 12251

14 4631 YAVUZ SELİM İLBAŞ 12B 11 3 10,25 9 2 8,50 0 1 -0,25 20 6 18,50 196,528 8 14 108 293 12255

15 4640 SEYİT BULUT 12A 13 8 11,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 18 12 15,00 185,900 6 15 114 305 12739

16 909 FURKAN Ç KARADANE 12 16 15 12,25 3 3 2,25 0 1 -0,25 19 19 14,25 183,443 1 16 115 306 12820

17 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 9 6 7,50 5 3 4,25 0 1 -0,25 2 2 1,50 16 12 13,00 180,345 7 17 116 308 12943

18 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 9 12 6,00 7 3 6,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 17 17 12,75 179,755 8 18 117 309 12967

19 4647 HAMZA EKİNCI 12A 5 6 3,50 9 2 8,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 15 10 12,50 179,325 9 19 119 311 12986

20 4632 ARDA GÜREL 12A 4 6 2,50 11 1 10,75 0 2 -0,50 0 3 -0,75 15 12 12,00 177,885 10 20 120 312 13055

21 4645 KEREM ÖZTEKİN 12 9 12 6,00 6 1 5,75 0 1 -0,25 15 14 11,50 175,940 2 21 121 314 13121

22 0 BATUHAN  BAYKAL 12A 8 8 6,00 5 6 3,50 1 1 0,75 14 15 10,25 172,205 11 22 122 315 13262

23 4614 EDANUR ÇENBER 12A 8 12 5,00 5 6 3,50 1 0 1,00 1 2 0,50 15 20 10,00 171,570 12 23 123 316 13283

24 4638 SALİH BİLGİ 12A 6 16 2,00 9 2 8,50 0 4 -1,00 1 3 0,25 16 25 9,75 171,195 13 24 124 317 13297

25 4649 ESRANUR GÜNALTAY 12A 8 12 5,00 4 7 2,25 1 3 0,25 1 1 0,75 14 23 8,25 166,295 14 25 126 323 13452

26 0 BAKİ ÖZGEN 12A 7 9 4,75 0 6 -1,50 3 8 1,00 10 23 4,25 154,258 15 26 131 335 13798

27 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 8 15 4,25 0 7 -1,75 8 22 2,50 148,998 9 27 132 336 13915

28 4634 BURAK AKKOYUN 12A 0 3 -0,75 11 5 9,75 0 1 -0,25 11 9 8,75

29 4637 YASİN BAY* 12B 2 20 -3,00 2 7 0,25 2 8 0,00 2 9 -0,25 8 44 -3,00
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SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA 4630   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 19,75 12,00 23,04

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,75 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 0,93 0,94

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 7,00 6,09 9,63

Toplam: 120 31 17 26,75 22 26,75 18,77 44,11

TYT Türkçe BBBacDaA a B  DcCCCcBEaEDcAbeBECBADbaACc

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal EC e  DA   b d BAbAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC
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Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN Ç KARADANE 909 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 9,12 12,00 23,04

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 0,50 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,38 0,93 0,94

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,25 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,88 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 4,00 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,12 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,12 0,43 8,01

Toplam: 120 19 19 14,25 12 12,88 18,77 44,11

TYT Türkçe aB BB Daecaba CDcCeEaB   b cbCBBEDaB C e

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal          daa    AA A

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik   d                                     

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 9 6 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÖZTEKİN 4645 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 9,12 12,00 23,04

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 0,50 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,38 0,93 0,94

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,25 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 1,88 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 4,00 6,09 9,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,12 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,12 0,24 3,43

Toplam: 120 15 14 11,50 10 12,88 18,77 44,11

TYT Türkçe cacBBdD abd BbCcDbB CB       a d        

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal     BECD      Eb   A

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 1 3 5

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KURUM 4636 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 11 10,25 26 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 8,01

Toplam: 120 24 14 20,50 17 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe cBacBD d  da    aC aB  b aACeB  B DDBA  

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal ECBeAC  d  E   BAAAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik        c                                

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
PARAGRAF YORUMU 21 9 4 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜREL 4632 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 6 2,50 6 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 15 12 12,00 10 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe cBacBD d  da     C                      

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal ECB ACaA       BAAAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik      d  a                               

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen      a e      b     

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ ÖZGEN 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 8,30 12,00 23,04

Matematik-1 30 0 6 -1,50 -5 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 6 -1,50 -4 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 2 2 1,50 21 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 10 23 4,25 4 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe       a    B  ccCCade   D     a B   BcdE

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Matematik * ee  a    c      a                     

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen e***a  AB   ba  Ac  

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 5 4 24

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 3 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN  BAYKAL 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 8 6,00 15 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,03 6,09 9,63

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 14 15 10,25 9 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe  BadeDad  da CD b        E   B    DD    

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal ae  d    dbaD   AAAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Fen       De            

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 1 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 3 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AKKOYUN 4634 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 0 3 -0,75 -2 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 6,03 6,09 9,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 11 9 8,75 7 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe  c                             dc       

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal Ee eAC AdEbED  BAAAb

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Fen        e            

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 1 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 2 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR POLAT 4609 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 6 8 4,00 20 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 3 -0,75 -3 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 3 -0,75 -2 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 27 33 18,75 16 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe aBeBBdDdacdcBbdDDbBEdBaCaCCEb eB DDBACd 

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal DcecBdC d     dCAbdA

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik e      e                    c           

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen  ca     d   e    Db 

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 6 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 1 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR ÇENBER 4614 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 1 2 0,50 10 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 5 6 3,50 18 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 15 20 10,00 8 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe  acB  D b b *a c bc b      Ee  BEDDe C  

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal  dea d    D b aCAA A

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik            C                            

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen      D      ec      

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 6 4 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 1 0 14
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 3 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESRANUR GÜNALTAY 4649 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 12 5,00 13 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 14 23 8,25 7 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe cBacBDdd bda dD   b     a         DDBAd 

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal Ea ee  Ad  d   BdA b

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik     C       a   d    b                  

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen        d           D

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 2 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 11 0 2 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇELEBİ 4610 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 6 19,50 49 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 28 12 25,00 21 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe cBB BD     e   DC dBBEeEaEAC BEC ADaB CE

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal b   A  A  b a  BAAAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik              c                          

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen e      e            

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 2 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA EKİNCI 4647 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 6 3,50 9 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 15 10 12,50 10 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe *Bc adD    da C                  DD     

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal   CEB  aAe     CAABA

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik                           a             

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen             e    D  

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
PARAGRAF YORUMU 21 2 0 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KURUM 4621 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 33 20 28,00 23 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe beBBcdDdCA dBbCDDaB aeDCECbcdCBBEDDBACEe

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal eeaE  C  d     CAABA

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik   d                                     

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen       C     d    D  

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDANUR DÖNER 4616 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 17 17 12,75 11 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe baaBc aabbE e CeD B              DDBbaE 

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal eeaE    A D     AABA

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik   d                                     

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen             d    D  

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 2 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 5 2 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BİLGİ 4638 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 16 2,00 5 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 4 -1,00 -3 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 4 -1,00 -3 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 16 25 9,75 8 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe  aBB    ed ca  c ecaa ae   bd  B DaBAd  

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal eACEB C A      CAc A

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik   b   a  e                a             

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen ad    C     e       

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 9 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 1 50

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT BULUT 4640 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 8 11,00 28 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 18 12 15,00 13 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe cBB   a    Bb DcCCacdE  D     a B   BACE

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal        Ae       A AC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik     d                   a               

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen        e           D

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 8 2 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE UÇAR 4624 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 6 7,50 19 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 1 1 0,75 15 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 16 12 13,00 11 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe  c Bc          D  cd  c a  EAC BED B    

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal  e     eA  a  ECAA  

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik    d                                    

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen      D      dc   D  

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 7 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 3 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KALP 4625 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 8,30 12,00 23,04

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,23 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,84 0,93 0,94

Felsefe 5 2 3 1,25 25 0,36 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,59 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 6,03 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 -0,31 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 -0,31 0,43 8,01

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,17 0,08 1,79

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 -0,19 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,45 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 0,44 0,24 3,43

Toplam: 120 29 26 22,50 19 14,45 18,77 44,11

TYT Türkçe cBB cDab Ec aCD b e cECbbEACbBEC cDDBbaE

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal EC eA eA  aEDab AAAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik  d                     c                

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen     cbDdc           

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 0 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 2 0
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 3 3 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZTÜRK 4644 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 15 4,25 11 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 0 7 -1,75 -9 6,52 6,09 9,63

Toplam: 120 8 22 2,50 2 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe cBBcaD b  ceb DD CeddaCaeaAe            

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal ae c eedd           

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 2 6 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRAL BERA YILMAZ 4603 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 6,52 6,09 9,63

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,78 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,78 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 39 20 34,00 28 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe acaBBdDCC  ABbCDDCeECBDeECCEAC BcDDBAeEe

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal eAdEBECD aaebbECAABb

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik e             A                         

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen             d       

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 3 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KUMUŞ 4608 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 12 17,00 43 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 5 4 4,00 20 6,52 6,09 9,63

Toplam: 120 25 16 21,00 18 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe  ccBBdD Cbd BbCcDdBE  D EdCaACBB DaBACd 

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal      EeD eea  E  A A

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 5 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 1 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE YILDIZ 4658 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 8 10 5,50 28 6,52 6,09 9,63

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 1,78 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 1,78 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 32 26 25,50 21 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe aBBac a A *BbCcDCCCBeEeEDaACdBcCBeDDBAeE

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal EdcaA D a*bEaeEBbbAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik    e         A                          

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen        d            

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 2 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 0 9
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAYAN 4602 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 6,52 6,09 9,63

Matematik-1 30 10 5 8,75 29 1,78 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 10 5 8,75 22 1,78 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 55 18 50,50 42 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe BBBdcD AA ABCCbDCCCaBECEcEACCBECBADeBACE

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal EaBeAe    C*DBEBAAAC

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik eEBACB E   d ABcCbd  E                  

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen        e  Ba  b     

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 3 1 43
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 4 1 36
VERİ 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA YİĞİT 4601 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 6,52 6,09 9,63

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 1,78 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 1,78 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 53 15 49,25 41 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe dcBaBADaCAEABCbDDCBEaeDCECCEACBBE  BACE 

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal eAaEB ee  DBCEECAABA

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik AeEBECB  d    A  C        c  C          

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen         B   e       

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
PARAGRAF YORUMU 21 18 0 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 3 0 100
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 3 1 43
RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 2 1 18
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 1 0 50
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL YILDIZ 4611 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 16 19,00 48 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 6,52 6,09 9,63

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 1,78 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 1,78 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 31 27 24,25 20 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe bcaBBcDaCA ABaCDcCcECaDeaCdaACBccDDBAaEA

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal eAeEcE   cDa baCAAaA

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik e             d                         

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen             e       

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 1 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 1 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 1 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN BAY* 4637 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 20 -3,00 -8 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 6,52 6,09 9,63

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 1,78 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 1,78 0,43 8,01

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 2 9 -0,25 -1 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 8 44 -3,00 -3 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe edBbaadeeaAdbaecaedadc                  

Cevap Anahtarı A BBBEBDCAAEABCCDDCCCBBECEDEACCBECBADDBACE

TYT Sosyal aCabea Aec          

Cevap Anahtarı A ECBDACDABECEDBEBAAAC

TYT Matematik abcAedaEeb                              

Cevap Anahtarı A DEBACBDEDCDACABBCDEAEEBABBDECDAEDACBDCBE

TYT Fen aecbBeeeeEa         

Cevap Anahtarı A CABABCDABEBCDCCEAAED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 3 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 4 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 3 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 2 5 29
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 0 0 0
VERİ 2 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 2 0
ELEKTROSTATİK 1 0 1 0
OPTİK 2 2 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 3 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZ SELİM İLBAŞ 4631 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 3 10,25 26 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 6,52 6,09 9,63

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 20 6 18,50 15 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe  BBBB D   d  bC DbBECB                  

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal e  EBECDA D   Eb   A

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Fen             *       

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
FİİLİMSİLER 1 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 2 1 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 1 0 33
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ SONUÇ YAYINLARI TYT 4. Deneme 2024-2025

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ÖZEN 4604 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 17,73 12,00 23,04

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,35 1,24 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 0,88 0,93 0,94

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,52 0,72 2,24

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,78 3,20 3,94

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 6,52 6,09 9,63

Matematik-1 30 1 5 -0,25 -1 1,78 0,43 6,99

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,00 1,02

TYT Matematik 40 1 5 -0,25 -1 1,78 0,43 8,01

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,05 0,08 1,79

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,10 -0,08 0,81

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 -0,02 0,24 0,83

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,02 0,24 3,43

Toplam: 120 43 20 38,00 32 26,05 18,77 44,11

TYT Türkçe EBBaBADa AEABbCDDbBEeeDCECCaACBBEDaB CE 

Cevap Anahtarı B EBBBBADCCAEABCCDDCBECBDCECCEACBBEDDBACEA

TYT Sosyal eeCEB   AeaaCEECAABA

Cevap Anahtarı B DACEBECDABDBCEECAABA

TYT Matematik eca         c Aa                        

Cevap Anahtarı B ADEBECBDDADCBCABACDEAEEBDEBBDCDAAEBCCBED

TYT Fen           b eB      

Cevap Anahtarı B BABCADCEBCDCABAAEDCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
FİİLİMSİLER 1 1 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0
ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE DENGE STRATEJİSİ (1774-1914) 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
BEŞERİ SİSTEMLER (10.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (9.SINIF) 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER (10.SINIF) 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM (10.SINIF) 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER (9.SINIF) 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 2 1 67
18. YÜZYIL - 19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
15. YÜZYIL - 17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM DÜŞÜNCESİNDE İTİKADİ, SİYASİ VE FIKHİ YORUMLAR 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
AHLAKİ TUTUM VE DAVRANIŞLAR 2 2 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
SAYILAR 7 0 2 0
RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 11 1 1 9
VERİ 2 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 2 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
HAREKET VE KUVVET 2 0 0 0
ELEKTROSTATİK 1 0 0 0
OPTİK 2 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 3 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
KİMYA HER YERDE 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
HÜCRE 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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