
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025) 29 102 155 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,3 26,33 10,3 5,5 8,94 13,6 4,1 12,61 4,3 4,8 3,13 56,4 21,7 51,01 290,870

Okul Ortalaması 16,0 7,7 14,03 5,9 4,7 4,75 1,8 0,5 1,66 0,6 0,5 0,47 24,3 13,4 20,91 196,130

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 31 7 29,25 16 3 15,25 14 2 13,50 6 4 5,00 67 16 63,00 330,037 1 1 6 11 2872

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 31 6 29,50 15 4 14,00 11 5 9,75 5 1 4,75 62 16 58,00 315,336 2 2 8 16 3414

3 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 29 11 26,25 14 6 12,50 11 0 11,00 5 0 5,00 59 17 54,75 305,922 3 3 13 23 3833

4 4603 ECRALBERAYILMAZ 12B 33 5 31,75 13 4 12,00 5 0 5,00 51 9 48,75 287,156 4 4 22 42 4733

5 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 28 8 26,00 11 5 9,75 39 13 35,75 249,198 5 5 41 77 6548

6 4608 MERVE KUMUŞ 23 6 21,50 8 5 6,75 2 0 2,00 33 11 30,25 233,151 1 6 50 93 7099

7 4642 ENES KILIÇ 12B 25 10 22,50 6 7 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 18 28,50 228,153 6 7 53 96 7255

8 4645 KEREM ÖZTEKİN 12B 26 0 26,00 1 0 1,00 27 0 27,00 223,501 7 8 58 105 7381

9 4622 KADİR YALÇIN 12B 20 18 15,50 10 9 7,75 30 27 23,25 212,786 8 9 64 111 7636

10 4625 TUĞÇE KALP 12A 20 9 17,75 7 6 5,50 27 15 23,25 212,722 1 10 65 112 7640

11 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 21 15 17,25 7 9 4,75 1 1 0,75 29 25 22,75 211,259 2 11 66 113 7682

12 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 20 6 18,50 4 4 3,00 24 10 21,50 207,562 9 12 68 116 7741

13 4646 RESUL KARAKAŞ 12A 19 7 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 24 11 21,25 206,793 3 13 69 118 7756

14 4621 HASAN KURUM 12A 18 15 14,25 6 7 4,25 2 0 2,00 26 22 20,50 204,723 4 14 71 120 7790

15 4631 YAVUZSELİMİLBAŞ 12B 15 6 13,50 7 5 5,75 22 11 19,25 201,095 10 15 73 122 7838

16 4638 SALİH BİLGİ 12A 16 11 13,25 6 6 4,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 24 21 18,75 199,456 5 16 74 123 7860

17 4636 AHMET KURUM 12A 11 5 9,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 11 15,25 189,405 6 17 77 129 8001

18 4640 SEYİT BULUT 12A 12 12 9,00 4 5 2,75 1 1 0,75 17 18 12,50 181,391 7 18 82 134 8102

19 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 9 7 7,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 14 11 11,25 177,781 8 19 83 135 8146

20 4632 ARDA GÜREL 12A 12 22 6,50 6 9 3,75 18 31 10,25 174,863 9 20 85 137 8169

21 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 7 3 6,25 4 3 3,25 11 6 9,50 172,667 10 21 86 138 8194

22 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 9 3 8,25 2 3 1,25 11 6 9,50 172,611 11 22 87 139 8198

23 4641 YASİN ÇAKIR 12B 9 12 6,00 6 14 2,50 15 26 8,50 169,738 11 23 88 140 8222

24 4647 HAMZA EKİNCİ 12 6 6 4,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 8 11 5,25 160,130 1 24 91 143 8326

25 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 7 8 5,00 1 6 -0,50 8 14 4,50 158,019 12 25 92 144 8356

26 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 5 6 3,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 11 3,25 154,393 12 26 93 145 8408

27 4606 FURAN    Ç K 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 147,854 13 27 95 147 8493

28 4634 BURAK AKKOYUN 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25

29 4623 BATUHAN BAYKAL 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025) 29 102 155 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,3 26,33 10,3 5,5 8,94 13,6 4,1 12,61 4,3 4,8 3,13 56,4 21,7 51,01 290,870

Okul Ortalaması 16,0 7,7 14,03 5,9 4,7 4,75 1,8 0,5 1,66 0,6 0,5 0,47 24,3 13,4 20,91 196,130

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 31 7 29,25 16 3 15,25 14 2 13,50 6 4 5,00 67 16 63,00 330,037 1 1 6 11 2872

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 31 6 29,50 15 4 14,00 11 5 9,75 5 1 4,75 62 16 58,00 315,336 2 2 8 16 3414

3 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 29 11 26,25 14 6 12,50 11 0 11,00 5 0 5,00 59 17 54,75 305,922 3 3 13 23 3833

4 4603 ECRALBERAYILMAZ 12B 33 5 31,75 13 4 12,00 5 0 5,00 51 9 48,75 287,156 4 4 22 42 4733

5 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 28 8 26,00 11 5 9,75 39 13 35,75 249,198 5 5 41 77 6548

6 4608 MERVE KUMUŞ 23 6 21,50 8 5 6,75 2 0 2,00 33 11 30,25 233,151 1 6 50 93 7099

7 4642 ENES KILIÇ 12B 25 10 22,50 6 7 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 18 28,50 228,153 6 7 53 96 7255

8 4645 KEREM ÖZTEKİN 12B 26 0 26,00 1 0 1,00 27 0 27,00 223,501 7 8 58 105 7381

9 4622 KADİR YALÇIN 12B 20 18 15,50 10 9 7,75 30 27 23,25 212,786 8 9 64 111 7636

10 4625 TUĞÇE KALP 12A 20 9 17,75 7 6 5,50 27 15 23,25 212,722 1 10 65 112 7640

11 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 21 15 17,25 7 9 4,75 1 1 0,75 29 25 22,75 211,259 2 11 66 113 7682

12 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 20 6 18,50 4 4 3,00 24 10 21,50 207,562 9 12 68 116 7741

13 4646 RESUL KARAKAŞ 12A 19 7 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 24 11 21,25 206,793 3 13 69 118 7756

14 4621 HASAN KURUM 12A 18 15 14,25 6 7 4,25 2 0 2,00 26 22 20,50 204,723 4 14 71 120 7790

15 4631 YAVUZSELİMİLBAŞ 12B 15 6 13,50 7 5 5,75 22 11 19,25 201,095 10 15 73 122 7838

16 4638 SALİH BİLGİ 12A 16 11 13,25 6 6 4,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 24 21 18,75 199,456 5 16 74 123 7860

17 4636 AHMET KURUM 12A 11 5 9,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 11 15,25 189,405 6 17 77 129 8001

18 4640 SEYİT BULUT 12A 12 12 9,00 4 5 2,75 1 1 0,75 17 18 12,50 181,391 7 18 82 134 8102

19 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 9 7 7,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 14 11 11,25 177,781 8 19 83 135 8146

20 4632 ARDA GÜREL 12A 12 22 6,50 6 9 3,75 18 31 10,25 174,863 9 20 85 137 8169

21 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 7 3 6,25 4 3 3,25 11 6 9,50 172,667 10 21 86 138 8194

22 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 9 3 8,25 2 3 1,25 11 6 9,50 172,611 11 22 87 139 8198

23 4641 YASİN ÇAKIR 12B 9 12 6,00 6 14 2,50 15 26 8,50 169,738 11 23 88 140 8222

24 4647 HAMZA EKİNCİ 12 6 6 4,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 8 11 5,25 160,130 1 24 91 143 8326

25 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 7 8 5,00 1 6 -0,50 8 14 4,50 158,019 12 25 92 144 8356

26 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 5 6 3,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 11 3,25 154,393 12 26 93 145 8408

27 4606 FURAN    Ç K 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 147,854 13 27 95 147 8493

28 4634 BURAK AKKOYUN 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25

29 4623 BATUHAN BAYKAL 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

SİVAS ZARA ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025) 29 102 155 8876

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,2 7,3 26,33 10,3 5,5 8,94 13,6 4,1 12,61 4,3 4,8 3,13 56,4 21,7 51,01 290,870

Okul Ortalaması 16,0 7,7 14,03 5,9 4,7 4,75 1,8 0,5 1,66 0,6 0,5 0,47 24,3 13,4 20,91 196,130

KATILIMLAR

1 4601 RÜVEYDA YİĞİT 12B 31 7 29,25 16 3 15,25 14 2 13,50 6 4 5,00 67 16 63,00 330,037 1 1 6 11 2872

2 4602 MERYEM SAYAN 12B 31 6 29,50 15 4 14,00 11 5 9,75 5 1 4,75 62 16 58,00 315,336 2 2 8 16 3414

3 4611 ŞEVVAL YILDIZ 12B 29 11 26,25 14 6 12,50 11 0 11,00 5 0 5,00 59 17 54,75 305,922 3 3 13 23 3833

4 4603 ECRALBERAYILMAZ 12B 33 5 31,75 13 4 12,00 5 0 5,00 51 9 48,75 287,156 4 4 22 42 4733

5 4607 AYŞE GÜL ŞENEL 12B 28 8 26,00 11 5 9,75 39 13 35,75 249,198 5 5 41 77 6548

6 4608 MERVE KUMUŞ 23 6 21,50 8 5 6,75 2 0 2,00 33 11 30,25 233,151 1 6 50 93 7099

7 4642 ENES KILIÇ 12B 25 10 22,50 6 7 4,25 1 0 1,00 1 1 0,75 33 18 28,50 228,153 6 7 53 96 7255

8 4645 KEREM ÖZTEKİN 12B 26 0 26,00 1 0 1,00 27 0 27,00 223,501 7 8 58 105 7381

9 4622 KADİR YALÇIN 12B 20 18 15,50 10 9 7,75 30 27 23,25 212,786 8 9 64 111 7636

10 4625 TUĞÇE KALP 12A 20 9 17,75 7 6 5,50 27 15 23,25 212,722 1 10 65 112 7640

11 4609 EBUBEKİR POLAT 12A 21 15 17,25 7 9 4,75 1 1 0,75 29 25 22,75 211,259 2 11 66 113 7682

12 4630 RUMEYSA UÇAR 12B 20 6 18,50 4 4 3,00 24 10 21,50 207,562 9 12 68 116 7741

13 4646 RESUL KARAKAŞ 12A 19 7 17,25 3 1 2,75 2 2 1,50 0 1 -0,25 24 11 21,25 206,793 3 13 69 118 7756

14 4621 HASAN KURUM 12A 18 15 14,25 6 7 4,25 2 0 2,00 26 22 20,50 204,723 4 14 71 120 7790

15 4631 YAVUZSELİMİLBAŞ 12B 15 6 13,50 7 5 5,75 22 11 19,25 201,095 10 15 73 122 7838

16 4638 SALİH BİLGİ 12A 16 11 13,25 6 6 4,50 2 1 1,75 0 3 -0,75 24 21 18,75 199,456 5 16 74 123 7860

17 4636 AHMET KURUM 12A 11 5 9,75 7 4 6,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 18 11 15,25 189,405 6 17 77 129 8001

18 4640 SEYİT BULUT 12A 12 12 9,00 4 5 2,75 1 1 0,75 17 18 12,50 181,391 7 18 82 134 8102

19 4616 HÜDANUR DÖNER 12A 9 7 7,25 5 3 4,25 0 1 -0,25 14 11 11,25 177,781 8 19 83 135 8146

20 4632 ARDA GÜREL 12A 12 22 6,50 6 9 3,75 18 31 10,25 174,863 9 20 85 137 8169

21 4610 GİZEM ÇELEBİ 12A 7 3 6,25 4 3 3,25 11 6 9,50 172,667 10 21 86 138 8194

22 4624 SÜMEYYE UÇAR 12A 9 3 8,25 2 3 1,25 11 6 9,50 172,611 11 22 87 139 8198

23 4641 YASİN ÇAKIR 12B 9 12 6,00 6 14 2,50 15 26 8,50 169,738 11 23 88 140 8222

24 4647 HAMZA EKİNCİ 12 6 6 4,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 8 11 5,25 160,130 1 24 91 143 8326

25 4644 AYŞEGÜL ÖZTÜRK 12B 7 8 5,00 1 6 -0,50 8 14 4,50 158,019 12 25 92 144 8356

26 4650 BAKİ ÖZGEN 12A 5 6 3,50 1 4 0,00 0 1 -0,25 6 11 3,25 154,393 12 26 93 145 8408

27 4606 FURAN    Ç K 12A 1 0 1,00 1 0 1,00 147,854 13 27 95 147 8493

28 4634 BURAK AKKOYUN 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25

29 4623 BATUHAN BAYKAL 12A 0 1 -0,25 0 1 -0,25
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SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)
SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KUMUŞ 4608

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 6 21,50 54 21,50 14,03 26,33

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 4,00 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 0,32 0,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,75 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 1,50 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 6,75 4,75 8,94

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 2,00 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 2,00 1,66 12,61

Toplam: 120 33 11 30,25 25 30,25 20,92 51,01

TYT Türkçe aB CEB A D ECD DEDdCB d DDE a ABAeCCAb  

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal BEEA   e b DB cEC bd     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik            CD                           

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 5 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAMZA EKİNCİ 4647 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 6 4,50 11 4,50 14,03 26,33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,50 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 1,25 4,75 8,94

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,08 0,62

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,16 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,24 1,00

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 -0,50 0,47 3,13

Toplam: 120 8 11 5,25 4 5,25 20,92 51,01

TYT Türkçe   B  E         cca E   EDE     e c     a

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal  A E  a  e         b     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA

TYT Fen   c     a           

Cevap Anahtarı B DCBCABDECDAEDBACCEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 4 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KURUM 4636 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 5 9,75 24 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,40 1,66 12,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 -0,07 0,08 0,62

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,16 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,24 1,00

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,08 0,47 3,13

Toplam: 120 18 11 15,25 13 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe C  CEa   b ECD  ab b  E D EA  A         

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal aE AeE e       ECcDC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik    b                                    

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD

TYT Fen  e                  

Cevap Anahtarı A CDCBBADCEDBDAECCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 2 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA GÜREL 4632 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 22 6,50 16 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 9 3,75 19 2,83 4,75 8,94

Toplam: 120 18 31 10,25 9 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe DaceCEbebc aaECDDaBddccEeEDabd eaAbb    

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal EbaECccbde     EaCCc     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 6 11 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BAKİ ÖZGEN 4650 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 6 3,50 9 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 4 0,00 0 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,40 1,66 12,61

Toplam: 120 6 11 3,25 3 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe  C    ab   e b    BE BB a         e     

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal E     a      b  c  b     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA

TYT Matematik                      a                  

Cevap Anahtarı B CAACCDCDDCDCECDDABBAACCCCBBDCAEEAEADEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 2 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATUHAN BAYKAL 4623 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 2,83 4,75 8,94

Toplam: 120 0 1 -0,25 0 11,90 20,92 51,01

TYT Sosyal        *                 

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURAK AKKOYUN 4634 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 0 1 -0,25 -1 2,83 4,75 8,94

Toplam: 120 0 1 -0,25 0 11,90 20,92 51,01

TYT Sosyal          *               

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA
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TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
EBUBEKİR POLAT 4609 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 15 17,25 43 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,40 1,66 12,61

Toplam: 120 29 25 22,75 19 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe DaceCEbebcaDDECDa*BddBcEDEDCAAD e AC  Cd

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal EbaECe b eca c EDeCD     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA

TYT Matematik   c                  C                  

Cevap Anahtarı B CAACCDCDDCDCECDDABBAACCCCBBDCAEEAEADEDBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 11 6 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURAN    Ç K 4606 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 1 0 1,00 3 8,75 14,03 26,33

Toplam: 120 1 0 1,00 1 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe  B                                      

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
GİZEM ÇELEBİ 4610 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 3 6,25 16 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 3 3,25 16 2,83 4,75 8,94

Toplam: 120 11 6 9,50 8 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe  B CEB   bc C                    A    cC

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal  d b    C      EC bC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 2 1 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HASAN KURUM 4621 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 0,40 1,66 12,61

Toplam: 120 26 22 20,50 17 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe eecBCEac   aaECDDaBddBBEeED AbD eAACab  

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal bABbC b be     EaCCc     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA

TYT Matematik C                    C                  

Cevap Anahtarı B CAACCDCDDCDCECDDABBAACCCCBBDCAEEAEADEDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 3 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 3 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 6 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 1 0 17
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜDANUR DÖNER 4616 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 7 7,25 18 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 0,40 1,66 12,61

Toplam: 120 14 11 11,25 9 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe  B CEB   b  CDa      db D  e b   A    cC

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal a     B  c  B  EC bC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik     b                                   

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 3 4 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 1 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RESUL KARAKAŞ 4646 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 7 17,25 43 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 1 2,75 14 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 0,40 1,66 12,61

Fizik 7 0 0 0,00 0 -0,07 0,08 0,62

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,02 0,16 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,24 1,00

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 -0,08 0,47 3,13

Toplam: 120 24 11 21,25 18 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe baDCEB   bDE aDD D CB a   E   Ad AdCACEC

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal BE A   e                 

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik    de           B  C                    

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD

TYT Fen        a            

Cevap Anahtarı A CDCBBADCEDBDAECCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 11 2 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 2 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SALİH BİLGİ 4638 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 0,40 1,66 12,61

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,07 0,08 0,62

Kimya 7 0 0 0,00 0 -0,02 0,16 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,24 1,00

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 -0,08 0,47 3,13

Toplam: 120 24 21 18,75 16 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe DCBBCEab b eDbC DcBECBBda D  c   Ae    a

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal E  E  a  eB  aDEeCab     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA

TYT Matematik                  B   C   e              

Cevap Anahtarı B CAACCDCDDCDCECDDABBAACCCCBBDCAEEAEADEDBD

TYT Fen c e  c              

Cevap Anahtarı B DCBCABDECDAEDBACCEDB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 2 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 8 4 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEYİT BULUT 4640 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 12 9,00 23 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 2,83 4,75 8,94

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 0,40 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 0,16 1,71

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 0,40 1,66 12,61

Toplam: 120 17 18 12,50 10 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe CB*CEe e  cEC c a*   c d  EAa Ae A  AC e

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal B acbEd Ce       D       

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik                    C   d                

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 1 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 5 6 24

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE UÇAR 4624 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 3 8,25 21 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 2 3 1,25 6 2,83 4,75 8,94

Toplam: 120 11 6 9,50 8 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe     C    e  D     Bd  BE ED c  A   C    

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal         ee a   E C       

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 0 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 7 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
TUĞÇE KALP 4625 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 9 17,75 44 8,75 14,03 26,33

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,10 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 -0,02 0,32 0,79

Felsefe 5 2 1 1,75 35 0,22 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 1,53 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 2,83 4,75 8,94

Toplam: 120 27 15 23,25 19 11,90 20,92 51,01

TYT Türkçe DCBBCEab b  DbC DcBECBBdaEDCc   eA  EC  

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal E  E  aC eB  eDEeCdb     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 0 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 4 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE GÜL ŞENEL 4607 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 7,27 4,75 8,94

Toplam: 120 39 13 35,75 30 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe  bBBCEbc AEDD CDaEBdCBd*DEDCAADABAACcC C

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal EABEdeEbAeBB   E CdD     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 1 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞEGÜL ÖZTÜRK 4644 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 8 5,00 13 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 6 -0,50 -3 7,27 4,75 8,94

Toplam: 120 8 14 4,50 4 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe  deCcd   De C Dec dC   B      A         

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal  cbbCb e b               

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 0 2 0
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 1 1 25
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 3 1 14

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRALBERAYILMAZ 4603 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 7,27 4,75 8,94

Matematik-1 30 5 0 5,00 17 2,96 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 0,16 1,71

TYT Matematik 40 5 0 5,00 13 3,35 1,66 12,61

Toplam: 120 51 9 48,75 41 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe CBDCEBAdEDDECDDDaadCBBEBDeEA  ABAACCACEC

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal B b CEBD*AADcB ECaDC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik    C            B      CB   B           

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 1 0 17
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ENES KILIÇ 4642 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 7 4,25 21 7,27 4,75 8,94

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 2,96 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 0,16 1,71

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 3,35 1,66 12,61

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,29 0,08 0,62

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,42 0,16 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,58 0,24 1,00

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 1,29 0,47 3,13

Toplam: 120 33 18 28,50 24 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe CcDCEe e  c CDaDEDEdBBEBDDEAaCAeAAC ACbe

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal cb AC  adb   a ECeDC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik                    C                    

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD

TYT Fen a   B               

Cevap Anahtarı A CDCBBADCEDBDAECCABED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 0 0 0
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KADİR YALÇIN 4622 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 18 15,50 39 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 7,27 4,75 8,94

Toplam: 120 30 27 23,25 19 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe bbBeCEbD e DDdbcbEBdCBBEecDdAAaABAACbdad

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal bABbCdEbAacedD EcCCD     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 1 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
KEREM ÖZTEKİN 4645 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 0 26,00 65 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 7,27 4,75 8,94

Toplam: 120 27 0 27,00 23 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe DCBBCE DAA DD CDDEB C BEDE  AAD  AA     

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal          D               

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 0 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERYEM SAYAN 4602 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 7,27 4,75 8,94

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 2,96 1,50 10,90

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,40 0,16 1,71

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 3,35 1,66 12,61

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,29 0,08 0,62

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,42 0,16 1,51

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 0,58 0,24 1,00

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 1,29 0,47 3,13

Toplam: 120 62 16 58,00 48 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe CB*CEBA  DcECDD EDdCBBEBDDEADaABA*C*ACEC

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal BEEACE ebbADBBDECcDC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik ACACDbCDa b*D   BB C       *            

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD

TYT Fen d        D     CAB D

Cevap Anahtarı A CDCBBADCEDBDAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 5 0 83
SAYILAR 3 1 2 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
VERİ 1 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA UÇAR 4630 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 4 3,00 15 7,27 4,75 8,94

Toplam: 120 24 10 21,50 18 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe CBDCEa A bD CbDDcDcCB EBDDEbDC          

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal B  ACEeebe               

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 10 1 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 0 0 0
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜVEYDA YİĞİT 4601 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 7,27 4,75 8,94

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 2,96 1,50 10,90

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,40 0,16 1,71

TYT Matematik 40 14 2 13,50 34 3,35 1,66 12,61

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,29 0,08 0,62

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,42 0,16 1,51

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,58 0,24 1,00

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 1,29 0,47 3,13

Toplam: 120 67 16 63,00 53 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe CBbCEBA EDcbCDDDEDbCBdEBDDEAabABA CCACEC

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal BEEACE ebAADBBDECcDC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik ACACb   D  CD   B  C      CA    E d A  D

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD

TYT Fen Ccaed  C D     C B D

Cevap Anahtarı A CDCBBADCEDBDAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 2 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 4 1 67
SAYILAR 3 1 0 33
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 0 25
VERİ 1 1 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL YILDIZ 4611 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 7,27 4,75 8,94

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 2,96 1,50 10,90

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,40 0,16 1,71

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 3,35 1,66 12,61

Fizik 7 3 0 3,00 43 0,29 0,08 0,62

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,42 0,16 1,51

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,58 0,24 1,00

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 1,29 0,47 3,13

Toplam: 120 59 17 54,75 46 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe CcDCEBAdEDDEeDDDcDdCBcEBDeEADCccAACdACEb

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal BEEdCEBDCAcDcBcECabC     

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

TYT Matematik A AC      D     B    A CB   B A        D

Cevap Anahtarı A ACACDCCDDCDCDDECBBACCAACBCCABDAEEDEEABDD

TYT Fen  D B  D   B A       

Cevap Anahtarı A CDCBBADCEDBDAECCABED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%
Sayılar 6 3 0 50
SAYILAR 3 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 0 33
VERİ 1 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
Geometri S D Y B%
DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 2 1 0 50
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 2 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 1 1 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%
FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
Kimya S D Y B%
KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0
Biyoloji S D Y B%
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YASİN ÇAKIR 4641 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 12 6,00 15 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 7,27 4,75 8,94

Toplam: 120 15 26 8,50 7 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe                ccaa C  bDEDCA aedccCcCCe

Cevap Anahtarı B DCBBCEDDAAEDDECDDEBECBBEDEDCAADABAACECCC

TYT Sosyal bbaECcdbbacaAecEcCCb     

Cevap Anahtarı B EABECBECADBBADDEDCCDCDCBA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 0 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 8 10 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 0 1 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 4K TYT TG 4.SAYI (21-24 MART 2025)

SİVAS / ZARA / ZARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAVUZSELİMİLBAŞ 4631 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 6 13,50 34 20,81 14,03 26,33

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,62 1,86 2,51

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 0,88 0,32 0,79

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,56 0,82 2,57

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 2,21 1,75 3,07

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 7,27 4,75 8,94

Toplam: 120 22 11 19,25 16 32,73 20,92 51,01

TYT Türkçe CebCEB    D  DDa abCB EBDDEAa           

Cevap Anahtarı A CBDCEBAAEDDECDDDEDECBBEBDDEADCABAACCACEC

TYT Sosyal cEEAC  abbA BBa          

Cevap Anahtarı A BEEACEBDCAADBBDECDDCCBADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
AD SOYLU SÖZCÜKLER 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 2 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 7 3 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%
İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
TÜRKLERİN İSLAMİYET'İ KABULÜ VE İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ 1 1 0 100
SULTAN VE OSMANLI MERKEZ TEŞKİLATI 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
Coğrafya-1 S D Y B%
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
Felsefe S D Y B%
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100
20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%
İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
KUR'AN'DA BAZI KAVRAMLAR 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0
Felsefe (Seçmeli) S D Y B%
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
18. YÜZYIL-19. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
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